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PROJE İHL 25 0 25 7 1 6.757 1 6.759 0 9FATİH YETER 09D 0 0 0 5 0 510 0 10 7 3 6.25 91.25 408.23823 2 22.51

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.757 1 6.757 2 6.5BARIŞ KARAMAN 09C 0 0 0 5 0 58 0 8 10 0 10 88 397.3422 3 21.252

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 8 0 88 0 89 0 9ECRİN BOZDOĞAN 09 0 0 0 5 0 58 0 8 8 2 7.5 86.75 393.42822 3 21.253

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 0 77 1 6.757 2 6.5ELANU R EDİĞİ 09A 0 0 0 5 0 58 0 8 8 1 7.75 86 390.4824 1 23.754

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 3 20.25 8 0 88 0 87 2 6.5AHMET EMRE GÖRGEN 09A 0 0 0 5 0 59 0 9 9 1 8.75 85.5 389.2421 4 205

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 2 5.58 0 88 1 7.75BURCU BATIR 09A 0 0 0 4 1 3.757 1 6.75 9 1 8.75 85.5 388.76522 3 21.256

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 8 0 87 1 6.758 1 7.75AYŞE SUDE ŞENER 09A 0 0 0 5 0 58 1 7.75 6 4 5 85.25 387.90825 0 257

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 7 0 77 1 6.756 3 5.25ZEYNEP DEĞERLİ 09B 0 0 0 5 0 56 0 6 9 1 8.75 85.25 387.75822 2 21.58

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 2 5.57 1 6.759 0 9PELİN SEYHAN 09B 0 0 0 5 0 57 3 6.25 9 1 8.75 85 387.17521 4 209

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.757 1 6.757 2 6.5ZEYNEP KAMIŞ 09B 0 0 0 5 0 58 0 8 7 3 6.25 84.25 384.47822 3 21.2510

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 7 1 6.757 1 6.757 2 6.5MEHMET KUTAY ERGEN 09A 0 0 0 5 0 58 1 7.75 5 5 3.75 84 383.3723 2 22.511

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 2 5.57 1 6.758 1 7.75MUHAMMET YILDIRIM 09D 0 0 0 5 0 59 1 8.75 8 2 7.5 83.75 383.01221 4 2012

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 2 5.57 1 6.758 1 7.75ZEREN AKKAYA 09D 0 0 0 4 1 3.7510 0 10 7 3 6.25 83.75 382.88821 4 2013

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 0 67 1 6.757 2 6.5DENİZ ARAS ÇINAR 09B 0 0 0 5 0 57 0 7 8 2 7.5 83.75 382.76222 3 21.2514

PROJE İHL 22 1 21.75 7 1 6.758 0 88 1 7.75ADEN MAZAK 09A 0 0 0 5 0 59 0 9 4 5 2.75 83.5 381.9823 2 22.515

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 0 78 0 87 2 6.5HASAN EMRE KURT 09C 0 0 0 4 1 3.758 0 8 9 1 8.75 83.25 381.42220 5 18.7516

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 3 20.25 6 0 67 1 6.759 0 9AYŞE SELEN DENİZ 09C 0 0 0 5 0 56 0 6 7 3 6.25 83 380.2924 1 23.7517

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 1 5.757 1 6.758 1 7.75DEFNE DİLA YAVUZ 09B 0 0 0 5 0 57 2 6.5 6 4 5 83 380.06524 1 23.7518

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 5 2 4.57 1 6.758 1 7.75FATİH BUĞRA AYHAN 09A 0 0 0 5 0 57 2 6.5 6 4 5 83 379.9424 1 23.7519

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.757 0 78 1 7.75CANSU ÖZGAL 09D 0 0 0 5 0 58 0 8 7 2 6.5 82.75 379.65821 2 20.520
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.758 0 88 1 7.75ASEL RANA SEZER 09A 0 0 0 5 0 54 1 3.75 6 3 5.25 82.75 379.20823 2 22.521

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 0 78 0 87 2 6.5M.HÜSEYİN KAVAK 09C 0 0 0 4 1 3.757 0 7 8 2 7.5 82.5 378.721 3 20.2522

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 2 5.57 1 6.757 2 6.5CELAL ARDA KESEN 09D 0 0 0 5 0 59 1 8.75 6 4 5 82.5 378.47523 2 22.523

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 0 75 1 4.757 2 6.5NEHİR ERDEM 09D 0 0 0 4 1 3.758 1 7.75 9 1 8.75 82.25 377.74221 4 2024

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 0 65 1 4.758 1 7.75AYŞE ECEM ÖNCÜCÜK 0 0 0 5 0 56 0 6 7 3 6.25 82 376.63524 1 23.7525

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 2 5.57 1 6.757 2 6.5ALP DENİZ ÖZDEMİR 09B 0 0 0 4 1 3.758 2 7.5 8 2 7.5 81.25 374.31221 4 2026

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.56 2 5.57 2 6.5METEHAN ARTUK 0 0 0 5 0 57 1 6.75 8 2 7.5 80.5 371.7423 2 22.527

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 5 3 4.256 2 5.58 1 7.75BURAK KARS 09D 0 0 0 3 2 2.59 1 8.75 8 2 7.5 80 370.02521 4 2028

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 7 1 6.756 1 5.758 1 7.75ENES MUSTAFA YİĞİT 09D 0 0 0 5 0 56 1 5.75 7 3 6.25 79.75 369.29223 2 22.529

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 5 1 4.756 2 5.57 2 6.5SAMİ SİNA TEKDAL 09B 0 0 0 5 0 58 1 7.75 9 1 8.75 79.5 368.5621 4 2030

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 5 3 4.257 1 6.757 2 6.5EKİNSU BAŞARI 09A 0 0 0 5 0 57 0 7 6 4 5 79.5 368.18523 2 22.531

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 5 3 4.256 2 5.58 1 7.75MEHMET ŞAHBAZ 09A 0 0 0 5 0 59 0 9 8 1 7.75 79.25 367.82822 3 21.2532

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 5 2 4.57 1 6.757 2 6.5ARDA AKKAYA 09A 0 0 0 5 0 58 1 7.75 7 3 6.25 79.25 367.57822 3 21.2533

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

25 0 25 4 4 36 1 5.758 1 7.75HAMİT ÇAĞAN KUZU 09C 0 0 0 4 1 3.7510 0 10 4 5 2.75 79.25 367.20222 3 21.2534

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 5 1 4.756 0 68 1 7.75GÖZDE YAPICI 09B 0 0 0 5 0 59 0 9 6 4 5 79 366.8219 5 17.7535

SAYAÇ MERSİN 22 3 21.25 5 3 4.256 0 67 2 6.5TUANA SİMAY DEMİR 09B 0 0 0 5 0 57 1 6.75 10 0 10 78.75 366.08820 4 1936

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.57 1 6.757 2 6.5TÜRKER HÖRLEK 09C 0 0 0 5 0 58 2 7.5 7 3 6.25 78.75 365.98821 4 2037

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 5 3 4.257 1 6.757 2 6.5DEFNE SİDİKALİYEVA 09A 0 0 0 5 0 58 0 8 8 0 8 78.5 365.25522 3 21.2538

SAYAÇ MERSİN 25 0 25 5 2 4.54 2 3.58 1 7.75ECE TURAN 09 0 0 0 4 1 3.756 1 5.75 6 3 5.25 78.25 363.62223 1 22.7539

SAYAÇ MERSİN 21 4 20 6 0 65 3 4.259 0 9BAKİ ARCA KILIÇ 09G 0 0 0 5 0 58 2 7.5 7 3 6.25 78 363.5421 4 2040
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 3 4 24 3 3.257 2 6.5MUSAB ÖKMEN 09A 0 0 0 5 0 58 1 7.75 6 4 5 78.25 363.52225 0 2541

PROJE İHL 21 4 20 7 1 6.756 2 5.57 2 6.5İREM DİLBAZ 09A 0 0 0 5 0 59 0 9 6 4 5 77.75 362.68221 4 2042

PROJE İHL 22 3 21.25 7 1 6.757 1 6.758 1 7.75AZRA ÖZMEN 09A 0 0 0 4 1 3.759 0 9 4 6 2.5 77.75 362.55821 4 2043

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 5 1 4.756 2 5.58 1 7.75ZELAL AKMEŞE 09C 0 0 0 5 0 54 2 3.5 7 3 6.25 77.75 362.18223 2 22.544

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 0 66 2 5.57 1 6.75FATMA NAZ KAYA 09D 0 0 0 3 2 2.58 1 7.75 9 1 8.75 77.5 361.818 6 16.545

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 2 5.55 3 4.258 1 7.75BARIŞ GÜÇKIRAN 09C 0 0 0 4 1 3.758 2 7.5 7 3 6.25 77.5 361.57521 4 2046

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 7 1 6.758 0 87 1 6.75RAMAZAN MERT IŞIK 09B 0 0 0 5 0 57 2 6.5 6 3 5.25 77 360.23520 5 18.7547

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.757 0 77 2 6.5ASLI AYKAÇ 0 0 0 5 0 54 0 4 6 3 5.25 77 359.8622 3 21.2548

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 0 77 1 6.757 2 6.5KUZEY YİĞİT VURAL 09C 0 0 0 3 2 2.57 2 6.5 6 4 5 77 359.83522 2 21.549

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 0 67 1 6.758 1 7.75EYLÜL KÜÇÜKOĞ 09B 0 0 0 5 0 56 0 6 6 3 5.25 76.75 359.25218 7 16.2550

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 0 74 4 37 2 6.5RÜZGAR ÇİÇEK 09C 0 0 0 5 0 59 0 9 7 3 6.25 76.75 359.25220 5 18.7551

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

23 2 22.5 5 2 4.55 3 4.258 1 7.75HALİL EMRE VURAL 09B 0 0 0 4 1 3.7510 0 10 6 4 5 76.75 359.10220 4 1952

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 5 3 4.258 0 87 2 6.5DEFNE DAĞLAR 09A 0 0 0 4 1 3.758 1 7.75 8 2 7.5 76.5 358.5220 5 18.7553

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 2 5.55 3 4.258 1 7.75MELİSA ÖZYURT 09A 0 0 0 4 1 3.758 2 7.5 7 2 6.5 76.5 358.2720 5 18.7554

PROJE İHL 18 7 16.25 6 2 5.55 3 4.258 1 7.75MUSTAFA KEŞLİ 09D 0 0 0 4 1 3.7510 0 10 9 1 8.75 76.25 357.91221 4 2055

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 6 2 5.57 1 6.756 3 5.25ANIL EGE YAVUZ 09B 0 0 0 5 0 59 1 8.75 6 4 5 76.25 357.53821 4 2056

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 1 21.75 3 5 1.757 1 6.757 2 6.5AYSA KARA 09C 0 0 0 5 0 55 2 4.5 7 3 6.25 76.25 356.98824 1 23.7557

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 5 1 4.757 0 76 2 5.5BERRANUR ÇEVİK 09A 0 0 0 5 0 56 0 6 5 4 4 76 356.30524 1 23.7559

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 8 0 84 3 3.258 1 7.75ZEYNEP ŞAHİN 09D 0 0 0 4 1 3.756 2 5.5 5 4 4 76 356.30521 4 2058

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 3 20.25 6 0 67 1 6.757 2 6.5HAVVA DİDEM VURAL 09C 0 0 0 3 2 2.56 1 5.75 7 2 6.5 75.5 354.81522 3 21.2560
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PROJE İHL 22 3 21.25 7 0 77 1 6.758 1 7.75ZEHRA NUR BAHAR 09A 0 0 0 5 0 55 2 4.5 6 3 5.25 75.25 354.20819 5 17.7561

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 5 17.75 6 1 5.756 1 5.757 1 6.75MEHMET YILMAZ 09D 0 0 0 4 1 3.759 0 9 5 4 4 75.25 354.08223 2 22.562

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 8 0 85 3 4.256 3 5.25YUSUF BURAK CENGİZ 09B 0 0 0 4 1 3.758 2 7.5 8 2 7.5 75 353.37520 5 18.7563

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 2 20.5 6 1 5.756 2 5.58 0 8ÇAĞATAY BÜYÜKEKİZ 09D 0 0 0 5 0 58 2 7.5 5 5 3.75 74.75 352.46820 5 18.7564

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 3 2 2.55 2 4.58 1 7.75EKİN VURAL 09C 0 0 0 5 0 57 0 7 5 3 4.25 74.75 352.01821 4 2065

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 5 18.75 4 3 3.255 2 4.58 1 7.75EMİR TUTAYSALGIR 09B 0 0 0 4 0 47 3 6.25 8 2 7.5 74.5 351.4123 2 22.566

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 2 5.56 2 5.57 2 6.5ŞAHİN KARA 09A 0 0 0 4 1 3.755 3 4.25 7 3 6.25 74.5 351.2621 3 20.2567

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 4 1 3.757 1 6.757 2 6.5ELİF ECRİN SAYIN 09C 0 0 0 4 1 3.756 2 5.5 6 3 5.25 74.25 350.40221 3 20.2568

SAYAÇ MERSİN 23 2 22.5 6 1 5.757 1 6.758 1 7.75NEHİR BAYSAL 09 0 0 0 4 1 3.755 2 4.5 6 3 5.25 74 349.79519 5 17.7569

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 5 0 56 2 5.58 1 7.75EGEHAN KOLKILIÇ 09C 0 0 0 4 1 3.755 3 4.25 6 3 5.25 74 349.5722 3 21.2570

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 5 1 4.756 2 5.57 2 6.5BEREN GÜRBİNAR 09C 0 0 0 5 0 54 3 3.25 6 4 5 74 349.4221 3 20.2571

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 5 18.75 2 5 0.757 0 79 0 9BİLGE NAZ ÇETİNKAYA 09A 0 0 0 5 0 56 1 5.75 6 4 5 73.75 348.83823 2 22.572

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 5 1 4.756 2 5.57 2 6.5HÜSEYİN CANCAN 09A 0 0 0 5 0 58 2 7.5 7 2 6.5 73.5 348.3316 8 1473

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 5 3 4.257 1 6.759 0 9BERRANUR ÇARPAR 09C 0 0 0 5 0 55 1 4.75 6 4 5 73.5 348.2320 5 18.7574

PROJE İHL 24 1 23.75 2 0 25 2 4.55 2 4.5FATİH YILDIRI 09D 0 0 0 5 0 58 2 7.5 6 4 5 73.5 347.60522 3 21.2575

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 1 21.75 6 2 5.56 1 5.758 1 7.75BARIŞ YAMAN 09C 0 0 0 4 0 44 0 4 5 2 4.5 73.25 347.07221 4 2076

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 2 20.5 4 2 3.54 1 3.758 1 7.75YİĞİT EFE AL 09D 0 0 0 5 0 58 1 7.75 8 2 7.5 73 346.61518 3 17.2577

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 4 1 3.755 2 4.55 4 4İBRAHİM ATİLLA 09A 0 0 0 5 0 56 1 5.75 7 3 6.25 73 346.01522 3 21.2578

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

23 2 22.5 3 1 2.757 1 6.759 0 9YAVUZ SELİM DOĞAN 09A 0 0 0 4 1 3.757 2 6.5 6 4 5 72.75 345.63218 6 16.579

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 4 2 3.55 2 4.58 1 7.75FATIMA YAHŞİ 09C 0 0 0 4 1 3.757 0 7 7 3 6.25 72.75 345.53220 5 18.7580
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 5 3 4.256 2 5.57 2 6.5AHMET YİĞİT SEZGİN 09D 0 0 0 5 0 57 2 6.5 5 5 3.75 72.75 345.40821 4 2081

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 5 3 4.255 3 4.259 0 9BİLGE KAĞAN ÖZEL 09B 0 0 0 4 1 3.758 2 7.5 5 5 3.75 72.5 344.67518 7 16.2582

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.755 3 4.255 4 4ASYA TİLKİ 09A 0 0 0 4 1 3.758 2 7.5 4 6 2.5 72.5 344.323 2 22.583

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 2 18.5 6 2 5.55 2 4.57 2 6.5CEVDET REFİK KAYA 09A 0 0 0 4 1 3.757 2 6.5 8 2 7.5 72.25 344.01820 2 19.584

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 6 17.5 4 3 3.256 1 5.758 1 7.75SU EDA SİNDEL 09D 0 0 0 4 1 3.757 1 6.75 6 4 5 72.25 343.81823 2 22.585

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 4 1 3.757 1 6.758 1 7.75HAYAL KAYRAÇAM 09D 0 0 0 5 0 53 1 2.75 5 5 3.75 72.25 343.56822 3 21.2586

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 6 17.5 8 0 87 1 6.756 3 5.25ATEŞ AĞLAR 09A 0 0 0 4 1 3.755 0 5 7 2 6.5 71.75 342.45220 4 1987

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 2 21.5 8 0 85 3 4.258 1 7.75SİDALYA VURAL 09B 0 0 0 5 0 58 1 7.75 4 6 2.5 71.75 342.45217 8 1588

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 5 2 4.55 3 4.257 1 6.75ELANUR KÜÇÜKUSTA 09B 0 0 0 4 1 3.758 2 7.5 7 3 6.25 71.75 342.22820 5 18.7590

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 1 5.755 3 4.258 1 7.75ÖMER UTKU KIYMAÇ 09D 0 0 0 5 0 56 3 5.25 6 4 5 71.75 342.22817 8 1589

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 5 18.75 8 0 84 4 38 1 7.75MEFRA GÜR 09A 0 0 0 3 1 2.756 3 5.25 6 4 5 71.75 342.10222 3 21.2591

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 5 3 4.257 1 6.757 2 6.5BİLGE BERRAK BOZRA 09C 0 0 0 4 1 3.755 3 4.25 6 4 5 71.75 341.97820 5 18.7593

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.55 3 4.258 1 7.75ELİF SAKALLI 09B 0 0 0 5 0 55 3 4.25 5 5 3.75 71.75 341.97821 4 2092

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 5 3 4.256 2 5.59 0 9YİĞİT BERAT YÜZGEÇ 09B 0 0 0 5 0 58 2 7.5 7 3 6.25 71.25 341.01216 9 13.7594

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

23 2 22.5 0 1 -0.257 1 6.757 2 6.5MÜMTAZ BOZKURT 09A 0 0 0 5 0 57 1 6.75 5 4 4 71.5 340.9721 3 20.2595

PROJE İHL 21 4 20 5 3 4.257 1 6.757 2 6.5YUSUF GÜNGÖR 09D 0 0 0 4 1 3.759 1 8.75 5 5 3.75 71.25 340.63819 6 17.596

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 6 2 5.56 2 5.58 1 7.75ALİ ÇÜRÜK 09C 0 0 0 4 1 3.757 3 6.25 5 5 3.75 71.25 340.51220 5 18.7599

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 5 18.75 5 2 4.57 1 6.759 0 9İREM KARAHAN 09C 0 0 0 4 1 3.755 1 4.75 5 5 3.75 71.25 340.51221 4 2098

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 4 4 36 2 5.56 3 5.25NEHİR TÜRKYILMAZ 09B 0 0 0 3 2 2.58 2 7.5 9 1 8.75 71.25 340.51219 6 17.597

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 7 1 6.755 2 4.58 1 7.75YAREN ÖZDURAL 09D 0 0 0 5 0 57 0 7 3 7 1.25 71.25 340.48820 4 19100

5/30

- GENEL LİSTE

SAYAÇ SINAV MERKEZİ
YANIT TARAMA 9.SINIFSınav Adı :

TYT Deneme Sınavı Sonuç Listesi

Toplam Katılım : 724

Sınav Tarihi : 28.11.2022



Kurum Öğrenci Adı - Soyadı

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y ND Y N

Sınıfı
Toplam

Net
TYT PuanıS.N

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü Matematik Fizik Kimya Biyoloji

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 6 17.5 6 1 5.757 1 6.757 2 6.5FURKAN AKSOY 09C 0 0 0 4 1 3.758 1 7.75 7 3 6.25 70.75 339.27218 6 16.5101

PROJE İHL 20 5 18.75 6 2 5.56 2 5.57 2 6.5REYHAN ÇELİK 09A 0 0 0 4 1 3.756 2 5.5 7 3 6.25 70.75 338.89820 4 19102

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 2 21.5 4 2 3.55 2 4.57 2 6.5TARIK 09A 0 0 0 5 0 56 2 5.5 6 4 5 70.75 338.59820 3 19.25103

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 5 2 4.55 1 4.757 2 6.5DENİZ AKTARLA 09D 0 0 0 4 1 3.756 1 5.75 5 5 3.75 70.75 338.49820 3 19.25104

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 6 17.5 6 1 5.754 2 3.59 0 9AZRA ALBAYRA 09A 0 0 0 4 1 3.757 0 7 7 3 6.25 70.5 338.2919 5 17.75105

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 5 18.75 8 0 85 2 4.57 2 6.5FATMAGÜL UĞUZ 09A 0 0 0 5 0 55 0 5 5 5 3.75 70.5 338.0420 4 19106

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 4 18 4 1 3.755 2 4.58 1 7.75MİRAÇ EFE PEKER 09A 0 0 0 5 0 55 0 5 5 4 4 70.5 337.76523 2 22.5107

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 4 4 35 3 4.257 2 6.5
GÜRKAN SERCAN
DALGAKIRAN

09A 0 0 0 5 0 56 3 5.25 6 4 5 70.5 337.66523 2 22.5108

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 1 18.75 6 1 5.755 1 4.758 1 7.75EYÜP KAYADİB 09D 0 0 0 4 1 3.759 1 8.75 6 3 5.25 70.25 337.53217 6 15.5109

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 3 19.25 5 2 4.54 2 3.58 1 7.75ARDA MUSTULOĞLU 09D 0 0 0 5 0 57 3 6.25 7 3 6.25 70.25 337.25819 5 17.75110

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 2 5.54 4 37 2 6.5
BATUHAN GÜRKAN
YAŞAROĞLU

09B 0 0 0 5 0 56 3 5.25 5 5 3.75 70.25 336.83220 5 18.75111

PROJE İHL 14 3 13.25 7 0 75 2 4.58 1 7.75ECEM NURSELÇOBAN 09A 0 0 0 4 1 3.758 1 7.75 5 2 4.5 70 336.62522 2 21.5112

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 2 5.54 4 38 1 7.75YİĞİT EGE KOÇ 09A 0 0 0 4 1 3.7510 0 10 4 6 2.5 70 336.3517 8 15113

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 6 1 5.756 1 5.756 3 5.25AYŞE ŞEKER 09B 0 0 0 4 1 3.756 2 5.5 7 3 6.25 70 336.32520 4 19114

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.754 4 39 0 9BERİL KORKU 09C 0 0 0 5 0 55 5 3.75 5 5 3.75 70 336.22519 6 17.5115

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 6 2 5.54 3 3.259 0 9ONUR YETİR 09C 0 0 0 4 1 3.758 1 7.75 5 4 4 69.5 334.7618 7 16.25116

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 6 17.5 6 1 5.756 2 5.56 3 5.25KEREM KAYACI 09C 0 0 0 5 0 56 2 5.5 5 5 3.75 69.5 334.5122 3 21.25118

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 1 5 -0.255 3 4.258 1 7.75MUSTAFA UYSAL 09D 0 0 0 4 1 3.759 0 9 7 3 6.25 69.5 334.5118 7 16.25117

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 5 2 4.54 3 3.258 1 7.75NİSA METE 09C 0 0 0 5 0 55 0 5 5 4 4 69.5 334.38520 5 18.75119

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 3 20.25 5 2 4.56 1 5.758 1 7.75ASMİN ERDOĞAN 09D 0 0 0 4 1 3.753 0 3 5 3 4.25 69.5 334.33521 3 20.25120
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YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 6 17.5 7 1 6.754 3 3.257 2 6.5MUSTAFA ŞIAR YÜREKKIRMAZ 09B 0 0 0 5 0 59 0 9 5 5 3.75 69.25 334.02819 6 17.5121

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 5 3 4.256 0 68 1 7.75YASEMİN ÜNAL 09B 0 0 0 4 1 3.756 1 5.75 4 5 2.75 69.25 333.62819 5 17.75122

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 3 4 25 3 4.258 1 7.75TUNA BERAT UĞURLU 09A 0 0 0 4 1 3.757 3 6.25 4 5 2.75 69.25 333.27821 4 20123

SAYAÇ MERSİN 18 7 16.25 7 1 6.755 3 4.257 2 6.5ONUR EFE AYDEMİR 09 0 0 0 3 2 2.57 2 6.5 7 3 6.25 69 333.04521 4 20125

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 7 16.25 5 2 4.57 1 6.758 1 7.75TESLİME GÜNAY 09A 0 0 0 3 2 2.55 1 4.75 7 2 6.5 69 333.04521 4 20124

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 4 2 3.56 2 5.57 2 6.5MEHMET EMRE ÖZ 09B 0 0 0 5 0 55 1 4.75 7 3 6.25 69 332.9217 8 15126

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 3 20.25 2 3 1.255 3 4.257 2 6.5MİRAÇ GÖK 09B 0 0 0 5 0 58 1 7.75 6 4 5 69 332.74520 4 19127

EN EĞİTİM 20 5 18.75 5 3 4.257 1 6.758 1 7.75ZEYNEP ECE ARSLAN 09A 0 0 0 5 0 56 4 5 6 4 5 68.75 332.31218 7 16.25128

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 2 20.5 3 3 2.258 0 88 1 7.75YALIN ÖNDER 09B 0 0 0 5 0 55 1 4.75 6 3 5.25 68.75 332.23817 7 15.25129

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 5 3 4.256 2 5.58 1 7.75ALPARSLAN KUBAŞ 09D 0 0 0 5 0 57 3 6.25 5 5 3.75 68.75 332.18818 7 16.25130

EN EĞİTİM 19 5 17.75 5 2 4.56 1 5.757 2 6.5ECE AY 0 0 0 4 1 3.756 2 5.5 5 5 3.75 68.75 331.91222 3 21.25131

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 4 3 3.255 2 4.58 1 7.75YAĞIZ ÖZEL 09C 0 0 0 4 1 3.758 0 8 5 5 3.75 68.5 331.20519 6 17.5132

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 7 15.25 6 2 5.57 1 6.757 2 6.5EYMEN MAZLUM 09C 0 0 0 4 1 3.756 0 6 8 2 7.5 68 330.0418 5 16.75133

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 6 17.5 8 0 85 2 4.57 2 6.5DEREN ÖZTÜRK 09A 0 0 0 5 0 55 1 4.75 5 5 3.75 68 329.6919 4 18134

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 5 17.75 5 1 4.756 2 5.56 3 5.25SABİHA YALTIRI 09B 0 0 0 4 0 47 1 6.75 6 3 5.25 68 329.5920 5 18.75135

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 2 3 1.256 2 5.58 1 7.75NİSA GÖKSU TAŞGİT 09D 0 0 0 4 1 3.757 1 6.75 6 4 5 68 329.4416 7 14.25136

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 4 1 3.753 3 2.257 2 6.5KEREM BALUN 09D 0 0 0 5 0 57 1 6.75 6 4 5 68 329.36520 5 18.75137

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 3 20.25 5 3 4.256 2 5.58 1 7.75KAAN ARDA YAKUT 09A 0 0 0 4 1 3.757 2 6.5 6 3 5.25 67.75 328.90816 6 14.5138

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 3 2 2.55 2 4.54 5 2.75TOPRAK ÖZDEMİR 09A 0 0 0 4 0 45 1 4.75 6 1 5.75 68 328.86521 4 20139

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 8 0 85 3 4.257 2 6.5MELTEM HOCAOĞLU 09D 0 0 0 4 1 3.756 3 5.25 5 5 3.75 67.75 328.75819 6 17.5140
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YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 3 19.25 5 2 4.55 1 4.757 1 6.75ENİS ÇOLAK 09B 0 0 0 5 0 55 1 4.75 5 1 4.75 67.75 328.65819 4 18141

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 5 17.75 5 1 4.753 4 27 2 6.5AHMET KEREM YEM 09C 0 0 0 5 0 56 2 5.5 6 4 5 67.75 328.48222 3 21.25142

PROJE İHL 22 3 21.25 3 5 1.754 4 36 3 5.25BEYZA İÇEL 09A 0 0 0 4 1 3.758 1 7.75 5 5 3.75 67.75 328.13222 3 21.25143

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 7 1 6.755 3 4.257 2 6.5ENES KAĞAN ERDEN 09A 0 0 0 4 1 3.757 3 6.25 6 4 5 67.5 328.02517 8 15144

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 8 0 82 6 0.57 2 6.5BADE ÇOBAN 09D 0 0 0 4 1 3.754 5 2.75 4 6 2.5 67.75 328.00820 5 18.75145

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 5 0 57 1 6.758 1 7.75GÖKSU DENİZ SAYGILI 09C 0 0 0 4 1 3.754 1 3.75 6 4 5 67.5 327.97517 6 15.5146

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 0 73 4 27 2 6.5KEMAL BAHAR 09D 0 0 0 4 1 3.756 1 5.75 4 6 2.5 67.5 327.52519 6 17.5147

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 3 0 36 1 5.757 2 6.5İPEK KUHU 0 0 0 5 0 55 0 5 7 3 6.25 67.25 327.09217 5 15.75148

PROJE İHL 19 3 18.25 4 4 34 4 38 1 7.75EMRE ÜÇKARDE 09D 0 0 0 5 0 58 2 7.5 6 4 5 67.25 327.06819 5 17.75149

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 3 20.25 6 2 5.54 4 35 4 4ENES KOÇAK 09A 0 0 0 5 0 56 2 5.5 6 3 5.25 67.25 326.76820 5 18.75150

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 6 2 5.55 2 4.57 2 6.5BUSE CEYLİN UZUN 09A 0 0 0 4 1 3.754 3 3.25 6 2 5.5 67 326.0119 4 18151

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

23 2 22.5 4 4 36 2 5.57 2 6.5ARDA GÜLÜM 09D 0 0 0 4 1 3.756 1 5.75 5 5 3.75 67 325.93518 7 16.25153

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 7 16.25 5 3 4.256 2 5.57 2 6.5BETÜL BEREN BURKAŞ 09A 0 0 0 5 0 55 3 4.25 4 5 2.75 67 325.93523 2 22.5152

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 4 2 3.55 1 4.758 1 7.75SERRA AKBAŞ 09A 0 0 0 4 1 3.754 0 4 5 4 4 67 325.88520 3 19.25154

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 4 19 5 3 4.255 3 4.256 3 5.25AHMET S KARA 09A 0 0 0 5 0 55 4 4 8 2 7.5 66.75 325.30219 6 17.5155

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 2 5 0.753 3 2.257 0 7SERHAT BARAN SEVİMLİ 09B 0 0 0 4 1 3.759 0 9 6 3 5.25 66.75 325.07819 6 17.5156

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 5 2 4.54 4 36 3 5.25ZEHRA ULUS 09A 0 0 0 4 1 3.758 1 7.75 4 6 2.5 66.75 324.95220 5 18.75157

ŞHT. K. İHL 22 3 21.25 4 4 37 1 6.758 1 7.75İLAYDA BAŞDEMİR 09B 0 0 0 3 2 2.58 1 7.75 7 3 6.25 66.5 324.84514 11 11.25158

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 5 17.75 6 2 5.54 4 38 1 7.75DENİZ TOPRAK TUNCER 09D 0 0 0 4 1 3.758 2 7.5 6 4 5 66.5 324.69518 7 16.25159

PROJE İHL 23 1 22.75 6 2 5.56 2 5.55 4 4ALİ ÖZBAKIR 09D 0 0 0 4 1 3.756 4 5 5 5 3.75 66.5 324.19518 7 16.25160
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 6 16.5 6 2 5.56 2 5.57 2 6.5ÖMER AKBULUT 09C 0 0 0 5 0 56 0 6 6 4 5 66.25 323.96218 7 16.25161

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 4 3 3.255 3 4.259 0 9YEŞİM ECE ÖZ 09B 0 0 0 3 2 2.57 0 7 8 2 7.5 66.25 323.96215 9 12.75162

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 3 19.25 5 1 4.755 3 4.259 0 9ACAR ECRİN 09B 0 0 0 4 1 3.756 3 5.25 6 4 5 66.25 323.81217 8 15163

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 3 19.25 6 2 5.54 3 3.258 1 7.75ORHAN DALAY 09A 0 0 0 5 0 58 1 7.75 4 6 2.5 66.25 323.78817 7 15.25164

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 5 3 4.253 5 1.757 2 6.5MELİKE SEFİ 09B 0 0 0 5 0 56 4 5 6 4 5 66.25 323.36220 5 18.75165

PROJE İHL 21 4 20 6 2 5.55 3 4.258 1 7.75ABDULLAH ALHAMAD 09F 0 0 0 4 1 3.755 2 4.5 8 1 7.75 66 323.1314 6 12.5166

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 5 18.75 6 1 5.755 3 4.258 1 7.75AHMET N YILDIRI 09D 0 0 0 5 0 56 1 5.75 4 6 2.5 66 322.8818 7 16.25167

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 1 4 07 1 6.757 2 6.5YİĞİT KARACILAR 09D 0 0 0 5 0 57 2 6.5 6 4 5 66 322.75519 6 17.5168

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 3 20.25 3 1 2.753 2 2.58 1 7.75HASAN UMUT KAYHAN 09C 0 0 0 4 1 3.755 0 5 5 5 3.75 66 322.3321 3 20.25169

PROJE İHL 19 4 18 5 2 4.56 2 5.57 2 6.5SUEDA OĞUL 09B 0 0 0 3 2 2.56 1 5.75 5 3 4.25 65.75 321.84820 5 18.75170

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 3 18.25 4 3 3.256 2 5.58 1 7.75ZEYNEP EROĞLU 09D 0 0 0 4 1 3.754 0 4 5 4 4 65.75 321.77220 3 19.25171

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 5 1 4.756 2 5.57 2 6.5İKLİM KOCA 09C 0 0 0 5 0 54 3 3.25 4 5 2.75 65.75 321.72220 4 19172

PROJE İHL 21 4 20 7 1 6.755 3 4.255 4 4MERVE UMAÇ 09B 0 0 0 3 2 2.54 1 3.75 6 3 5.25 65.75 321.59820 3 19.25173

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 3 4 25 3 4.257 2 6.5MUHAMMED ENES ZENGER 09B 0 0 0 4 1 3.756 4 5 5 4 4 65.75 321.49819 5 17.75174

ŞHT. K. İHL 20 5 18.75 4 4 35 3 4.258 1 7.75İREM NUR AKYÜREK 09B 0 0 0 5 0 58 0 8 5 5 3.75 65.5 321.2917 8 15175

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 5 2 4.54 4 36 3 5.25MESUT EFE EKER 09B 0 0 0 4 1 3.758 2 7.5 6 4 5 65.5 321.01518 6 16.5176

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 5 18.75 3 2 2.53 2 2.57 2 6.5TUNAHAN YILDIZ 09B 0 0 0 4 1 3.757 3 6.25 8 2 7.5 65.5 321.01519 5 17.75177

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 3 18.25 5 1 4.755 1 4.755 3 4.25EFE KİRAZ 09A 0 0 0 5 0 55 2 4.5 6 4 5 65.5 320.9420 4 19178

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 1 22.75 3 5 1.754 4 37 2 6.5ENİSCAN YERLİ 09B 0 0 0 4 1 3.757 3 6.25 7 3 6.25 65.25 320.03217 8 15179

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 6 16.5 3 4 27 1 6.755 4 4DİREN ÖZDEMİR 09C 0 0 0 5 0 57 1 6.75 7 3 6.25 65 319.52519 5 17.75180
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PROJE İHL 17 7 15.25 5 3 4.254 3 3.258 1 7.75BEYZA OĞUZ OĞUZ 09A 0 0 0 4 1 3.757 0 7 5 5 3.75 65 319.42521 4 20181

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 6 1 5.755 3 4.258 1 7.75OBAİDA ALYOUSE 09B 0 0 0 4 1 3.754 3 3.25 4 6 2.5 65 319.17519 5 17.75182

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 2 17.5 5 1 4.754 0 45 4 4ZEYNEP DÖLEK 09B 0 0 0 5 0 57 0 7 4 6 2.5 65 319.17521 3 20.25183

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 4 0 44 3 3.256 2 5.5MİRAY TOKGÖZ 09B 0 0 0 5 0 54 2 3.5 6 3 5.25 65 319.118 3 17.25184

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 4 4 34 4 35 4 4DEFNE TÜRKCAN 09A 0 0 0 5 0 56 4 5 4 6 2.5 65 318.723 2 22.5185

PROJE İHL 16 9 13.75 6 2 5.56 2 5.57 2 6.5NAZ BULUT 09C 0 0 0 3 2 2.55 1 4.75 6 4 5 64.75 318.59222 3 21.25186

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 5 3 4.254 4 36 3 5.25AYBERK UYGUÇ 09C 0 0 0 5 0 55 1 4.75 5 5 3.75 64.75 318.21819 6 17.5187

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 1 0 16 0 65 4 4ALPEREN SAY 09B 0 0 0 5 0 55 0 5 5 2 4.5 64.75 318.16816 2 15.5188

PROJE İHL 18 6 16.5 4 2 3.54 4 38 1 7.75SANA GÜNEŞ 09B 0 0 0 4 1 3.756 1 5.75 8 2 7.5 64.5 317.9118 5 16.75189

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

25 0 25 3 5 1.753 5 1.757 2 6.5BEKİR EMRE ÖRÜN 09B 0 0 0 3 0 35 3 4.25 5 5 3.75 64.75 317.71820 5 18.75190

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 4 4 36 2 5.56 3 5.25SADETTİN ALPEREN ÖZEN 09C 0 0 0 5 0 55 2 4.5 4 6 2.5 64.5 317.3620 5 18.75191

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 5 18.75 3 5 1.756 1 5.755 4 4ABDULLAH ENES YILDIRIM 09D 0 0 0 5 0 58 1 7.75 5 5 3.75 64.25 316.75219 6 17.5192

PROJE İHL 22 3 21.25 5 1 4.756 2 5.55 4 4DİLA KILINÇ 0 0 0 5 0 54 1 3.75 5 5 3.75 64.25 316.62818 7 16.25193

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 3 3 2.258 0 85 4 4MAHMUT UTKU SAMİKAŞ 09B 0 0 0 4 1 3.755 5 3.75 6 4 5 64.25 316.62819 6 17.5194

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

15 3 14.25 4 2 3.58 0 87 2 6.5DENİZ ŞİMŞEK 09B 0 0 0 4 1 3.757 2 6.5 5 4 4 64 316.34519 6 17.5195

PROJE İHL 18 6 16.5 4 3 3.256 2 5.57 2 6.5CEREN YETİŞKİ 09B 0 0 0 4 1 3.758 0 8 4 6 2.5 64 316.0719 4 18196

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 6 17.5 5 2 4.55 3 4.257 2 6.5AHMET GÜRSOY 09A 0 0 0 5 0 57 3 6.25 4 6 2.5 64 316.0219 6 17.5197

SAYAÇ MERSİN 22 2 21.5 6 0 65 2 4.57 2 6.5RAVZA NUR ŞAHİN 09 0 0 0 4 1 3.758 1 7.75 1 9 -1.25 64 315.84517 7 15.25198

PROJE İHL 19 6 17.5 5 3 4.256 2 5.57 2 6.5AHMET EREN GÜMÜŞ 09D 0 0 0 3 2 2.57 3 6.25 8 2 7.5 63.75 315.53816 9 13.75199

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 8 15 6 2 5.55 3 4.255 4 4BORA BOZKAYA 09D 0 0 0 5 0 58 2 7.5 7 3 6.25 63.75 315.53818 7 16.25200
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 4 17 6 0 67 0 76 3 5.25HÜLYA YAŞAR 09D 0 0 0 4 1 3.754 2 3.5 7 2 6.5 63.75 315.48816 5 14.75201

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 2 21.5 3 1 2.755 2 4.54 5 2.75İZEL CANITEZ 09C 0 0 0 4 1 3.755 1 4.75 6 4 5 64 315.4720 4 19202

SAYAÇ K.MARAŞ 18 4 17 6 2 5.56 2 5.57 2 6.5Selen ATEŞLİ 0 0 0 4 1 3.755 4 4 5 5 3.75 63.75 315.18819 5 17.75203

SAYAÇ MERSİN 19 6 17.5 5 3 4.254 4 38 1 7.75MERYEM DENİZ TÜRKERİ 09 0 0 0 4 1 3.756 4 5 6 4 5 63.75 315.16219 6 17.5205

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 8 15 5 3 4.256 2 5.57 2 6.5ÖYKÜ GÜLCÜ 09B 0 0 0 3 2 2.57 3 6.25 5 5 3.75 63.75 315.16221 4 20204

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 8 15 2 5 0.756 1 5.758 1 7.75HASAN TAHSİN AYDIN 09C 0 0 0 4 1 3.755 1 4.75 6 2 5.5 63.75 315.11221 2 20.5206

PROJE İHL 21 3 20.25 7 1 6.753 3 2.256 3 5.25HİRA SAYGILI 09A 0 0 0 4 1 3.754 0 4 5 5 3.75 63.75 314.86219 5 17.75207

PROJE İHL 20 5 18.75 5 3 4.255 2 4.58 1 7.75EMİR ÖZTÜRK 09D 0 0 0 5 0 56 2 5.5 4 5 2.75 63.5 314.4317 8 15208

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

13 6 11.5 4 4 35 3 4.254 3 3.25MERYEM ÖZDİŞLİ 09B 0 0 0 5 0 57 3 6.25 8 2 7.5 63.25 313.54823 2 22.5209

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 2 19.5 6 2 5.56 2 5.55 4 4DENİZ GÖKALP SAYIM 09C 0 0 0 5 0 56 4 5 4 6 2.5 63.25 313.37218 7 16.25210

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

13 7 11.25 7 1 6.755 2 4.57 2 6.5GÜL ERTAŞ 09D 0 0 0 4 1 3.757 1 6.75 6 4 5 63 313.11519 2 18.5211

SAYAÇ MERSİN 18 7 16.25 5 3 4.256 1 5.757 2 6.5ZEYNEP BÜŞRA ÖZTÜRK 0 0 0 4 1 3.756 3 5.25 7 3 6.25 63 312.96517 8 15212

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 3 19.25 5 1 4.753 3 2.258 1 7.75ÖZGÜR ÖZÇİVİ 09D 0 0 0 3 2 2.53 2 2.5 7 1 6.75 62.75 311.60818 4 17213

PROJE İHL 20 5 18.75 3 2 2.55 1 4.754 5 2.75ZEHRA SENA GÜL 09A 0 0 0 3 2 2.56 1 5.75 5 2 4.5 62.75 311.23222 3 21.25214

PROJE İHL 13 6 11.5 5 0 56 1 5.757 1 6.75ŞÜHEDA DİŞLEN 09B 0 0 0 4 1 3.755 1 4.75 5 5 3.75 62.5 311.122 3 21.25215

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 3 5 1.754 4 38 1 7.75ZEREN DURAN 09B 0 0 0 3 2 2.56 4 5 8 2 7.5 62.5 310.87517 8 15216

PROJE İHL 19 5 17.75 7 1 6.756 2 5.54 5 2.75M TURGUT AKÇA 09E 0 0 0 3 2 2.57 1 6.75 4 6 2.5 62.25 309.96819 5 17.75217

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 6 1 5.754 2 3.56 3 5.25FATMA ECE ŞİMŞEK 09D 0 0 0 4 1 3.753 1 2.75 6 4 5 62.25 309.89218 7 16.25218

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 3 20.25 3 3 2.254 3 3.255 4 4KIVANÇ SANCAK 09D 0 0 0 3 2 2.58 2 7.5 6 4 5 62.25 309.74219 6 17.5219

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 8 15 5 2 4.56 2 5.54 5 2.75ESLEM DURU USLU 09C 0 0 0 4 1 3.756 2 5.5 5 5 3.75 62 309.03522 3 21.25220
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PROJE İHL 22 2 21.5 4 2 3.54 2 3.55 3 4.25SAMİ ÖZAYDIN 09D 0 0 0 4 1 3.755 1 4.75 4 4 3 62 308.73519 5 17.75221

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

23 1 22.75 3 5 1.755 3 4.256 3 5.25ARDA DEMİRTOK 09C 0 0 0 5 0 54 5 2.75 6 4 5 61.75 308.02817 8 15223

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 3 20.25 1 3 0.255 2 4.57 2 6.5CEMRE GEZER 09A 0 0 0 5 0 54 2 3.5 5 3 4.25 61.75 308.02819 6 17.5222

ŞHT. K. İHL 15 7 13.25 8 0 82 4 17 2 6.5RUKEN DOĞUKAN 09B 0 0 0 3 1 2.755 2 4.5 7 2 6.5 61.5 307.7220 4 19224

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 6 17.5 4 3 3.256 2 5.57 2 6.5EREN EALCI 09A 0 0 0 5 0 57 3 6.25 3 7 1.25 61.5 307.5718 7 16.25225

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 5 1 4.753 5 1.756 2 5.5EFE AKDOĞAN 09B 0 0 0 4 1 3.755 3 4.25 6 4 5 61.5 307.29515 9 12.75226

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 10 12.5 6 2 5.55 3 4.257 2 6.5AYA HAJMUSTAFA 09C 0 0 0 5 0 56 4 5 6 4 5 61.25 307.08819 6 17.5227

PROJE İHL 15 1 14.75 3 0 36 1 5.757 2 6.5LALİN SAİFULL 09B 0 0 0 4 1 3.755 2 4.5 4 4 3 61.25 306.61221 4 20228

PROJE İHL 18 7 16.25 7 1 6.753 2 2.59 0 9YAZAN ELHEKİM 09F 0 0 0 4 1 3.754 0 4 6 2 5.5 61 306.2815 7 13.25229

SAYAÇ K.MARAŞ 15 5 13.75 6 1 5.756 2 5.57 1 6.75Fatma Naz BURUN 09 0 0 0 4 1 3.755 2 4.5 5 5 3.75 61 306.1318 3 17.25230

PROJE İHL 20 5 18.75 6 0 65 2 4.56 3 5.25YÜZBAŞI 09A 0 0 0 5 0 53 0 3 7 3 6.25 61 306.1314 7 12.25231

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 1 3 0.255 3 4.258 1 7.75KEREM KARA 09D 0 0 0 4 1 3.753 2 2.5 3 6 1.5 61.25 305.96222 3 21.25232

PROJE İHL 16 6 14.5 7 1 6.755 3 4.258 0 8SARA REHABI 09A 0 0 0 5 0 54 2 3.5 5 5 3.75 60.75 305.42217 8 15233

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 4 2 3.57 1 6.756 2 5.5
MUHAMMED BEDİRHAN
ERGÜN

09A 0 0 0 4 1 3.756 0 6 5 5 3.75 60.75 305.22215 9 12.75234

PROJE İHL 19 3 18.25 5 2 4.53 3 2.255 3 4.25ZEYNEP B EFE 09C 0 0 0 4 1 3.755 2 4.5 6 1 5.75 60.75 304.79819 6 17.5235

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 3 3 2.256 1 5.757 2 6.5İZZET NERGİZ 09A 0 0 0 4 1 3.755 5 3.75 4 6 2.5 60.75 304.74817 8 15236

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 6 17.5 7 1 6.754 2 3.56 3 5.25TUNA ARSLAN 09B 0 0 0 5 0 57 3 6.25 4 6 2.5 60.5 304.3916 9 13.75237

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 2 3 1.255 1 4.757 2 6.5MAYA URGUN 09D 0 0 0 3 2 2.53 1 2.75 4 4 3 60.75 304.37221 4 20238

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 5 15.75 1 1 0.755 1 4.757 1 6.75ECE DOYGUN 09D 0 0 0 4 1 3.755 2 4.5 5 3 4.25 60.5 303.9421 4 20239

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 5 18.75 2 2 1.53 4 27 2 6.5TUĞÇE DUYMAZ 09B 0 0 0 4 1 3.755 1 4.75 6 4 5 60.5 303.81519 3 18.25240
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 7 15.25 6 2 5.55 3 4.255 4 4HACI UTKU AYDIN 09C 0 0 0 5 0 58 2 7.5 6 4 5 60.25 303.75816 9 13.75241

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

15 2 14.5 3 5 1.756 2 5.57 2 6.5BATUHAN ERTÜRK 09B 0 0 0 5 0 55 4 4 6 4 5 60.25 303.40819 4 18242

PROJE İHL 14 6 12.5 4 4 37 1 6.759 0 9EDANUR ÖZEL 09B 0 0 0 4 1 3.756 4 5 6 4 5 60 303.0517 8 15243

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 5 2 4.53 4 25 4 4İREM HATİPOĞ 09B 0 0 0 4 1 3.756 1 5.75 5 4 4 60.25 303.03217 8 15244

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 6 16.5 1 1 0.755 2 4.57 2 6.5YALIN ERCAN 09C 0 0 0 3 1 2.754 0 4 6 4 5 60.25 302.98221 3 20.25245

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 5 17.75 5 3 4.255 1 4.755 4 4ARDA KIZGUT 09B 0 0 0 4 1 3.756 2 5.5 5 5 3.75 60 302.418 7 16.25246

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 6 17.5 4 4 33 5 1.754 5 2.75EFE ÇELİK 09B 0 0 0 3 2 2.57 3 6.25 5 5 3.75 60 301.823 2 22.5247

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 3 3 2.256 2 5.57 2 6.5M.DEMİR ÇÜLDÜR 09B 0 0 0 4 1 3.755 1 4.75 4 5 2.75 59.75 301.51816 7 14.25248

PROJE İHL 18 6 16.5 4 3 3.253 4 28 1 7.75NURULLAH GÖK 09E 0 0 0 4 1 3.755 1 4.75 4 5 2.75 59.75 301.39220 4 19249

PROJE İHL 14 5 12.75 2 4 16 2 5.56 1 5.75EYMENBERKAYKAVAS 09E 0 0 0 4 1 3.757 2 6.5 7 2 6.5 59.5 301.03519 5 17.75250

SAYAÇ MERSİN 22 3 21.25 5 1 4.754 3 3.259 0 9MEHMET ARDA DUMAN 09 0 0 0 1 1 0.755 3 4.25 3 7 1.25 59.5 300.4617 8 15251

EN EĞİTİM 12 7 10.25 5 2 4.56 2 5.56 3 5.25YAĞMUR YANAÇ 0 0 0 4 1 3.756 4 5 8 2 7.5 59.25 300.45219 6 17.5252

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 4 4 34 4 38 1 7.75ZEYNEP DERİN ALASULU 09D 0 0 0 4 1 3.754 4 3 5 5 3.75 59.25 299.72815 10 12.5253

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 7 14.25 2 2 1.55 1 4.758 1 7.75ECEM SULTAN PARLAK 09C 0 0 0 4 0 46 0 6 4 5 2.75 59 299.14519 4 18254

PROJE İHL 17 6 15.5 5 3 4.257 1 6.755 4 4ZEYNEP YORKA 09C 0 0 0 4 1 3.754 3 3.25 6 2 5.5 58.75 298.38817 5 15.75255

PROJE İHL 18 7 16.25 4 4 34 3 3.255 4 4HÜSEYİN KÜTÜK 09E 0 0 0 5 0 55 3 4.25 6 2 5.5 58.75 298.13819 6 17.5256

SAYAÇ MERSİN 19 5 17.75 2 2 1.54 3 3.258 1 7.75FEHMİ YAĞIZ KUNT 0 0 0 4 1 3.756 1 5.75 3 7 1.25 58.75 297.96219 5 17.75257

PROJE İHL 12 3 11.25 4 1 3.754 4 38 1 7.75HALİ ME ŞAYBAK 09B 0 0 0 3 2 2.56 2 5.5 7 1 6.75 58.5 297.7319 4 18258

PROJE İHL 21 4 20 3 5 1.754 4 36 3 5.25KAYRA YORULMA 09D 0 0 0 4 1 3.756 4 5 3 7 1.25 58.75 297.63820 5 18.75259

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 6 17.5 4 3 3.255 2 4.57 2 6.5ELİF SU SELBİ 09A 0 0 0 5 0 56 2 5.5 3 7 1.25 58.5 297.40517 8 15260
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PROJE İHL 19 6 17.5 2 3 1.256 2 5.57 2 6.5SİBEL TAŞ 09C 0 0 0 4 1 3.753 2 2.5 8 2 7.5 58.25 296.67216 9 13.75261

ŞHT. K. İHL 19 3 18.25 3 4 26 1 5.754 3 3.25LÜTFİYE RAVZA ALTIN 09B 0 0 0 3 2 2.56 1 5.75 3 5 1.75 58.25 296.07220 4 19262

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 3 17.25 6 1 5.756 2 5.57 2 6.5AZRA ZEYNEP DALOĞLU 09C 0 0 0 3 2 2.54 2 3.5 5 5 3.75 58 295.8914 3 13.25263

ŞHT. K. İHL 16 8 14 3 4 27 1 6.757 2 6.5NİSA ALINAK 09B 0 0 0 5 0 56 2 5.5 3 6 1.5 57.75 295.03218 6 16.5264

PROJE İHL 16 2 15.5 3 0 33 2 2.59 0 9İREM YÜSRA TAŞ 09B 0 0 0 4 0 45 1 4.75 2 6 0.5 57.5 293.8519 3 18.25265

PROJE İHL 17 6 15.5 6 2 5.57 1 6.757 2 6.5KÜBRA GÜLER 09A 0 0 0 4 1 3.752 2 1.5 4 6 2.5 57.25 293.29217 7 15.25266

ŞHT. K. İHL 16 7 14.25 3 5 1.753 3 2.258 1 7.75SUDE NUR KEÇECİOĞLU 09B 0 0 0 4 1 3.757 1 6.75 5 4 4 57.25 293.26818 5 16.75267

ŞHT. K. İHL 10 7 8.25 7 1 6.754 2 3.56 3 5.25Sevgi SAVUŞ 09B 0 0 0 4 1 3.759 0 9 4 4 3 57 292.93519 6 17.5268

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 9 13.75 4 1 3.755 3 4.256 3 5.25ARDA AKKIZOĞ 09B 0 0 0 5 0 57 3 6.25 5 5 3.75 57 292.63517 8 15269

ŞHT. K. İHL 16 7 14.25 5 3 4.254 4 37 2 6.5MERVE NUR KARACA 09B 0 0 0 2 3 1.255 4 4 7 3 6.25 57 292.33519 6 17.5270

ŞHT. K. İHL 16 6 14.5 6 2 5.55 2 4.57 2 6.5NOAMA ALMOKADDAM 09B 0 0 0 4 1 3.754 4 3 5 5 3.75 56.75 291.67817 7 15.25271

SAYAÇ MERSİN 18 4 17 4 3 3.255 1 4.757 2 6.5HAKAN HATİBOĞ 0 0 0 3 2 2.54 1 3.75 5 4 4 56.75 291.45217 8 15272

PROJE İHL 18 5 16.75 5 3 4.252 5 0.756 2 5.5BEYZA SARI 09A 0 0 0 4 1 3.757 2 6.5 4 5 2.75 56.75 291.32818 6 16.5273

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 0 1 -0.254 1 3.759 0 9MAHMUT ERDOĞAN TURAÇ 0 0 0 2 1 1.754 0 4 5 3 4.25 56.75 291.22816 7 14.25274

PROJE İHL 16 3 15.25 3 3 2.255 1 4.756 3 5.25AHMETEFE ŞAHİN 09E 0 0 0 4 1 3.756 2 5.5 6 3 5.25 56.5 290.8216 6 14.5275

PROJE İHL 18 4 17 4 2 3.57 1 6.756 2 5.5BELİNAY KÖK 09Ç 0 0 0 4 1 3.754 3 3.25 4 4 3 56.5 290.7216 9 13.75276

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 5 14.75 4 1 3.754 4 37 0 7MUHAMMET EMİN AYDIN 09C 0 0 0 4 1 3.756 2 5.5 4 6 2.5 56.5 290.69518 7 16.25277

PROJE İHL 13 3 12.25 7 1 6.754 2 3.53 2 2.5FURKAN KORKUTA 09E 0 0 0 5 0 55 1 4.75 4 5 2.75 56.5 290.6720 4 19278

PROJE İHL 20 5 18.75 3 5 1.753 4 26 1 5.75TALHA GÜNDOĞA 09D 0 0 0 4 1 3.755 2 4.5 4 6 2.5 56.5 290.1719 6 17.5279

PROJE İHL 14 6 12.5 4 3 3.252 3 1.256 2 5.5AYŞE SÜLÜÇ 09B 0 0 0 4 0 45 1 4.75 8 0 8 55.75 288.32217 2 16.5280

PROJE İHL 15 5 13.75 4 4 33 3 2.255 4 4ZEYNEP BOZKURT 09A 0 0 0 5 0 58 2 7.5 4 6 2.5 55.75 288.07219 5 17.75281

14/30

- GENEL LİSTE

SAYAÇ SINAV MERKEZİ
YANIT TARAMA 9.SINIFSınav Adı :

TYT Deneme Sınavı Sonuç Listesi

Toplam Katılım : 724

Sınav Tarihi : 28.11.2022



Kurum Öğrenci Adı - Soyadı

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y ND Y N

Sınıfı
Toplam

Net
TYT PuanıS.N

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü Matematik Fizik Kimya Biyoloji

PROJE İHL 13 8 11 5 1 4.755 3 4.257 2 6.5MELİH ÖZDEMİR 09F 0 0 0 5 0 55 0 5 5 5 3.75 55.5 287.7417 7 15.25282

PROJE İHL 15 5 13.75 4 4 35 3 4.255 4 4DEFNE ÖZTOPRA 09B 0 0 0 5 0 55 3 4.25 5 5 3.75 55.5 287.2419 6 17.5283

PROJE İHL 19 4 18 1 2 0.53 3 2.258 0 8AİŞE KALAN 09B 0 0 0 4 1 3.753 0 3 4 3 3.25 55.5 286.8918 5 16.75284

PROJE İHL 22 3 21.25 1 0 13 2 2.56 2 5.5İLTER TAŞ 09D 0 0 0 4 1 3.754 1 3.75 4 5 2.75 55.5 286.7417 8 15285

PROJE İHL 16 7 14.25 5 3 4.257 1 6.755 4 4NURSİMA SAĞLAM 09C 0 0 0 4 1 3.754 4 3 6 2 5.5 55.25 286.70816 9 13.75286

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

13 7 11.25 3 2 2.56 1 5.755 3 4.25MELİS ÇOLAK 09B 0 0 0 4 1 3.757 1 6.75 4 4 3 55.25 286.58219 4 18287

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 2 3 1.254 3 3.258 1 7.75FATMA AKAR 09D 0 0 0 5 0 51 3 0.25 4 5 2.75 55.25 286.00817 8 15288

PROJE İHL 18 3 17.25 6 2 5.53 4 27 0 7MEŞHUDE NAZGÜL 09B 0 0 0 3 2 2.54 4 3 6 3 5.25 55 285.67515 10 12.5289

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 8 15 4 4 33 5 1.755 4 4
UTKU NECMETTİN
KÜÇÜKPLAKÇI

09D 0 0 0 3 2 2.58 2 7.5 7 3 6.25 55 285.6517 8 15290

PROJE İHL 20 5 18.75 4 2 3.54 4 36 3 5.25TUĞRUL TURHAN 09D 0 0 0 2 0 25 0 5 6 4 5 55 285.52515 10 12.5291

PROJE İHL 18 7 16.25 6 1 5.756 2 5.56 3 5.25MUHAMMED FURKANN 09E 0 0 0 3 2 2.57 1 6.75 5 5 3.75 54.75 285.26812 12 9292

ŞHT. K. İHL 18 6 16.5 3 2 2.55 2 4.58 1 7.75HAZAL AKÇA 09B 0 0 0 3 2 2.54 4 3 4 2 3.5 54.75 284.69216 6 14.5293

PROJE İHL 12 8 10 3 4 23 4 25 4 4BERAT ALİ DÖNMEZ 09D 0 0 0 5 0 58 1 7.75 5 5 3.75 54.5 283.93521 4 20294

ŞHT. K. İHL 17 3 16.25 5 3 4.253 3 2.257 2 6.5DİLA MAVİ 09B 0 0 0 3 2 2.58 2 7.5 3 6 1.5 54.5 283.93516 9 13.75295

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 6 17.5 4 2 3.55 3 4.257 1 6.75CEMRE İLKNUR KÖSAL 09C 0 0 0 4 1 3.754 1 3.75 3 7 1.25 54.5 283.8116 9 13.75296

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 7 16.25 4 4 35 3 4.257 2 6.5NEHİR DAŞDEMİR 09C 0 0 0 2 3 1.254 4 3 5 5 3.75 54.5 283.6618 6 16.5297

PROJE İHL 16 6 14.5 5 3 4.254 4 34 5 2.75SUDENAZ SERİN 09C 0 0 0 5 0 53 2 2.5 5 5 3.75 54.5 283.6120 5 18.75298

ŞHT. K. İHL 15 3 14.25 5 3 4.258 0 86 3 5.25HALA ALAMMAR 09B 0 0 0 2 1 1.755 3 4.25 4 5 2.75 54.25 283.27816 9 13.75299

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 7 15.25 3 0 35 2 4.55 4 4NESLİŞAH MERDANO 09B 0 0 0 4 1 3.755 0 5 4 6 2.5 54.25 282.92818 7 16.25300

PROJE İHL 16 9 13.75 6 2 5.56 2 5.55 4 4KEREM OĞUZ 09E 0 0 0 4 1 3.754 5 2.75 3 7 1.25 54 282.09519 6 17.5301

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 6 16.5 4 4 34 2 3.54 3 3.25BERRA UZLAR 09C 0 0 0 5 0 54 5 2.75 5 5 3.75 54 281.94518 7 16.25302
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EN EĞİTİM 17 7 15.25 4 3 3.254 4 38 1 7.75IŞIL KALINLI 09A 0 0 0 2 3 1.254 4 3 4 5 2.75 54 281.9219 5 17.75303

PROJE İHL 12 5 10.75 2 3 1.253 3 2.256 2 5.5MEHMET KAPLAN 09D 0 0 0 3 1 2.759 1 8.75 6 4 5 53.75 281.53819 6 17.5304

PROJE İHL 16 6 14.5 2 5 0.753 3 2.256 3 5.25YUSUF YALÇINK 09F 0 0 0 5 0 55 3 4.25 7 2 6.5 53.5 280.55517 8 15305

PROJE İHL 11 8 9 3 3 2.254 3 3.255 4 4AYSİMA DAĞ 09A 0 0 0 4 1 3.753 4 2 9 1 8.75 53 278.8921 4 20306

PROJE İHL 12 6 10.5 4 4 34 3 3.257 2 6.5C CEREN SEZER 09C 0 0 0 3 2 2.55 2 4.5 4 5 2.75 53 278.7421 4 20307

PROJE İHL 14 5 12.75 4 4 32 6 0.54 5 2.75EYLÜL E ÖZTEP 09C 0 0 0 4 1 3.755 5 3.75 8 2 7.5 52.75 277.78220 5 18.75308

ŞHT. K. İHL 12 11 9.25 4 2 3.55 3 4.256 3 5.25GÜLFEM ÖZDEN 09A 0 0 0 4 1 3.757 1 6.75 3 4 2 52.5 277.37519 5 17.75309

PROJE İHL 14 6 12.5 3 2 2.56 2 5.56 1 5.75TUĞBANUR AYDEMİR 09C 0 0 0 4 1 3.753 4 2 6 3 5.25 52.5 277.317 7 15.25310

MEZİTLİ PROJE
İHL.

23 2 22.5 1 0 14 2 3.57 2 6.5ABDUL RAHMAN BADRAH 0 0 0 5 0 51 1 0.75 4 0 4 52.5 276.912 11 9.25311

SAYAÇ MERSİN 14 4 13 5 3 4.253 1 2.756 2 5.5BUSE UYĞUN 0 0 0 4 1 3.755 0 5 6 3 5.25 52.25 276.64214 5 12.75312

PROJE İHL 21 4 20 2 4 13 2 2.57 2 6.5HAKTAN ATICI 09F 0 0 0 4 1 3.753 2 2.5 3 7 1.25 52.5 276.57517 8 15313

SAYAÇ MERSİN 14 5 12.75 2 3 1.252 2 1.56 3 5.25BERİL ÖZBASMA 09 0 0 0 4 1 3.755 2 4.5 5 5 3.75 51.75 274.32820 4 19314

PROJE İHL 13 5 11.75 3 4 24 4 35 4 4ZEYNEP SENATEKİN 09B 0 0 0 2 2 1.58 0 8 6 4 5 51.5 273.84518 7 16.25315

PROJE İHL 12 10 9.5 3 0 34 3 3.254 5 2.75EFE DAĞ 09E 0 0 0 5 0 56 1 5.75 4 4 3 51.5 273.7720 3 19.25316

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 5 15.75 1 1 0.753 5 1.754 3 3.25İZZET EMRE ULUDAĞ 09A 0 0 0 2 3 1.258 2 7.5 7 3 6.25 51.5 273.5717 8 15317

SAYAÇ MERSİN 12 9 9.75 4 1 3.752 5 0.759 0 9YUSUF ARDA ÇAĞLAR 09B 0 0 0 4 1 3.755 0 5 5 3 4.25 51.25 273.31217 8 15318

PROJE İHL 16 4 15 3 2 2.52 5 0.755 3 4.25GÜLSENA SEYREK 09B 0 0 0 5 0 57 3 6.25 5 5 3.75 51.25 272.91216 9 13.75319

PROJE İHL 6 2 5.5 4 2 3.55 2 4.56 3 5.25ALİ KÜTÜK 09F 0 0 0 5 0 56 1 5.75 4 2 3.5 51 272.5818 0 18320

SAYAÇ MERSİN 16 5 14.75 2 3 1.254 3 3.256 3 5.25ALEYNA FATMA GÖKGÖZ 0 0 0 4 1 3.755 1 4.75 6 3 5.25 51 272.1815 9 12.75321

PROJE İHL 13 6 11.5 3 2 2.52 4 17 2 6.5FATMA UĞUZ 09B 0 0 0 3 1 2.756 0 6 4 5 2.75 51 271.9819 4 18322

PROJE İHL 16 5 14.75 3 0 35 3 4.253 4 2RANA TOKGÖZ 09A 0 0 0 5 0 53 0 3 5 5 3.75 51 271.9317 7 15.25323
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PROJE İHL 18 5 16.75 6 2 5.56 1 5.754 2 3.5MEHMET AKARCA 09E 0 0 0 0 0 05 2 4.5 2 4 1 51 271.85516 8 14324

SAYAÇ MERSİN 12 8 10 4 3 3.253 3 2.256 3 5.25DEFNE SERİN 0 0 0 3 1 2.757 1 6.75 6 4 5 50.75 271.52217 6 15.5325

ŞHT. K. İHL 12 8 10 3 5 1.755 3 4.255 3 4.25İrem SEVDALI 0 0 0 4 1 3.758 2 7.5 5 4 4 50.5 270.71517 8 15326

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 8 14 2 6 0.54 4 35 4 4ÖNDER KAAN EKİZOĞLU 09D 0 0 0 5 0 57 3 6.25 6 4 5 50.5 270.5415 9 12.75327

SAYAÇ MERSİN 20 2 19.5 1 7 -0.753 5 1.756 3 5.25ANIL SAYAR 0 0 0 3 2 2.54 6 2.5 5 5 3.75 50.75 270.49818 7 16.25328

PROJE İHL 12 7 10.25 5 2 4.55 1 4.756 2 5.5MİRAÇ DATLI 09D 0 0 0 3 2 2.55 2 4.5 3 6 1.5 50.5 270.4918 4 17329

ŞHT. K. İHL 15 2 14.5 1 1 0.755 1 4.755 2 4.5KÜBRA YAZAR 09C 0 0 0 4 1 3.754 3 3.25 3 3 2.25 50.5 270.0918 5 16.75330

PROJE İHL 16 6 14.5 3 2 2.53 5 1.754 3 3.25ŞEBNEM BADAS 09C 0 0 0 4 1 3.755 1 4.75 4 6 2.5 50.5 270.01519 6 17.5331

ŞHT. K. İHL 9 6 7.5 5 1 4.755 1 4.756 3 5.25Gamze KEYVAN 09B 0 0 0 4 1 3.756 0 6 5 5 3.75 50 269.32516 7 14.25332

EN EĞİTİM 13 9 10.75 4 3 3.256 2 5.57 2 6.5NİL YILMAZ 0 0 0 2 3 1.255 4 4 6 4 5 50 269.0516 9 13.75333

SAYAÇ MERSİN 11 7 9.25 4 0 43 3 2.258 1 7.75SERRA GÖKMEN 09 0 0 0 5 0 55 1 4.75 3 5 1.75 50 269.0516 3 15.25334

ŞHT. K. İHL 16 9 13.75 5 3 4.254 4 35 4 4MELİKE SUDE ÇÖMDÜR 09C 0 0 0 4 1 3.752 8 0 5 5 3.75 50 268.37519 6 17.5335

ŞHT. K. İHL 16 6 14.5 1 7 -0.754 3 3.254 5 2.75MERVE CEYLİN KOYUNCU 09B 0 0 0 4 1 3.755 4 4 6 4 5 50 268.319 6 17.5336

PROJE İHL 14 4 13 2 2 1.53 3 2.256 3 5.25GÜLCE KÜPE 09B 0 0 0 1 0 14 2 3.5 2 2 1.5 50 26822 0 22337

EN EĞİTİM 11 3 10.25 8 0 87 0 78 1 7.75REMZİ MUSA EDİZ 09A 0 0 0 2 3 1.255 2 4.5 4 4 3 49.5 267.98511 13 7.75338

ŞHT. K. İHL 12 5 10.75 3 3 2.255 2 4.56 3 5.25İKRA DOĞAN 09B 0 0 0 4 1 3.755 3 4.25 3 6 1.5 49.75 267.81819 6 17.5339

PROJE İHL 17 8 15 3 4 23 4 26 3 5.25ÖZLEM DEMİRAL 09B 0 0 0 4 1 3.755 3 4.25 5 5 3.75 49.75 267.76816 9 13.75340

SAYAÇ MERSİN 12 13 8.75 4 2 3.55 3 4.258 1 7.75CEYLİN ELA KARAPINAR 0 0 0 3 2 2.57 2 6.5 5 5 3.75 49.5 267.6615 10 12.5341

SAYAÇ K.MARAŞ 16 5 14.75 0 1 -0.256 2 5.56 2 5.5Ceylin Sena ANBAROĞLU 09 0 0 0 3 1 2.755 1 4.75 5 4 4 49.5 267.0614 6 12.5342

SAYAÇ MERSİN 15 7 13.25 1 2 0.54 3 3.255 2 4.5ERDEM YAVUZ 09 0 0 0 4 1 3.756 1 5.75 2 6 0.5 49.5 266.6619 4 18343

PROJE İHL 18 3 17.25 3 0 32 2 1.56 3 5.25BERRA ARI 09A 0 0 0 3 1 2.753 0 3 2 4 1 49.25 265.65217 6 15.5344
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YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 4 18 3 3 2.254 3 3.253 6 1.5ÇAĞLAYAN DURMAZ 09D 0 0 0 4 1 3.754 5 2.75 4 6 2.5 49.25 265.60217 7 15.25345

ŞHT. K. İHL 12 4 11 2 0 24 1 3.753 2 2.5SÜMEYYE SANIR 09A 0 0 0 4 1 3.759 0 9 3 5 1.75 49 265.44517 7 15.25346

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 6 16.5 6 1 5.755 3 4.258 1 7.75YUSUF DURMAZ 09C 0 0 0 0 0 04 1 3.75 2 4 1 49 265.4211 4 10347

AKDENİZ İHL 16 7 14.25 3 2 2.52 3 1.255 4 4EREN GÜNGÖR 09B 0 0 0 4 1 3.755 2 4.5 5 5 3.75 49 265.14517 8 15348

EN EĞİTİM 9 8 7 6 2 5.56 2 5.54 5 2.75ELİF ASYA BÜTE 09B 0 0 0 4 1 3.756 4 5 6 2 5.5 48.75 265.13816 9 13.75349

ŞHT. K. İHL 11 8 9 2 3 1.254 3 3.258 1 7.75Gülsen ÇAM 09B 0 0 0 3 2 2.58 1 7.75 3 5 1.75 48.75 264.76217 6 15.5350

PROJE İHL 16 6 14.5 4 3 3.256 1 5.754 3 3.25MARZİYE TEPE 09A 0 0 0 4 1 3.753 1 2.75 4 6 2.5 48.75 264.46215 8 13351

PROJE İHL 16 5 14.75 4 4 35 3 4.256 3 5.25AYNUHA ÇOLAKER 0 0 0 5 0 53 6 1.5 3 7 1.25 48.75 264.36216 9 13.75352

EN EĞİTİM 21 4 20 0 8 -25 3 4.258 1 7.75UTKU EREN TÜRKÖZ 09A 0 0 0 2 3 1.255 5 3.75 5 5 3.75 48.75 264.21213 12 10353

ŞHT. K. İHL 14 3 13.25 3 0 34 2 3.55 1 4.75Rüveyda AYDIN 09A 0 0 0 4 1 3.757 1 6.75 5 2 4.5 48.25 263.29812 13 8.75354

PROJE İHL 19 6 17.5 3 3 2.253 3 2.255 4 4ÖMER FARUK YILDIRI 09F 0 0 0 2 3 1.257 2 6.5 2 7 0.25 48.5 263.15516 6 14.5355

ŞHT. K. İHL 13 10 10.5 3 4 23 3 2.256 2 5.5AZRA ÖZDEN 09B 0 0 0 2 3 1.257 0 7 3 3 2.25 48.25 262.69819 6 17.5356

PROJE İHL 18 5 16.75 1 5 -0.254 2 3.56 3 5.25BURAK ATUN 09F 0 0 0 4 0 44 2 3.5 3 3 2.25 48.25 262.49815 7 13.25357

EN EĞİTİM 10 7 8.25 6 2 5.54 3 3.258 1 7.75TUBA NAZ TURAN 0 0 0 3 1 2.754 5 2.75 4 5 2.75 48 262.31517 8 15358

PROJE İHL 15 8 13 5 2 4.55 3 4.257 2 6.5ALİ URUÇ 09E 0 0 0 1 2 0.53 2 2.5 4 5 2.75 48 261.9416 8 14359

PROJE İHL 12 6 10.5 3 4 27 1 6.756 3 5.25DİLARA BOBUŞOĞ 09C 0 0 0 3 2 2.52 2 1.5 3 7 1.25 48 261.76519 3 18.25360

PROJE İHL 15 5 13.75 2 3 1.253 2 2.57 2 6.5NİLGÜN GILIÇ 0 0 0 0 0 04 2 3.5 2 4 1 47.75 260.48320 3 19.25362

SAYAÇ MERSİN 17 6 15.5 4 4 36 2 5.56 3 5.25DENİZ OKATAN 09 0 0 0 2 2 1.54 5 2.75 6 4 5 47.5 260.47512 12 9361

PROJE İHL 14 1 13.75 3 4 25 3 4.256 1 5.75ŞAM ALDİF 09C 0 0 0 4 1 3.755 3 4.25 4 5 2.75 47.5 260.4513 8 11363

ŞHT. K. İHL 11 4 10 3 1 2.754 2 3.57 2 6.5EBRAR TUNA AKKUŞ 09B 0 0 0 3 2 2.53 3 2.25 3 7 1.25 47.5 260.0520 5 18.75364

PROJE İHL 17 5 15.75 3 4 23 5 1.758 1 7.75M YASİN SAĞ 09D 0 0 0 3 2 2.55 2 4.5 4 5 2.75 47.25 259.46713 11 10.25365
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ŞHT. K. İHL 11 12 8 5 1 4.755 3 4.254 5 2.75Fatma Nisanur Nergiz 09C 0 0 0 4 1 3.756 2 5.5 5 4 4 47 259.0116 8 14366

PROJE İHL 22 3 21.25 0 0 01 0 12 5 0.75MUHAMMED ERKOL 09E 0 0 0 0 0 05 0 5 0 0 0 47.25 258.01720 3 19.25367

ŞHT. K. İHL 11 8 9 2 3 1.254 2 3.57 2 6.5Zeynep KOÇ 09A 0 0 0 4 1 3.754 3 3.25 5 3 4.25 46.75 257.92817 7 15.25368

ŞHT. K. İHL 13 3 12.25 2 1 1.755 2 4.54 0 4Tuğçe Pelit 09C 0 0 0 1 4 04 3 3.25 5 1 4.75 46.75 257.50218 7 16.25369

PROJE İHL 8 12 5 5 1 4.752 5 0.755 3 4.25YURDAHAN GÜCEOĞL 09F 0 0 0 5 0 56 2 5.5 5 5 3.75 46.5 257.24519 6 17.5370

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

13 3 12.25 2 2 1.53 2 2.55 3 4.25ALİ ARDA POYRAZ 09A 0 0 0 5 0 54 1 3.75 7 3 6.25 46.5 257.1713 8 11371

ŞHT. K. İHL 12 7 10.25 7 0 73 4 24 5 2.75ZEHRA DÖLEN 09B 0 0 0 5 0 55 4 4 7 3 6.25 46.25 256.71212 12 9372

ŞHT. K. İHL 13 5 11.75 3 4 22 5 0.755 4 4Elifnaz GEÇGİL 09A 0 0 0 3 2 2.57 3 6.25 6 4 5 46.25 256.06216 8 14373

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

10 5 8.75 4 3 3.253 5 1.753 6 1.5AYAZ İLKE AYHAN 0 0 0 2 1 1.755 2 4.5 4 2 3.5 46.25 255.63822 3 21.25374

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 4 18 3 2 2.53 4 23 4 2ZÜHRE BAHAR ÖZVER 09B 0 0 0 5 0 52 6 0.5 5 5 3.75 46.25 255.58815 10 12.5375

ŞHT. K. İHL 13 3 12.25 3 2 2.53 2 2.56 1 5.75Kübra KARADAŞ 09B 0 0 0 3 1 2.755 2 4.5 3 4 2 46 255.1815 5 13.75376

PROJE İHL 16 5 14.75 1 3 0.253 3 2.256 1 5.75NİSA KARAÇOC 09C 0 0 0 4 1 3.754 3 3.25 5 4 4 46 255.10514 8 12377

EN EĞİTİM 17 4 16 5 3 4.254 3 3.257 2 6.5TOPRAK EGE BAYKARA 0 0 0 4 1 3.753 5 1.75 5 5 3.75 45.75 254.67210 14 6.5378

PROJE İHL 10 7 8.25 4 3 3.251 5 -0.255 3 4.25* RAK AÇIKGÖZ 09F 0 0 0 4 1 3.756 3 5.25 6 4 5 45.75 254.47218 7 16.25379

ŞHT. K. İHL 9 6 7.5 4 3 3.254 2 3.56 2 5.5Jana TAHLE 09B 0 0 0 3 2 2.56 3 5.25 4 2 3.5 45.5 253.86516 6 14.5380

PROJE İHL 14 9 11.75 4 3 3.254 4 37 2 6.5ALİ HAYDAR TAVLAR 09E 0 0 0 3 2 2.54 2 3.5 4 6 2.5 45.5 253.6415 10 12.5381

SAYAÇ MERSİN 14 8 12 5 3 4.253 5 1.757 2 6.5BAYRAM ARDA AYDIN 09B 0 0 0 1 4 06 4 5 3 6 1.5 44.75 250.91816 9 13.75382

PROJE İHL 8 4 7 1 1 0.754 0 47 2 6.5BEYZA SAĞCAN 09B 0 0 0 4 1 3.753 1 2.75 3 7 1.25 44.75 250.91820 5 18.75383

PROJE İHL 8 6 6.5 3 4 26 2 5.58 1 7.75YAĞMUR ECE ŞENCAN 09B 0 0 0 5 0 53 2 2.5 2 3 1.25 44.5 250.58516 8 14384

ŞHT. K. İHL 11 9 8.75 4 4 33 4 28 1 7.75AYSİMA DOLAŞ 09A 0 0 0 2 3 1.255 2 4.5 6 3 5.25 44.5 250.5614 8 12385

ŞHT. K. İHL 8 8 6 2 4 13 3 2.254 5 2.75Büşra Dİrek 09C 0 0 0 4 1 3.759 1 8.75 5 5 3.75 44.5 250.4118 7 16.25386
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PROJE İHL 10 8 8 4 0 44 3 3.254 5 2.75HÜLYA ERDOĞAN 09B 0 0 0 3 0 34 2 3.5 4 4 3 44.5 250.13518 4 17387

PROJE İHL 13 5 11.75 4 1 3.753 3 2.255 4 4ALİ İNAN 09F 0 0 0 5 0 55 1 4.75 5 3 4.25 44.25 249.75210 6 8.5388

ŞHT. K. İHL 10 9 7.75 2 5 0.754 1 3.756 3 5.25Esra Vural 09C 0 0 0 5 0 57 1 6.75 3 7 1.25 44.25 249.62816 9 13.75389

PROJE İHL 20 4 19 0 0 03 4 24 4 3EMİRHAN BİLGİN 09F 0 0 0 4 0 42 2 1.5 3 4 2 44.25 248.60215 9 12.75390

EN EĞİTİM 12 9 9.75 3 1 2.753 4 25 4 4YAĞMUR AYTEKİN 0 0 0 2 3 1.255 3 4.25 5 5 3.75 44 248.3218 7 16.25391

ŞHT. K. İHL 12 11 9.25 3 3 2.252 3 1.257 0 7BEYZA VANER 09A 0 0 0 2 1 1.754 5 2.75 3 5 1.75 44 248.19519 4 18392

AKDENİZ İHL 17 7 15.25 1 5 -0.253 4 26 3 5.25MUSTAFA ENES GÖNEN 09C 0 0 0 4 1 3.753 5 1.75 4 6 2.5 44 248.0216 9 13.75393

PROJE İHL 10 6 8.5 2 1 1.754 2 3.58 1 7.75MEHMET AKGÜN 09F 0 0 0 3 2 2.53 1 2.75 6 4 5 43.75 248.01214 8 12394

AKDENİZ İHL 15 7 13.25 1 5 -0.252 4 15 4 4HARUN BAŞER 09C 0 0 0 4 1 3.755 1 4.75 6 4 5 43.75 247.51214 7 12.25395

AKDENİZ İHL 13 2 12.5 2 1 1.754 3 3.255 4 4NURİYE DEMİRSO 09A 0 0 0 4 1 3.754 3 3.25 2 6 0.5 43.75 247.33816 5 14.75396

ŞHT. K. İHL 9 7 7.25 2 4 13 2 2.57 1 6.75İrem KAYA 09A 0 0 0 2 3 1.258 1 7.75 5 5 3.75 43.5 247.15515 7 13.25397

PROJE İHL 11 10 8.5 4 3 3.253 5 1.753 4 2ZENGİN YILDIZ 09F 0 0 0 5 0 53 1 2.75 5 2 4.5 43.5 246.7817 5 15.75398

PROJE İHL 10 3 9.25 4 3 3.254 3 3.254 5 2.75BERAT AVCI 09F 0 0 0 3 2 2.55 3 4.25 5 5 3.75 43.25 245.99816 7 14.25399

ŞHT. K. İHL 11 6 9.5 3 5 1.753 5 1.759 0 9ELİFTANRIVERDİ 09A 0 0 0 2 3 1.256 4 5 2 8 0 43.25 245.89817 8 15401

PROJE İHL 14 6 12.5 3 3 2.254 1 3.755 1 4.75ÖMER FARUK ALAN 09E 0 0 0 2 1 1.753 1 2.75 4 2 3.5 43.25 245.89814 8 12400

ŞHT. K. İHL 10 6 8.5 1 2 0.53 0 36 3 5.25Ümmügülsüm YAZAR 09A 0 0 0 3 1 2.754 0 4 4 4 3 43.25 245.87218 7 16.25402

AKDENİZ İHL 11 3 10.25 1 1 0.753 1 2.753 2 2.5YAĞMUR ÇALLI 09A 0 0 0 5 0 53 2 2.5 4 4 3 43.25 245.67218 6 16.5403

PROJE İHL 14 7 12.25 4 4 34 3 3.253 1 2.75ZEYNEP ALTAŞ 09C 0 0 0 3 2 2.54 4 3 3 4 2 42.75 244.00816 8 14404

ŞHT. K. İHL 16 5 14.75 3 1 2.753 1 2.755 4 4Cennet Gül Özgün 09C 0 0 0 2 2 1.51 4 0 4 4 3 42.75 243.75816 8 14405

SAYAÇ MERSİN 11 2 10.5 4 1 3.754 2 3.57 1 6.75ELİF BAYRAM 09 0 0 0 3 1 2.753 4 2 4 3 3.25 42.5 243.72513 12 10406

SAYAÇ ERDEMLİ 11 8 9 0 4 -14 2 3.56 2 5.5ORHAN ARSLAN 0 0 0 3 1 2.755 2 4.5 4 5 2.75 42.5 243.32517 6 15.5407
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ŞHT. K. İHL 15 7 13.25 2 3 1.254 3 3.257 2 6.5SARYA ELİF AKSU 09C 0 0 0 4 1 3.754 4 3 5 5 3.75 42.25 242.84211 14 7.5408

PROJE İHL 4 6 2.5 5 0 55 2 4.54 3 3.25YUSUF AKHAN 09F 0 0 0 4 1 3.756 0 6 4 1 3.75 41.75 241.65214 4 13409

ŞHT. K. İHL 14 1 13.75 3 3 2.253 3 2.259 0 9Sude Soy 09C 0 0 0 2 2 1.52 5 0.75 3 5 1.75 42 241.6113 9 10.75410

ŞHT. K. İHL 13 7 11.25 3 3 2.252 3 1.254 5 2.75ÖZÜM EVREN 09C 0 0 0 4 1 3.754 1 3.75 4 5 2.75 42 241.5116 7 14.25411

SAYAÇ MERSİN 17 4 16 1 2 0.54 2 3.54 4 3AZRA KEKLİK 09 0 0 0 4 1 3.756 4 5 2 8 0 42 241.43513 11 10.25412

ŞHT. K. İHL 9 5 7.75 5 1 4.755 2 4.55 4 4HATİCE KÜBRA AVCI 09A 0 0 0 4 1 3.756 3 5.25 3 6 1.5 41.75 241.40213 11 10.25413

PROJE İHL 15 6 13.5 1 4 01 4 03 4 2UMUT ARAS SOYSONA 09E 0 0 0 0 0 04 2 3.5 5 4 4 41.75 239.97820 5 18.75414

ŞHT. K. İHL 12 4 11 3 3 2.254 2 3.52 7 0.25Ecrin Dağ 09C 0 0 0 4 0 44 3 3.25 4 5 2.75 41.5 239.79516 6 14.5415

ŞHT. K. İHL 15 6 13.5 2 0 24 1 3.753 3 2.25MELİKE YÜĞLÜK 09C 0 0 0 1 2 0.54 3 3.25 2 3 1.25 41.5 239.49517 8 15416

ŞHT. K. İHL 13 7 11.25 4 1 3.753 1 2.756 3 5.25FATMA BETÜL 09B 0 0 0 1 4 02 5 0.75 3 5 1.75 41.25 238.78817 5 15.75417

PROJE İHL 8 4 7 4 1 3.755 2 4.54 1 3.75RUKİYE ŞEKER 09C 0 0 0 4 1 3.754 0 4 2 7 0.25 41 238.5316 8 14418

ŞHT. K. İHL 9 5 7.75 2 0 21 5 -0.257 1 6.75FATMA ZEHRAUSLU 09C 0 0 0 5 0 55 2 4.5 3 6 1.5 41 238.4816 9 13.75419

PROJE İHL 7 9 4.75 5 1 4.752 1 1.757 0 7ZEYNEP ÇELENK 09C 0 0 0 4 0 44 1 3.75 2 3 1.25 40.5 237.11515 7 13.25420

ŞHT. K. İHL 7 3 6.25 2 1 1.753 3 2.255 4 4Ayşegül İlknur Şengül 09B 0 0 0 4 1 3.755 2 4.5 6 4 5 40.25 236.15814 5 12.75421

AKDENİZ İHL 7 2 6.5 1 1 0.753 2 2.56 1 5.75CASIM ELVERİR 09D 0 0 0 3 2 2.52 1 1.75 5 3 4.25 40 234.9517 4 16422

PROJE İHL 10 10 7.5 5 3 4.254 4 34 5 2.75HÜSEYİN CANKONUK 09F 0 0 0 5 0 56 3 5.25 3 7 1.25 39.75 234.51813 9 10.75423

PROJE İHL 16 6 14.5 2 1 1.751 3 0.254 3 3.25EMİN ÖZDEMİR 09E 0 0 0 4 1 3.752 2 1.5 4 3 3.25 39.75 233.74214 10 11.5424

MEZİTLİ PROJE
İHL.

9 6 7.5 1 1 0.751 1 0.755 3 4.25IBRAHIM SHAMDEEN 09P 0 0 0 4 1 3.757 1 6.75 5 3 4.25 39.5 233.58514 10 11.5425

ŞHT. K. İHL 13 8 11 3 4 23 3 2.255 4 4HATİCE UYANIK 09C 0 0 0 3 2 2.54 4 3 4 4 3 39.5 233.2114 9 11.75426

ŞHT. K. İHL 16 2 15.5 3 3 2.252 3 1.253 4 2Elif Nisa Aydoğan 09C 0 0 0 2 2 1.51 2 0.5 2 5 0.75 39.75 233.19217 4 16427

PROJE İHL 15 8 13 2 1 1.752 4 16 3 5.25İBRAHİM ATE Ş 09E 0 0 0 4 1 3.753 4 2 3 6 1.5 39.5 233.0614 11 11.25428
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ŞHT. K. İHL 9 9 6.75 3 5 1.753 3 2.256 3 5.25ZÜMRAL KUMSAL 09B 0 0 0 4 1 3.756 3 5.25 5 3 4.25 39.25 232.95213 12 10429

PROJE İHL 12 10 9.5 3 0 34 2 3.57 2 6.5DENİZ SARIBAZ 09F 0 0 0 4 1 3.752 2 1.5 2 5 0.75 39.25 232.60213 9 10.75430

ŞHT. K. İHL 7 12 4 4 2 3.53 3 2.256 3 5.25Aleyna Nur Özyurt 09C 0 0 0 4 1 3.753 6 1.5 3 7 1.25 39.25 232.45219 5 17.75431

PROJE İHL 10 3 9.25 0 0 01 1 0.755 0 5AYŞEGÜL GÜNE Ş 09A 0 0 0 5 0 51 0 1 1 1 0.75 39.25 231.95219 6 17.5432

PROJE İHL 7 4 6 3 0 32 3 1.255 1 4.75SUDE TOK 09C 0 0 0 4 1 3.754 0 4 4 3 3.25 39 231.8715 8 13433

SAYAÇ MERSİN 14 7 12.25 0 0 00 5 -1.252 3 1.25ZİLAN MANKULİ 0 0 0 4 1 3.753 2 2.5 4 3 3.25 39.25 231.65219 6 17.5434

AKDENİZ İHL 9 3 8.25 2 5 0.751 7 -0.755 4 4HÜSEYİN HAMZA KAPLAN 09C 0 0 0 5 0 57 2 6.5 3 7 1.25 38.75 230.71216 9 13.75435

AKDENİZ İHL 11 6 9.5 4 4 32 6 0.52 7 0.25M.ARDA İNCİ 09B 0 0 0 3 1 2.757 3 6.25 3 7 1.25 38.75 230.43817 7 15.25436

EN EĞİTİM 9 5 7.75 3 4 23 4 29 0 9NİSA ERKOL 0 0 0 1 4 03 2 2.5 4 6 2.5 38.5 230.00515 9 12.75437

ŞHT. K. İHL 9 8 7 3 3 2.251 3 0.256 2 5.5Nur RAİE 09A 0 0 0 4 1 3.753 3 2.25 3 4 2 38.5 229.80517 6 15.5438

PROJE İHL 15 5 13.75 4 3 3.254 3 3.256 2 5.5UFUK NERGİZ 09F 0 0 0 0 2 -0.53 3 2.25 3 5 1.75 38.5 229.75512 11 9.25439

ŞHT. K. İHL 11 8 9 2 0 23 2 2.54 1 3.75Elifsu Zeper 09C 0 0 0 4 1 3.753 3 2.25 4 5 2.75 38.25 229.07214 7 12.25440

ŞHT. K. İHL 16 6 14.5 2 6 0.54 4 33 6 1.5FATMA ASLAN 09C 0 0 0 2 3 1.256 4 5 4 6 2.5 38.25 228.74813 12 10441

ŞHT. K. İHL 8 4 7 3 3 2.254 3 3.255 4 4Ecrinsu Zeynep TAŞTAN 09A 0 0 0 3 1 2.756 2 5.5 3 4 2 38 228.51514 11 11.25442

ŞHT. K. İHL 11 7 9.25 3 2 2.53 1 2.755 3 4.25Hayrunnisa BİNARBAŞI 09A 0 0 0 4 1 3.756 2 5.5 2 5 0.75 37.75 227.65811 8 9443

EN EĞİTİM 7 11 4.25 2 4 16 1 5.757 1 6.75ALYA KAYRA ÖZÇELİK 0 0 0 2 3 1.255 2 4.5 4 5 2.75 37.5 227.07513 7 11.25444

ŞHT. K. İHL 14 10 11.5 2 6 0.53 4 26 3 5.25Zeliha Alabayrak 09C 0 0 0 4 1 3.756 3 5.25 5 5 3.75 37.5 226.9259 14 5.5445

AKDENİZ İHL 13 6 11.5 1 1 0.751 3 0.254 1 3.75MAHMUT ACIM 09B 0 0 0 3 1 2.755 5 3.75 4 5 2.75 37.25 225.44214 9 11.75446

SAYAÇ MERSİN 10 5 8.75 0 0 00 3 -0.754 3 3.25EFE KÜDÜK 09 0 0 0 4 1 3.755 0 5 2 4 1 37 224.43517 4 16447

ŞHT. K. İHL 15 8 13 1 2 0.53 3 2.251 5 -0.25Mervenur Eroğlu 0 0 0 3 1 2.754 4 3 3 2 2.5 37 224.28515 7 13.25448

AKDENİZ İHL 11 6 9.5 2 0 22 2 1.56 2 5.5AHMETENES BULUT 09C 0 0 0 3 1 2.752 2 1.5 3 4 2 36.75 223.90214 8 12449
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AKDENİZ İHL 5 3 4.25 3 2 2.52 3 1.252 2 1.5ELVİN NUR MELEK 09A 0 0 0 5 0 55 1 4.75 4 3 3.25 36.5 223.3715 4 14450

ŞHT. K. İHL 6 9 3.75 8 0 83 2 2.55 4 4Maryam Thamer Ghanım 09B 0 0 0 2 3 1.256 2 5.5 3 3 2.25 36.25 223.06212 12 9451

AKDENİZ İHL 10 12 7 3 1 2.752 2 1.55 4 4ENES ODUNCU 09C 0 0 0 3 1 2.752 1 1.75 3 5 1.75 36.5 222.99517 8 15452

AKDENİZ İHL 3 7 1.25 5 1 4.754 3 3.255 3 4.25AYŞENUR TARHAN 09A 0 0 0 4 1 3.753 4 2 6 2 5.5 36 222.2314 11 11.25453

ŞHT. K. İHL 8 3 7.25 1 4 01 0 14 4 3Fatma Türker 09C 0 0 0 4 0 43 0 3 3 1 2.75 36.25 222.08816 3 15.25454

AKDENİZ İHL 13 5 11.75 2 3 1.252 3 1.253 5 1.75TUBA AKSANLI 09A 0 0 0 4 1 3.754 1 3.75 5 4 4 36 221.45511 10 8.5455

PROJE İHL 13 4 12 0 0 03 0 35 2 4.5UMUT RÜZGAR 09D 0 0 0 0 0 03 1 2.75 0 0 0 36 220.90516 9 13.75456

SAYAÇ MERSİN 15 5 13.75 1 1 0.751 2 0.53 1 2.75ARDA EGE BERK ERDOĞAN 09B 0 0 0 2 0 20 1 -0.25 4 5 2.75 36 220.7316 9 13.75457

AKDENİZ İHL 12 8 10 0 4 -12 4 14 5 2.75SELMAN GÖKYEL 09B 0 0 0 4 1 3.754 3 3.25 4 6 2.5 35.5 219.4415 7 13.25458

AKDENİZ İHL 10 6 8.5 1 1 0.752 5 0.754 4 3BURAK KOCABIY 0 0 0 4 1 3.753 3 2.25 5 5 3.75 35.25 218.80815 10 12.5459

ŞHT. K. İHL 6 12 3 4 3 3.253 3 2.255 3 4.25Luna MANSUR 09A 0 0 0 2 3 1.256 4 5 2 4 1 35 218.2517 8 15460

AKDENİZ İHL 8 2 7.5 2 1 1.753 1 2.755 1 4.75İLAYDA ÇETİN 09A 0 0 0 1 2 0.54 0 4 0 3 -0.75 34.75 217.01816 7 14.25461

AKDENİZ İHL 10 7 8.25 1 5 -0.251 7 -0.756 3 5.25ABDULLAH ORÇUN GÜL 09C 0 0 0 4 1 3.754 4 3 1 7 -0.75 34.25 215.07817 5 15.75462

ŞHT. K. İHL 5 5 3.75 4 4 33 4 26 2 5.5Rana Elif MEMİŞ 09A 0 0 0 1 2 0.55 4 4 4 3 3.25 34 215.04514 8 12463

AKDENİZ İHL 8 10 5.5 2 1 1.753 2 2.56 1 5.75R TUĞBA KARAAĞA 09A 0 0 0 1 2 0.53 4 2 6 2 5.5 34 215.0213 10 10.5464

AKDENİZ İHL 10 9 7.75 2 2 1.52 2 1.54 2 3.5AHMAD KASSAS 09D 0 0 0 4 1 3.755 4 4 4 3 3.25 34 214.9712 13 8.75465

ŞHT. K. İHL 10 7 8.25 3 2 2.53 5 1.755 3 4.25Esilay Odabaşı 09C 0 0 0 2 3 1.255 3 4.25 3 7 1.25 34 214.74513 10 10.5466

AKDENİZ İHL 7 4 6 2 0 21 3 0.253 3 2.25DAVUT UĞUR 09D 0 0 0 4 1 3.755 4 4 3 6 1.5 33.75 213.76216 8 14467

ŞHT. K. İHL 1 1 0.75 1 3 0.253 4 25 3 4.25ELİF RANA KAYA 09C 0 0 0 3 2 2.54 3 3.25 4 4 3 33.5 213.0819 6 17.5468

EN EĞİTİM 13 10 10.5 2 5 0.752 6 0.56 3 5.25HAZAL ASLAN 09A 0 0 0 2 3 1.253 7 1.25 4 5 2.75 33.5 212.7314 11 11.25469

AKDENİZ İHL 12 10 9.5 3 4 22 6 0.53 6 1.5BURAK ÖZBEY 0 0 0 3 2 2.53 7 1.25 5 5 3.75 33.5 212.70515 10 12.5470
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ŞHT. K. İHL 8 9 5.75 2 3 1.253 2 2.52 4 1FEYZA BABACAN 09A 0 0 0 4 1 3.753 2 2.5 2 6 0.5 33.5 212.70518 7 16.25471

AKDENİZ İHL 14 9 11.75 1 3 0.255 3 4.255 4 4ALİM KARAKUŞ 09D 0 0 0 1 1 0.753 3 2.25 2 5 0.75 33 211.11511 8 9472

AKDENİZ İHL 8 7 6.25 2 1 1.751 3 0.253 2 2.5HÜSEYİN UZUN 09D 0 0 0 4 1 3.755 4 4 5 4 4 32.75 210.68213 11 10.25473

ŞHT. K. İHL 10 4 9 3 1 2.752 2 1.54 4 3Hasna ZEİTOUN 09B 0 0 0 1 4 06 3 5.25 3 4 2 32.75 210.50812 11 9.25474

AKDENİZ İHL 6 1 5.75 2 2 1.51 3 0.257 2 6.5YUNUS EMRE SÜT 09D 0 0 0 4 1 3.753 3 2.25 4 3 3.25 32.5 209.97512 11 9.25475

ŞHT. K. İHL 13 7 11.25 1 3 0.253 4 23 5 1.75HÜRÜ MERYEM AYDOĞMUŞ 09A 0 0 0 3 2 2.55 2 4.5 2 7 0.25 32.5 209.3513 12 10476

ŞHT. K. İHL 7 4 6 2 6 0.51 2 0.54 4 3MERYEM HAVVA ÖZMEN 09C 0 0 0 4 1 3.754 3 3.25 3 4 2 32.25 208.69215 7 13.25477

AKDENİZ İHL 10 0 10 0 0 02 2 1.57 1 6.75MOHAMAD HİLAL ALNASHED 09C 0 0 0 1 2 0.52 1 1.75 4 1 3.75 32 207.98510 9 7.75478

AKDENİZ İHL 6 2 5.5 2 1 1.750 2 -0.52 1 1.75HÜSEYİN TIRNAKS 09D 0 0 0 4 0 45 3 4.25 3 4 2 32 207.88515 7 13.25479

AKDENİZ İHL 13 9 10.75 2 2 1.50 4 -14 2 3.5İLAYDA ALUÇ 09A 0 0 0 3 2 2.54 4 3 3 5 1.75 32 207.68513 12 10481

AKDENİZ İHL 15 7 13.25 1 3 0.251 4 03 2 2.5MUHAMMED MURAT GÜNTAY 0 0 0 4 1 3.755 3 4.25 2 6 0.5 32 207.68511 14 7.5480

AKDENİZ İHL 10 6 8.5 1 1 0.752 4 14 4 3MUHAMMED TALHA EFETÜRK 09C 0 0 0 0 0 01 0 1 5 4 4 32 207.53516 9 13.75482

AKDENİZ İHL 7 5 5.75 1 3 0.253 5 1.754 4 3EMİN GÜR 09B 0 0 0 5 0 56 2 5.5 3 4 2 31.5 206.64510 7 8.25483

AKDENİZ İHL 11 10 8.5 2 4 14 2 3.53 4 2BESİ M BULUT 0 0 0 4 1 3.755 5 3.75 0 6 -1.5 31.25 205.31212 7 10.25484

AKDENİZ İHL 5 4 4 3 2 2.54 3 3.251 4 0DUYGU BUĞDAY 09A 0 0 0 4 1 3.754 3 3.25 4 4 3 31 204.80514 11 11.25485

AKDENİZ İHL 12 6 10.5 1 5 -0.253 2 2.52 4 1BURAK KINANÇ 09B 0 0 0 4 1 3.754 5 2.75 3 5 1.75 31 204.3811 8 9486

SAYAÇ K.MARAŞ 13 7 11.25 0 3 -0.753 3 2.255 3 4.25Melis ATEŞLİ 09A 0 0 0 0 0 01 1 0.75 1 1 0.75 31 203.95515 10 12.5487

ŞHT. K. İHL 7 8 5 2 2 1.55 1 4.753 3 2.25İPEK KÜÇÜKOĞLU 09A 0 0 0 5 0 56 3 5.25 3 6 1.5 30.5 203.598 11 5.25488

AKDENİZ İHL 4 5 2.75 0 0 01 3 0.254 2 3.5C MRE ÖZM Z 09A 0 0 0 2 2 1.55 3 4.25 3 3 2.25 30.75 203.57217 3 16.25489

AKDENİZ İHL 5 5 3.75 2 3 1.254 3 3.255 3 4.25İREM MACİR 09A 0 0 0 3 2 2.54 4 3 3 5 1.75 30.5 203.16513 9 10.75490

AKDENİZ İHL 9 8 7 1 5 -0.253 2 2.55 2 4.5ÖMER ÇETİNKA 09D 0 0 0 2 2 1.54 1 3.75 5 5 3.75 30.5 203.1411 13 7.75491
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ŞHT. K. İHL 6 15 2.25 3 5 1.753 4 26 3 5.25Buğlem Naz Türe 09C 0 0 0 2 3 1.253 1 2.75 3 6 1.5 30.5 203.01516 9 13.75492

ŞHT. K. İHL 10 8 8 3 3 2.255 2 4.54 3 3.25Süveyda Ümmü Güceoğlu 09C 0 0 0 2 1 1.753 5 1.75 2 5 0.75 30.5 202.9911 11 8.25493

ŞHT. K. İHL 7 8 5 3 2 2.51 5 -0.253 5 1.75Berra Ayşe TEPE 09A 0 0 0 3 2 2.52 5 0.75 4 4 3 30.5 202.5917 7 15.25494

ŞHT. K. İHL 6 8 4 1 4 04 1 3.754 4 3Zeynep Sevra ÜÇGÜL 09B 0 0 0 2 3 1.255 3 4.25 3 3 2.25 30.25 202.18214 9 11.75495

MEZİTLİ PROJE
İHL.

6 5 4.75 1 2 0.54 1 3.753 3 2.25ABDULLAH EFE BÜLBÜL 09P 0 0 0 3 0 32 3 1.25 4 3 3.25 30.25 202.13214 10 11.5497

AKDENİZ İHL 8 3 7.25 1 1 0.751 3 0.253 1 2.75İSMAİL KARTAL 09B 0 0 0 3 1 2.755 5 3.75 5 5 3.75 30.25 202.13212 12 9496

ŞHT. K. İHL 8 12 5 5 2 4.54 2 3.55 2 4.5Hala Jaboulıeh 09C 0 0 0 2 3 1.255 4 4 3 6 1.5 30 201.8259 13 5.75498

AKDENİZ İHL 9 12 6 1 1 0.751 2 0.56 3 5.25YAVUZ SELİM VAR 09C 0 0 0 0 1 -0.252 0 2 3 5 1.75 30 200.916 8 14499

AKDENİZ İHL 6 4 5 3 2 2.52 2 1.55 1 4.75NADA DERVİŞ 09A 0 0 0 4 1 3.752 1 1.75 2 2 1.5 29.75 200.64211 8 9500

MEZİTLİ PROJE
İHL.

10 6 8.5 1 1 0.751 6 -0.54 3 3.25HAMZA SIBAI 09P 0 0 0 3 2 2.55 5 3.75 6 4 5 29.75 200.54210 14 6.5501

AKDENİZ İHL 3 1 2.75 1 1 0.753 3 2.254 1 3.75MEHMET ALİ DOĞAN 09D 0 0 0 0 1 -0.253 0 3 5 1 4.75 29.75 200.49215 9 12.75502

AKDENİZ İHL 5 4 4 2 3 1.252 4 14 4 3H NİSA KAYA 09A 0 0 0 1 4 04 3 3.25 5 2 4.5 29.5 199.53515 10 12.5503

SAYAÇ K.MARAŞ 2 8 0 2 2 1.51 5 -0.258 0 8ÖZGE ÇEVİKAS 09C 0 0 0 4 1 3.752 2 1.5 4 5 2.75 29.25 199.12814 8 12504

MEZİTLİ PROJE
İHL.

5 6 3.5 3 1 2.752 5 0.754 3 3.25KAMİL MECİT BÜLBÜL 09P 0 0 0 2 3 1.253 4 2 4 4 3 29.25 198.70215 9 12.75505

MEZİTLİ PROJE
İHL.

9 9 6.75 0 4 -11 3 0.255 2 4.5SELAHATTİN BAŞDOĞAN 09P 0 0 0 1 3 0.258 2 7.5 3 6 1.5 28.75 197.03812 12 9506

AKDENİZ İHL 8 8 6 1 1 0.751 1 0.754 5 2.75MAHSUN IRMAK 09C 0 0 0 0 1 -0.252 1 1.75 5 5 3.75 28.75 196.68815 7 13.25507

AKDENİZ İHL 6 2 5.5 1 0 13 1 2.754 4 3FURKAN İPEKKAN 09C 0 0 0 2 3 1.258 2 7.5 2 8 0 28.5 196.45511 14 7.5508

ŞHT. K. İHL 4 12 1 1 0 13 3 2.253 4 2Elif KARPUZ 09A 0 0 0 4 1 3.753 3 2.25 2 3 1.25 28.5 196.15516 4 15509

SAYAÇ K.MARAŞ 8 5 6.75 3 3 2.253 2 2.52 4 1Zeynep GÜLEKEN 09 0 0 0 1 0 13 0 3 0 0 0 28.25 195.04813 5 11.75510

ŞHT. K. İHL 2 12 -1 1 6 -0.54 2 3.53 6 1.5MUHABBET BİRCAN UÇAR 09C 0 0 0 4 1 3.758 1 7.75 4 5 2.75 27.75 194.28213 12 10511

AKDENİZ İHL 10 8 8 0 1 -0.250 3 -0.752 5 0.75ÜMEYİR GÜNGÖR 09C 0 0 0 3 1 2.755 2 4.5 3 4 2 27.75 193.30813 9 10.75512
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AKDENİZ İHL 6 11 3.25 1 5 -0.253 3 2.253 6 1.5MAHMUT EMRESESKİN 09B 0 0 0 5 0 57 2 6.5 3 5 1.75 27.5 193.2511 14 7.5513

EN EĞİTİM 11 14 7.5 3 5 1.753 5 1.755 4 4OĞUZKAĞAN BARIŞKANER 0 0 0 1 4 06 4 5 5 5 3.75 27.5 193.28 17 3.75514

AKDENİZ İHL 7 11 4.25 1 4 02 3 1.256 3 5.25MUHAMMED EYÜP VURAL 09C 0 0 0 4 1 3.753 2 2.5 3 6 1.5 27.5 19312 12 9515

AKDENİZ İHL 8 6 6.5 4 4 34 4 32 7 0.25ENFAL KARAMAN 0 0 0 2 2 1.56 3 5.25 2 8 0 27.5 192.87511 12 8516

EN EĞİTİM 10 11 7.25 3 5 1.753 5 1.753 5 1.75ÇİÇEK ECE TÜRKMEN 0 0 0 2 3 1.253 5 1.75 4 5 2.75 27.5 192.67512 11 9.25517

AKDENİZ İHL 6 2 5.5 0 0 00 0 00 0 0FİRDE VS YAKAN 09A 0 0 0 2 1 1.754 0 4 2 6 0.5 27.25 191.36817 6 15.5518

EN EĞİTİM 9 8 7 4 3 3.251 3 0.254 4 3FURKAN YILDIZ 0 0 0 3 2 2.54 5 2.75 2 4 1 26.75 190.35210 12 7519

AKDENİZ İHL 6 4 5 2 1 1.752 1 1.753 3 2.25HALİT ALNABİ 09D 0 0 0 0 3 -0.751 2 0.5 4 3 3.25 26.75 189.95215 8 13520

EN EĞİTİM 6 5 4.75 0 6 -1.52 4 17 2 6.5NECATİ MERT DEMİRCAN 09A 0 0 0 1 4 06 3 5.25 4 4 3 26.5 189.6711 14 7.5521

AKDENİZ İHL 11 6 9.5 0 0 00 0 04 4 3MUHAMMET ALİ BOZCA 09D 0 0 0 0 5 -1.252 7 0.25 3 6 1.5 26.75 189.42816 9 13.75522

ŞHT. K. İHL 11 6 9.5 4 1 3.751 4 04 5 2.75Şeyda Nur ŞİMŞEK 09A 0 0 0 4 1 3.752 3 1.25 1 8 -1 26.25 188.4629 11 6.25523

ŞHT. K. İHL 2 5 0.75 0 2 -0.51 4 02 4 1ECRİN EİÇEK 09C 0 0 0 4 1 3.755 1 4.75 3 1 2.75 26 187.75515 6 13.5524

AKDENİZ İHL 3 5 1.75 1 2 0.51 2 0.55 1 4.75HİLAL AKBAŞ 09A 0 0 0 2 0 23 1 2.75 4 3 3.25 25.75 187.12212 7 10.25525

AKDENİZ İHL 9 4 8 0 3 -0.753 3 2.253 4 2AZRA CEYLAN 09A 0 0 0 3 2 2.51 1 0.75 3 5 1.75 25.75 186.59812 11 9.25526

MEZİTLİ PROJE
İHL.

4 5 2.75 1 1 0.750 0 03 5 1.75EMİRHAN SARP 0 0 0 5 0 54 1 3.75 3 6 1.5 25 184.52512 10 9.5527

AKDENİZ İHL 6 9 3.75 3 3 2.250 2 -0.54 3 3.25SELÇUK TOKER 09B 0 0 0 2 2 1.53 2 2.5 4 6 2.5 24.75 183.56812 10 9.5528

AKDENİZ İHL 3 3 2.25 0 0 00 3 -0.753 4 2YUSUF İĞDE 09C 0 0 0 3 1 2.754 2 3.5 3 7 1.25 24.75 183.29216 9 13.75529

SAYAÇ MERSİN 13 9 10.75 4 4 32 6 0.59 0 9ŞİRZAT EYMEN AKKUŞ 0 0 0 0 5 -1.252 8 0 2 8 0 24.5 182.717 18 2.5530

ŞHT. K. İHL 6 7 4.25 1 5 -0.254 4 33 6 1.5AYŞENUR OLGUN 09C 0 0 0 2 3 1.254 5 2.75 5 3 4.25 24.25 182.00211 14 7.5531

MEZİTLİ PROJE
İHL.

11 13 7.75 0 6 -1.54 4 32 6 0.5SEYİTHAN AKSU 0 0 0 2 3 1.254 5 2.75 3 4 2 24.25 181.55210 6 8.5532

ŞHT. K. İHL 6 14 2.5 1 5 -0.254 3 3.254 5 2.75Havana Ciğer 09C 0 0 0 3 2 2.55 5 3.75 3 6 1.5 24 181.2711 12 8533
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MEZİTLİ PROJE
İHL.

7 18 2.5 2 6 0.52 6 0.55 4 4EYÜP YUSUF KARA 0 0 0 4 1 3.753 6 1.5 4 6 2.5 24 181.19512 13 8.75534

SAYAÇ MERSİN 6 9 3.75 4 3 3.253 5 1.752 4 1ÖYKÜ DENİZ ZORLU 0 0 0 3 2 2.53 6 1.5 2 7 0.25 24 180.94513 12 10535

AKDENİZ İHL 7 10 4.5 2 4 15 3 4.253 6 1.5BURAL ÖZDAL 09B 0 0 0 2 1 1.756 3 5.25 2 7 0.25 23.75 180.4888 11 5.25536

AKDENİZ İHL 2 10 -0.5 4 4 31 6 -0.55 2 4.5KÜBRA SAL 09A 0 0 0 2 3 1.255 3 4.25 3 3 2.25 23.5 179.7312 11 9.25537

AKDENİZ İHL 3 3 2.25 4 4 33 5 1.755 4 4MAHMUT GHANEM 09D 0 0 0 1 4 05 5 3.75 2 8 0 23.5 179.50512 13 8.75538

MEZİTLİ PROJE
İHL.

8 6 6.5 0 5 -1.251 3 0.253 3 2.25SEFA SADIK BULUT 09P 0 0 0 3 2 2.55 1 4.75 1 5 -0.25 23.5 179.0811 9 8.75539

ŞHT. K. İHL 7 6 5.5 1 1 0.751 5 -0.255 3 4.25Zeynep DEMİRTAŞ 09A 0 0 0 3 1 2.751 0 1 3 3 2.25 23.25 178.4989 8 7540

ŞHT. K. İHL 10 12 7 3 5 1.753 5 1.752 7 0.25Sümeyye Ecrin DAR 09A 0 0 0 3 2 2.52 8 0 3 7 1.25 23.25 178.17212 13 8.75541

AKDENİZ İHL 11 10 8.5 2 3 1.250 6 -1.55 2 4.5AHMET YASİN KARTAL 09C 0 0 0 2 1 1.750 0 0 3 6 1.5 22.75 176.50810 13 6.75542

AKDENİZ İHL 3 8 1 2 2 1.52 1 1.753 1 2.75FATİH BAŞBİLE 09B 0 0 0 1 1 0.754 2 3.5 3 3 2.25 22.5 176.17510 4 9543

ŞHT. K. İHL 7 6 5.5 0 0 02 0 20 3 -0.75ZİŞAN NASANLI 09A 0 0 0 1 0 11 1 0.75 1 3 0.25 22.75 176.08216 8 14544

MEZİTLİ PROJE
İHL.

7 6 5.5 1 7 -0.753 3 2.251 7 -0.75UMUT EREN YAŞAR 09P 0 0 0 3 2 2.54 6 2.5 3 7 1.25 22.5 175.62513 12 10545

ŞHT. K. İHL 8 4 7 0 4 -12 3 1.254 5 2.75Bilge SOLAK 09A 0 0 0 1 3 0.252 1 1.75 2 7 0.25 22.5 175.4512 7 10.25546

AKDENİZ İHL 4 5 2.75 2 1 1.753 3 2.252 4 1ECRİN AKTAŞ 09A 0 0 0 4 1 3.751 3 0.25 2 4 1 22.25 175.09212 10 9.5547

AKDENİZ İHL 5 12 2 2 3 1.252 5 0.754 5 2.75MEHMET EMİN YILDIZ 09C 0 0 0 4 1 3.751 3 0.25 2 7 0.25 22.25 174.99214 11 11.25548

MEZİTLİ PROJE
İHL.

9 5 7.75 1 0 11 0 15 1 4.75IBRAHIM HOMSI 09P 0 0 0 2 1 1.751 3 0.25 2 1 1.75 22 174.315 5 3.75549

AKDENİZ İHL 7 6 5.5 2 2 1.53 1 2.752 5 0.75ALİ BOZKURT 09D 0 0 0 1 3 0.253 4 2 3 6 1.5 21.75 173.30211 14 7.5550

AKDENİZ İHL 7 2 6.5 1 1 0.754 2 3.51 3 0.25ŞEYMA KARADUM 09A 0 0 0 0 0 03 4 2 2 7 0.25 21.75 173.10211 10 8.5551

MEZİTLİ PROJE
İHL.

2 0 2 0 1 -0.251 2 0.55 3 4.25MUHAMMET ENES KÖKSAL 09P 0 0 0 2 2 1.53 3 2.25 6 2 5.5 21.5 172.978 9 5.75552

AKDENİZ İHL 4 2 3.5 1 2 0.52 3 1.255 2 4.5ATA BERAT TOKER 09B 0 0 0 4 1 3.752 1 1.75 1 6 -0.5 21.25 171.8889 10 6.5553

ŞHT. K. İHL 3 4 2 1 1 0.753 3 2.251 1 0.75Bilge Irmak KIRAÇ 09A 0 0 0 3 2 2.55 2 4.5 0 7 -1.75 21.25 171.66212 7 10.25554
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AKDENİZ İHL 9 16 5 1 1 0.752 2 1.53 3 2.25SEYYİD ÖMERKARA 09D 0 0 0 1 3 0.254 4 3 2 7 0.25 20.25 168.23210 11 7.25555

MEZİTLİ PROJE
İHL.

7 5 5.75 2 0 23 2 2.54 2 3.5AHMET EREN ASLANTAŞ 09P 0 0 0 2 1 1.750 4 -1 3 3 2.25 20 167.76 11 3.25556

ŞHT. K. İHL 4 4 3 0 1 -0.252 0 22 2 1.5Ebrar DOĞAN 09A 0 0 0 2 3 1.251 0 1 3 6 1.5 20 167.313 12 10557

SAYAÇ MERSİN 2 8 0 2 2 1.50 5 -1.252 3 1.25MUSTAFA HAKTAN DOLAŞ 0 0 0 3 2 2.56 3 5.25 2 3 1.25 19.25 165.15212 13 8.75558

AKDENİZ İHL 2 12 -1 2 3 1.252 4 11 6 -0.5ZEYNEP GÖKCE 09A 0 0 0 4 1 3.755 3 4.25 5 4 4 18.75 163.8129 12 6559

MEZİTLİ PROJE
İHL.

1 1 0.75 2 3 1.253 2 2.51 5 -0.25MUSTAFA DEMİRASLAN 09P 0 0 0 2 3 1.254 3 3.25 4 3 3.25 18.25 161.8989 11 6.25560

MEZİTLİ PROJE
İHL.

3 11 0.25 2 5 0.753 4 24 4 3HAYYEN SELİM 09P 0 0 0 2 3 1.250 10 -2.5 4 4 3 18.25 161.52213 10 10.5561

EN EĞİTİM 2 5 0.75 2 3 1.255 3 4.253 5 1.75BERRAK BEHİŞ 09B 0 0 0 1 4 02 3 1.25 2 7 0.25 17.5 159.1511 12 8562

AKDENİZ İHL 10 3 9.25 0 3 -0.752 3 1.255 3 4.25HASAN ÖZKAYA 09C 0 0 0 0 0 01 3 0.25 0 0 0 17.25 157.9426 12 3563

MEZİTLİ PROJE
İHL.

3 13 -0.25 2 2 1.52 5 0.755 2 4.5YUSUF KALKAN 0 0 0 0 1 -0.253 6 1.5 2 5 0.75 17 157.48510 6 8.5564

AKDENİZ İHL 3 7 1.25 0 0 00 0 01 3 0.25FATİH BAHA BOYRAZ 09B 0 0 0 4 1 3.750 0 0 1 8 -1 16.75 156.07815 10 12.5565

AKDENİZ İHL 1 5 -0.25 1 1 0.754 3 3.252 1 1.75ALPEREN ADIGÜZEL 09C 0 0 0 3 1 2.752 4 1 1 2 0.5 16 154.289 11 6.25566

MEZİTLİ PROJE
İHL.

2 7 0.25 0 1 -0.252 2 1.52 4 1MURAT TOMAK 09P 0 0 0 3 0 31 2 0.5 3 4 2 15.5 152.3910 10 7.5567

AKDENİZ İHL 10 10 7.5 2 6 0.52 6 0.50 9 -2.25ABDULHADİ FARES 09B 0 0 0 0 5 -1.255 5 3.75 2 7 0.25 15.5 151.76510 14 6.5568

AKDENİZ İHL 6 3 5.25 0 0 01 0 11 2 0.5DAVUT GENÇ 0 0 0 1 2 0.53 5 1.75 1 6 -0.5 15 150.27510 14 6.5569

AKDENİZ İHL 3 6 1.5 1 4 00 6 -1.53 2 2.5UMUT PARLAK 09D 0 0 0 2 0 23 2 2.5 3 4 2 14.25 148.2028 11 5.25570

AKDENİZ İHL 4 4 3 2 3 1.251 3 0.253 5 1.75AHMETYAŞAR ÖRNEK 09D 0 0 0 2 3 1.252 8 0 3 7 1.25 13.75 146.3629 16 5571

MEZİTLİ PROJE
İHL.

2 1 1.75 0 0 00 0 01 5 -0.25İSMAİL YETKİN 09P 0 0 0 2 3 1.254 4 3 3 5 1.75 13.5 145.539 12 6572

AKDENİZ İHL 0 1 -0.25 0 0 00 0 01 0 1HASAN ALİ DEVECİOĞLU 09C 0 0 0 0 0 00 2 -0.5 2 3 1.25 12.5 141.813 8 11573

MEZİTLİ PROJE
İHL.

1 6 -0.5 2 2 1.51 3 0.253 4 2KHALED ALHERSH 09P 0 0 0 3 2 2.54 3 3.25 4 6 2.5 12 141.165 18 0.5574
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MEZİTLİ PROJE
İHL.

3 10 0.5 0 0 02 1 1.751 4 0ABDULLA ALKHATE 09P 0 0 0 3 1 2.753 5 1.75 3 4 2 12 140.7854 3 3.25575

AKDENİZ İHL 3 10 0.5 1 0 11 4 02 4 1BAKİ ÖKSÜZ 09D 0 0 0 3 2 2.51 4 0 0 4 -1 12 140.3110 8 8576

MEZİTLİ PROJE
İHL.

8 11 5.25 2 4 11 2 0.51 8 -1MİA** R* A 09P 0 0 0 2 3 1.253 7 1.25 4 4 3 11.75 139.7285 18 0.5577

EN EĞİTİM 7 15 3.25 1 1 0.753 5 1.750 6 -1.5ULAŞ YILDIRIM 0 0 0 2 3 1.252 5 0.75 2 7 0.25 11.75 139.4529 15 5.25578

MEZİTLİ PROJE
İHL.

7 17 2.75 2 5 0.751 7 -0.754 5 2.75ABDULRAHMAN 09 0 0 0 3 2 2.51 9 -1.25 0 10 -2.5 11.75 139.27811 14 7.5579

MEZİTLİ PROJE
İHL.

4 3 3.25 1 4 02 0 20 0 0ABUZER ENES YİĞİT 09P 0 0 0 1 4 03 6 1.5 1 2 0.5 11.5 138.6957 11 4.25580

PROJE İHL 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0HAMZA AKDEMİR 09D 0 0 0 0 0 09 1 8.75 3 2 2.5 11.25 138.5880 0 0581

AKDENİZ İHL 2 2 1.5 0 0 01 1 0.751 2 0.5ARİF DEMİRAS 0 0 0 3 0 31 0 1 1 6 -0.5 10.75 136.2728 14 4.5582

MEZİTLİ PROJE
İHL.

2 10 -0.5 1 5 -0.252 6 0.52 6 0.5ÖMER KURT 09P 0 0 0 1 3 0.254 6 2.5 2 5 0.75 10 133.7259 11 6.25583

EN EĞİTİM 3 7 1.25 1 7 -0.753 5 1.751 8 -1ERAY SERTKAYA 09B 0 0 0 1 4 01 9 -1.25 4 6 2.5 8.75 129.26210 15 6.25584

MEZİTLİ PROJE
İHL.

5 6 3.5 2 5 0.754 4 32 7 0.25AHMET DENİZ ALTUNDAL 09P 0 0 0 1 4 02 7 0.25 1 8 -1 8 126.9656 19 1.25585

SAYAÇ K.MARAŞ 2 16 -2 3 4 22 6 0.52 7 0.25Eren ORÇAN 0 0 0 2 3 1.253 7 1.25 1 9 -1.25 7.75 126.2089 13 5.75586

EN EĞİTİM 7 18 2.5 2 6 0.52 6 0.54 5 2.75PELİN FATMA ÖLÇER 09B 0 0 0 1 4 01 9 -1.25 1 9 -1.25 7.5 125.18 17 3.75587

MEZİTLİ PROJE
İHL.

3 12 0 2 6 0.52 6 0.54 5 2.75HOSNI NABHAN 09P 0 0 0 1 3 0.251 6 -0.5 2 6 0.5 4 113.723 12 0588

MEZİTLİ PROJE
İHL.

0 15 -3.75 0 0 02 6 0.52 7 0.25FURKAN ÖZKOL P 0 0 0 0 0 05 5 3.75 2 4 1 3 110.546 19 1.25589

MEZİTLİ PROJE
İHL.

0 4 -1 2 6 0.52 6 0.52 7 0.25BERAT SUAT AYDOĞAN 09P 0 0 0 0 5 -1.253 7 1.25 1 9 -1.25 3 109.998 16 4590

ŞHT. K. İHL 3 17 -1.25 3 5 1.751 6 -0.52 7 0.25EBRAR KOCA 09D 0 0 0 0 5 -1.253 7 1.25 1 9 -1.25 0.25 100.8586 19 1.25591

1.97 2.96 1.233.62 3.18 2.83 28.79 197.071.55 2.13 1.0112.88 9.57 10.49 7.69 6.05 6.183.10 4.78 1.913.51 2.73 2.82 2.65 1.35 2.310.00 0.00 0.00AKDENİZ İHL

4.14 3.27 3.325.68 3.00 4.93 38.58 230.323.36 3.55 2.4813.64 10.59 10.99 11.14 8.05 9.134.27 4.95 3.034.14 4.36 3.05 2.32 2.64 1.660.00 0.00 0.00EN EĞİTİM

5.75 1.86 5.296.94 1.96 6.45 71.58 341.605.04 1.65 4.6219.79 4.68 18.62 21.29 3.09 20.526.38 3.29 5.556.63 1.41 6.27 4.40 0.57 4.260.00 0.00 0.00EYÜP AYGAR FEN LİSESİ
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1.97 3.17 1.173.10 4.14 2.07 19.39 165.491.17 2.86 0.469.28 11.41 6.42 5.55 7.55 3.663.00 4.59 1.853.14 4.52 2.01 2.24 2.00 1.740.00 0.00 0.00MEZİTLİ PROJE İHL.

4.24 2.56 3.605.91 2.37 5.31 54.61 284.263.92 2.15 3.3917.55 5.99 16.05 15.77 5.16 14.484.62 3.99 3.625.09 1.71 4.66 3.71 0.82 3.500.00 0.00 0.00PROJE İHL

4.00 2.00 3.506.00 2.00 5.50 42.50 243.330.00 4.00 -1.0017.00 6.00 15.50 11.00 8.00 9.004.00 5.00 2.755.00 2.00 4.50 3.00 1.00 2.750.00 0.00 0.00SAYAÇ ERDEMLİ

3.86 3.14 3.075.29 2.71 4.61 38.64 230.392.86 2.29 2.2914.57 7.14 12.79 10.57 7.14 8.793.00 4.14 1.963.43 2.43 2.82 2.57 1.00 2.320.00 0.00 0.00SAYAÇ K.MARAŞ

3.57 2.93 2.836.37 1.87 5.90 51.91 275.133.60 2.10 3.0816.63 7.40 14.78 15.73 5.53 14.354.50 4.53 3.375.17 2.40 4.57 3.37 1.33 3.030.00 0.00 0.00SAYAÇ MERSİN

3.41 2.65 2.754.98 3.08 4.21 40.67 237.292.89 2.74 2.2015.15 8.16 13.11 10.78 6.84 9.073.64 4.55 2.504.82 2.68 4.15 3.09 1.61 2.690.00 0.00 0.00ŞHT. K. İHL

5.12 2.23 4.567.06 1.80 6.61 66.93 325.824.66 2.23 4.1019.51 4.78 18.31 20.28 3.97 19.285.40 4.16 4.366.00 1.80 5.55 4.30 0.56 4.160.00 0.00 0.00YAHYA AKEL FEN LİSESİ

16.73 6.83 15.02 5.75 2.49 5.120.00 0.00 0.00 3.56 1.07 3.295.15 2.23 4.60 4.63 4.17 3.59 15.10 5.19 13.80 4.11 2.51 3.49 3.61 2.24 3.05 51.97 275.36GENEL ORTALAMA
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