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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 7 1 6.758 0 88 1 7.75AYTEN ÖZDEMİR 11A 5 0 5 5 0 56 2 5.5 6 1 5.75 91.25 408.23823 2 22.51

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 7 1 6.758 0 89 0 9ELİFNAZ DEMİR 11A 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 87.75 396.20823 1 22.752

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.757 1 6.759 0 9KADİR CENGİZ 11E 5 0 5 5 0 57 1 6.75 6 1 5.75 87.5 395.87520 5 18.753

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 0 24 8 0 88 0 88 1 7.75ABDULLAH KÖSE 11E 5 0 5 5 0 56 2 5.5 6 1 5.75 86.75 393.37819 5 17.754

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 1 22.75 7 1 6.758 0 88 1 7.75EYLÜL DUYMAZ 11A 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 5 2 4.5 86.75 393.00223 1 22.755

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.757 1 6.758 0 8YAĞIZ TARIM 11A 4 1 3.75 5 0 57 0 7 6 1 5.75 86.25 391.51220 2 19.56

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 8 0 88 0 89 0 9CANBERK İNCEMAN 11B 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 6 1 5.75 86.25 391.46221 4 207

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.758 0 89 0 9ZÜLAL BESİLİ 11D 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 6 1 5.75 85.75 389.92219 3 18.258

SAYAÇ K.MARAŞ 25 0 25 8 0 88 0 89 0 9Halil Kaan DEMİRCİ 3 2 2.5 5 0 56 0 6 4 1 3.75 85.25 388.10818 0 189

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 7 1 6.758 0 89 0 9ZÜMRA TÜRKOĞLU 11A 3 2 2.5 4 1 3.756 2 5.5 3 4 2 85.25 387.63223 1 22.7510

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.758 0 89 0 9HALİL AKGÜL 11F 5 0 5 5 0 55 3 4.25 4 3 3.25 85 387.17521 4 2011

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 0 24 7 1 6.758 0 88 1 7.75DENİZ CEM KÜL 11E 5 0 5 5 0 57 1 6.75 4 1 3.75 84.75 386.51819 5 17.7512

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.758 0 89 0 9HÜSEYİN AVERBEK 11B 3 2 2.5 4 0 45 3 4.25 6 1 5.75 84.5 385.4121 2 20.513

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 8 0 88 0 89 0 9NİSA CÜCE 11E 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 1 0 1 84.25 384.45221 3 20.2514

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.58 0 88 1 7.75BERİL ÖZTÜRK 11B 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 5 2 4.5 84 383.7223 1 22.7515

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 6 2 5.58 0 89 0 9ARDA KALKAN 11F 5 0 5 4 1 3.755 3 4.25 5 2 4.5 83.75 382.88820 5 18.7516

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 8 0 87 1 6.759 0 9AHMET ALACAKA 11B 4 1 3.75 4 1 3.757 1 6.75 5 1 4.75 83.5 382.3316 1 15.7517

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.758 0 89 0 9EGE DEMİRSOY 11E 5 0 5 5 0 55 3 4.25 5 2 4.5 83.5 382.30518 3 17.2518

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 5 2 4.58 0 89 0 9NATALYE KILIÇ 11C 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 83.25 381.12221 2 20.519

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 8 0 88 0 89 0 9ELİF AHSEN ÜNVER 11D 5 0 5 5 0 57 1 6.75 5 2 4.5 83 381.01516 7 14.2520
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 8 0 88 0 89 0 9MELİKE KAAN ÖZBEY 4 1 3.75 5 0 58 0 8 5 2 4.5 83 381.01517 6 15.521

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 0 24 7 1 6.758 0 87 2 6.5İBRAHİM ÖZBAY 11D 5 0 5 5 0 56 2 5.5 4 0 4 83 380.46519 3 18.2522

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 1 6.758 0 87 2 6.5DİCLE SALIK 11C 4 1 3.75 5 0 54 4 3 6 1 5.75 83 380.26522 1 21.7523

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.758 0 89 0 9AYŞE ŞULE YILDIRIM 11F 5 0 5 5 0 56 2 5.5 4 2 3.5 82.5 37917 4 1624

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 1 6.757 1 6.758 1 7.75ITIR YÜKSEL 11C 4 1 3.75 5 0 55 2 4.5 6 1 5.75 82.5 378.7520 1 19.7525

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 6 2 5.57 1 6.759 0 9SAMET ONUR DÖLEK 11B 5 0 5 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 82.5 378.72523 2 22.526

SAYAÇ K.MARAŞ 24 1 23.75 8 0 88 0 89 0 9EFE YİĞİT ÇINAR 5 0 5 5 0 55 3 4.25 4 1 3.75 82.25 378.19216 2 15.527

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 2 5.57 1 6.758 1 7.75DENİZ AK 11E 5 0 5 5 0 57 1 6.75 5 1 4.75 82.25 378.04218 4 1728

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 8 0 88 0 89 0 9HAZAL GÜREL 11E 3 2 2.5 4 0 46 2 5.5 4 1 3.75 82.25 377.96819 5 17.7529

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 8 0 88 0 88 1 7.75GÜVEN GİLİK 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 6 0 6 82 377.33515 3 14.2530

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

25 0 25 8 0 88 0 89 0 9BURAK EKER 11C 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 5 2 4.5 82 377.18516 1 15.7531

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 1 22.75 6 2 5.57 1 6.759 0 9ZEYNEP AKBAY 11F 5 0 5 5 0 57 1 6.75 3 1 2.75 82 377.13519 2 18.532

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 2 5.58 0 89 0 9YAĞMUR ÜSTÜNEL 11D 5 0 5 4 1 3.755 2 4.5 5 1 4.75 82 377.1118 1 17.7533

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 2 5.58 0 89 0 9ESMA YILDIZBÜBERİ 11B 4 0 4 5 0 56 2 5.5 6 1 5.75 81.75 376.50216 3 15.2534

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.58 0 88 1 7.75BAHADIR DUMAN 11C 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 5 2 4.5 81.25 374.56221 4 2035

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.757 1 6.758 1 7.75MİNA NAZ ÇELİK 11D 4 1 3.75 5 0 57 1 6.75 4 3 3.25 81.25 374.56221 4 2036

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 6 2 5.58 0 89 0 9MELİS TİTİZ 11A 4 1 3.75 4 1 3.755 3 4.25 4 3 3.25 81.25 374.31220 5 18.7537

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 8 0 88 0 89 0 9EFE ZİYA ÇULHA 11D 3 1 2.75 5 0 56 2 5.5 4 2 3.5 81 373.90517 6 15.538

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 2 5.58 0 88 1 7.75FATMANAZ ÜNAL 11B 4 1 3.75 5 0 55 2 4.5 4 3 3.25 81 373.50520 2 19.539

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.758 0 89 0 9EZGİ ECEM MIZRAK 11D 5 0 5 5 0 54 2 3.5 2 4 1 80.75 372.72219 1 18.7540
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YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 1 20.75 5 3 4.258 0 88 1 7.75HÜMEYRA ÇELİK 11B 3 2 2.5 4 1 3.756 2 5.5 5 2 4.5 80.75 372.52224 1 23.7541

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 8 0 87 1 6.758 1 7.75EREN ÖZEREN 11E 4 1 3.75 5 0 53 5 1.75 6 1 5.75 80 370.27520 5 18.7542

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 5 3 4.258 0 89 0 9ÖZGÜR UÇAR 11E 5 0 5 5 0 57 1 6.75 2 2 1.5 79.75 369.51817 2 16.543

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.758 0 89 0 9HABİBE İREM SARI 11D 4 1 3.75 5 0 54 4 3 7 0 7 79.5 368.98517 5 15.7544

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 2 5.58 0 88 1 7.75MEHMET ATLEN 5 0 5 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 79.5 368.73518 4 1745

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 8 0 86 2 5.59 0 9SAMİ KUŞ 11F 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 79.5 368.73518 4 1746

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 7 1 6.758 0 87 2 6.5KAAN CANATAN 11C 4 1 3.75 5 0 56 1 5.75 6 1 5.75 79.25 368.05213 1 12.7547

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 1 22.75 8 0 88 0 88 1 7.75SELİN ADA BALKAN 11E 4 0 4 5 0 56 2 5.5 3 2 2.5 79 367.14516 2 15.548

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 7 1 6.757 0 79 0 9EYLÜL ELİF KISAKÜREK 11F 5 0 5 5 0 54 1 3.75 3 0 3 79 367.0215 2 14.549

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.758 0 88 1 7.75EMİNE DİLARA SAYGI 4 1 3.75 5 0 56 1 5.75 5 1 4.75 78.75 366.41214 3 13.2550

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 2 5.57 1 6.758 1 7.75MEHMET EFE ÇELİK 11B 4 1 3.75 4 1 3.756 2 5.5 7 0 7 78.75 366.23818 7 16.2551

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 1 21.75 8 0 88 0 89 0 9ŞEBNEM KÖKSAL 11E 4 0 4 5 0 52 4 1 4 1 3.75 78.75 366.11219 3 18.2552

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.757 1 6.758 1 7.75ŞEFİKA NİSA TEMİR 11B 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 4 3 3.25 78.5 365.15520 1 19.7553

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 8 0 86 2 5.58 1 7.75ÜZEYİR MERT ÇOLAK 11F 4 0 4 5 0 57 1 6.75 6 1 5.75 78.25 364.84816 7 14.2554

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 8 0 88 0 88 1 7.75YİĞİT ÇEVİK 11E 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 5 0 5 78.25 364.74815 4 1455

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 6 2 5.58 0 89 0 9UFUK MUTLU 11B 5 0 5 5 0 54 4 3 4 3 3.25 78.25 364.44815 2 14.556

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

25 0 25 8 0 88 0 89 0 9BEGÜM ERPOLAT 11C 3 2 2.5 5 0 55 1 4.75 2 3 1.25 78 363.5915 2 14.557

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.758 0 88 1 7.75ECE NAZ ŞARKLI 11D 5 0 5 5 0 55 3 4.25 5 0 5 77.75 363.08213 3 12.2558

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 8 0 88 0 89 0 9ZEHRA ÇARPAR 11C 3 1 2.75 5 0 54 3 3.25 4 1 3.75 77.75 362.88215 3 14.2559

SAYAÇ K.MARAŞ 25 0 25 6 2 5.58 0 89 0 9AHMET SELİM ŞAHİN 11 5 0 5 5 0 55 3 4.25 3 2 2.5 77.75 362.83214 2 13.560
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YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.758 0 89 0 9MURATCAN IŞIK 11F 4 0 4 4 1 3.753 2 2.5 6 0 6 77.5 362.07514 1 13.7561

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 1 6.758 0 89 0 9ELİF KAYA 11B 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 4 3 3.25 76.75 359.45217 6 15.562

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 2 5.58 0 88 1 7.75SUDE NUR SALDI 11C 2 3 1.25 5 0 55 1 4.75 6 1 5.75 76.5 358.54516 5 14.7563

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 5 3 4.257 1 6.757 2 6.5TAREK JAVAD 11B 4 1 3.75 4 1 3.756 2 5.5 6 0 6 76.5 358.39518 7 16.2564

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 1 6.757 1 6.759 0 9ORHAN KEMALTAMER 11E 5 0 5 5 0 57 1 6.75 5 2 4.5 76.25 358.28813 12 1065

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 0 24 8 0 88 0 86 3 5.25MUSTAFA SEYHAN 11B 2 3 1.25 4 1 3.755 3 4.25 4 0 4 76.25 357.36218 1 17.7566

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 8 0 88 0 88 1 7.75ABDURRAHMAN ÇAKIRTAŞ 11C 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 3 4 2 76 356.95514 7 12.2567

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 1 22.75 6 2 5.58 0 89 0 9GÜLDEREN GÖK 11A 4 0 4 4 1 3.754 3 3.25 4 3 3.25 76 356.75518 6 16.568

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 5 3 4.257 1 6.757 2 6.5ALPER SAKİN 11 5 0 5 5 0 54 4 3 2 1 1.75 76 356.30522 3 21.2569

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

25 0 25 7 1 6.758 0 88 1 7.75DUYGU ÇOBAN 11B 4 1 3.75 4 1 3.755 3 4.25 4 1 3.75 75.75 356.04814 5 12.7571

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 2 5.58 0 89 0 9ŞEVVAL YILMAZ 11A 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 3 2 2.5 75.75 356.04816 3 15.2570

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.58 0 88 1 7.75HATUN AKCA 11D 4 1 3.75 5 0 55 2 4.5 3 1 2.75 75.75 355.97218 3 17.2572

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 2 5.58 0 89 0 9AYŞE MERİÇ BAŞBAĞ 11B 5 0 5 5 0 54 4 3 4 2 3.5 75.5 355.31515 4 1473

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 6 17.5 5 3 4.258 0 88 1 7.75TALHA MEYDAN 11C 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 5 2 4.5 75.5 355.2920 3 19.2574

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 8 0 85 3 4.258 1 7.75FURKAN YILDIZ 11F 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 75.5 355.16519 4 1875

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 6 2 5.58 0 88 1 7.75GÖZDE NİLAYAKDEMİ 11B 3 2 2.5 5 0 57 1 6.75 2 5 0.75 75.5 355.0416 7 14.2576

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 5 1 4.757 1 6.759 0 9YAREN NUR SAÇAN 11C 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 3 1 2.75 75.5 355.0417 6 15.577

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.757 1 6.759 0 9ARDA BİNGÜLLÜ 11F 4 1 3.75 5 0 52 6 0.5 4 3 3.25 75.5 354.91520 3 19.2578

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 8 0 87 0 79 0 9MEHMET ALP OĞUZTEKİN 2 3 1.25 5 0 57 0 7 4 2 3.5 75.25 354.65813 4 1279

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 2 21.5 7 1 6.756 2 5.58 1 7.75İDİL AYTÜRE ÜNLENMİŞ 11F 4 0 4 4 1 3.756 2 5.5 6 1 5.75 75.25 354.48215 1 14.7580
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.758 0 86 3 5.25MUCTEBA KAPUZUZ 11B 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 6 1 5.75 75 353.62515 10 12.581

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 1 20.75 5 3 4.258 0 89 0 9YAĞMUR İŞPER 11D 3 2 2.5 5 0 56 1 5.75 1 4 0 74.75 352.36820 2 19.582

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 5 17.75 5 3 4.258 0 89 0 9CEM TURHAL 11F 4 1 3.75 5 0 57 1 6.75 6 1 5.75 74.5 352.33516 7 14.2583

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.758 0 89 0 9MUSA YİĞİT KOŞAR 11D 4 0 4 4 1 3.756 2 5.5 4 2 3.5 74.5 352.13514 5 12.7584

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.758 0 88 1 7.75ZEYNEP TÜRK 11C 5 0 5 5 0 55 3 4.25 4 3 3.25 74.5 352.08514 3 13.2585

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

25 0 25 7 1 6.758 0 89 0 9EFE YEĞİN 11C 2 3 1.25 5 0 56 2 5.5 3 2 2.5 74.5 351.88513 6 11.586

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 6 2 5.58 0 87 2 6.5ARDA BAHADIR 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 5 2 4.5 74.5 351.7119 3 18.2587

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 2 21.5 6 2 5.57 1 6.759 0 9EGE YAVUZYOLCU 11F 5 0 5 5 0 52 6 0.5 3 4 2 74.5 351.4620 3 19.2588

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 2 5.58 0 88 1 7.75CEREN KIRATLI 11F 3 1 2.75 5 0 55 3 4.25 4 3 3.25 74.25 350.90215 4 1489

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 1 6.758 0 89 0 9CEMAL YAPICI 11D 3 2 2.5 5 0 54 4 3 5 2 4.5 74 350.29514 5 12.7590

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 1 5.758 0 88 1 7.75GÜLŞEN MERCAN 11C 5 0 5 5 0 55 3 4.25 3 3 2.25 74 350.2215 1 14.7591

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.758 0 88 1 7.75ZEHRA ESİN GÖKKOCA 11C 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 3 4 2 74 350.1717 7 15.2592

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.58 0 89 0 9EKİN SU ÖZSEKER 11C 3 2 2.5 5 0 54 4 3 4 3 3.25 74 350.04517 2 16.593

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 5 3 4.258 0 89 0 9ALPER KELEN 11C 3 2 2.5 5 0 53 4 2 3 1 2.75 74 349.7717 1 16.7594

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

25 0 25 7 1 6.758 0 87 2 6.5MUHAMMED YILMAZ 11B 3 2 2.5 4 1 3.754 4 3 3 3 2.25 74 349.69518 7 16.2595

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 6 2 5.58 0 88 1 7.75EGE YONTAN 11A 4 1 3.75 5 0 54 4 3 4 3 3.25 73.75 349.21214 6 12.597

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.58 0 88 1 7.75KIVANÇ GÜVEN 11B 4 1 3.75 4 1 3.756 2 5.5 3 4 2 73.75 349.21218 7 16.2596

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 6 2 5.56 2 5.58 1 7.75ADİL EREN AYDOĞAN 11A 4 1 3.75 5 0 54 4 3 3 4 2 73.75 348.83817 3 16.2598

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 5 3 4.258 0 87 2 6.5ZEHRA NUR MAHANOĞLU 11E 3 1 2.75 5 0 54 3 3.25 5 1 4.75 73.5 348.20515 4 1499

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 2 21.5 7 1 6.757 1 6.759 0 9M REFİK AYYILDI 11C 3 2 2.5 5 0 53 4 2 3 3 2.25 73.5 348.1818 1 17.75100
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.758 0 89 0 9AHMET CAN KOÇ 11B 1 4 0 5 0 57 1 6.75 5 1 4.75 73.25 347.94814 9 11.75101

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 1 22.75 6 1 5.757 0 79 0 9ZİLHAN TEKER 11A 5 0 5 5 0 52 3 1.25 5 1 4.75 73.25 347.69814 5 12.75102

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.58 0 85 4 4MEHMET SEYRAN 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 5 2 4.5 73.25 347.29819 3 18.25103

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 8 0 87 1 6.758 1 7.75NAZMİ KOCA 11C 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 3 4 2 73 346.8416 2 15.5104

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.756 2 5.59 0 9AHMET TURAÇ TOSUN 11F 4 0 4 4 1 3.757 1 6.75 6 1 5.75 72.75 346.40812 8 10105

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 2 5.58 0 88 1 7.75ÖMER ŞÜKRÜ ÖZAYDIN 2 3 1.25 5 0 55 3 4.25 5 2 4.5 72.5 345.0514 6 12.5106

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 6 17.5 6 2 5.57 1 6.757 2 6.5BURAK EREN 11A 3 2 2.5 4 1 3.756 2 5.5 4 3 3.25 72.5 344.822 3 21.25107

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.58 0 88 1 7.75DENİZ AKGÜN 3 2 2.5 5 0 51 3 0.25 4 3 3.25 72.5 344.6520 4 19108

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.758 0 89 0 9GÖRKEM AKBULUT 11F 2 2 1.5 4 1 3.755 3 4.25 5 1 4.75 72.25 344.39214 4 13109

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 1 6.754 4 39 0 9NEHİR ATAK 11D 2 3 1.25 5 0 56 1 5.75 4 3 3.25 72.25 343.99217 5 15.75110

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 6 2 5.57 1 6.759 0 9İKLİM KELLECİ 11A 5 0 5 5 0 53 4 2 1 5 -0.25 72.25 343.89215 3 14.25111

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 2 20.5 5 3 4.258 0 88 1 7.75ŞEREF 11E 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 5 1 4.75 72 343.6613 2 12.5112

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 8 0 88 0 88 1 7.75NİSANUR BİNGÖL 11D 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 3 4 2 72 343.63515 7 13.25113

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 2 20.5 4 3 3.258 0 89 0 9MUZAFFER KAAN ÖNER 11D 3 1 2.75 4 1 3.755 2 4.5 2 5 0.75 72 342.9620 2 19.5114

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 2 21.5 7 0 77 0 78 1 7.75EREN YILDIRIM 11E 3 1 2.75 5 0 55 1 4.75 3 1 2.75 71.5 341.79514 4 13115

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 5 3 4.257 1 6.756 2 5.5HAVİN BOZKURT 11D 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 6 1 5.75 71.5 341.6215 5 13.75116

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.58 0 88 1 7.75MİTHAT CAN CİVİL 11D 4 1 3.75 5 0 54 2 3.5 5 2 4.5 71.25 341.06213 4 12117

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 0 78 0 88 1 7.75ZAFER BATUHAN ASMAKAYA 11C 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 3 4 2 71.25 341.03813 8 11118

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 7 16.25 6 2 5.58 0 89 0 9CEYLİN ÖYKÜNER 11C 3 2 2.5 5 0 53 5 1.75 6 1 5.75 71.25 341.01219 6 17.5119

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 3 18.25 8 0 87 1 6.758 1 7.75HAVVANUR GÖKEL 11F 4 0 4 5 0 54 2 3.5 4 1 3.75 71 340.30515 4 14120

6/26

- GENEL LİSTE

SAYAÇ SINAV MERKEZİ
YANIT TARAMA 11.SINIFSınav Adı :

TYT Deneme Sınavı Sonuç Listesi

Toplam Katılım : 658

Sınav Tarihi : 28.11.2022



Kurum Öğrenci Adı - Soyadı

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y ND Y N

Sınıfı
Toplam

Net
TYT PuanıS.N

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü Matematik Fizik Kimya Biyoloji

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 4 4 37 1 6.758 1 7.75BURAK ÖLKER 11E 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 5 2 4.5 71 339.80516 5 14.75121

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 2 5.57 1 6.759 0 9NİLSU KARACA 11E 5 0 5 5 0 52 6 0.5 3 4 2 71 339.80515 1 14.75122

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.57 1 6.759 0 9BETÜL KAYA 11B 5 0 5 5 0 53 3 2.25 5 0 5 70.75 339.44812 4 11123

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 2 5.58 0 89 0 9MUSTAFA SAİT KIRÇİÇEK 11C 3 1 2.75 5 0 55 2 4.5 4 2 3.5 70.75 339.42210 5 8.75124

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 4 18 8 0 87 1 6.755 0 5ZELİHA K DURKAN 11F 4 1 3.75 5 0 58 0 8 3 4 2 70.5 338.61516 8 14125

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 2 21.5 7 1 6.757 1 6.758 1 7.75YAĞMUR KAYNAKO 11 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 4 1 3.75 70.5 338.4414 7 12.25126

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 0 74 3 3.258 1 7.75KAAN TÜRKOĞLU 11 2 3 1.25 5 0 57 1 6.75 4 2 3.5 70.5 338.21516 5 14.75127

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 0 74 3 3.258 1 7.75MEHMET ŞENGÜL 11D 2 3 1.25 5 0 57 1 6.75 4 2 3.5 70.5 338.21516 5 14.75128

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 7 16.25 6 2 5.57 1 6.757 2 6.5YAVUZ SELİM DÖLEK 11A 3 2 2.5 4 1 3.756 2 5.5 4 3 3.25 70.5 338.1421 2 20.5129

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 3 20.25 5 3 4.258 0 87 2 6.5ALİ ERKUTAYKİŞİ 11D 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 2 5 0.75 70.5 337.8920 4 19130

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 7 16.25 6 2 5.58 0 89 0 9ALPEREN KAYA 11C 3 2 2.5 4 1 3.753 5 1.75 6 1 5.75 70.25 337.55819 5 17.75131

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.58 0 87 2 6.5MEHMET ERENGÜDÜL 11F 5 0 5 5 0 56 2 5.5 4 2 3.5 70 33711 5 9.75132

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 5 2 4.58 0 88 1 7.75ULAŞ TOPALOĞLU 11C 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 6 1 5.75 70 336.87513 3 12.25133

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 3 20.25 5 1 4.758 0 88 1 7.75M CAN ÖZKAN 11D 3 1 2.75 4 1 3.756 2 5.5 5 2 4.5 70 336.814 5 12.75134

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 5 18.75 7 1 6.758 0 88 1 7.75CEREN BAHÇIVAN 11A 1 4 0 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 70 336.72517 8 15135

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 5 3 4.258 0 88 1 7.75DERİN ÖZDEMİR 11B 3 1 2.75 5 0 56 2 5.5 3 4 2 70 336.62514 7 12.25136

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 4 4 37 1 6.759 0 9EMRE SOYYİĞİ 11A 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 5 1 4.75 70 336.62517 4 16137

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.58 0 87 2 6.5BUĞRA GÜRSES 11E 3 2 2.5 5 0 53 5 1.75 4 3 3.25 70 336.3518 7 16.25138

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 4 4 38 0 88 1 7.75NESRİN EKİN KANUNOĞLU 11E 4 0 4 5 0 54 4 3 5 2 4.5 69.75 335.79217 6 15.5139

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.756 1 5.756 3 5.25DERİN UZABACI 11F 4 0 4 5 0 56 2 5.5 2 2 1.5 69.5 334.8113 4 12140
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YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.756 2 5.58 1 7.75KEREM AKIN MUNGAN 11B 4 0 4 5 0 54 3 3.25 4 3 3.25 69.25 334.15211 4 10141

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 5 18.75 7 1 6.756 2 5.59 0 9MAHİR ESNEK 11F 4 0 4 5 0 57 1 6.75 6 1 5.75 69 334.04510 10 7.5142

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 5 2 4.57 1 6.758 1 7.75MERT ALİ ÜRÜN 11C 3 1 2.75 5 0 53 4 2 3 2 2.5 69.25 333.72816 2 15.5143

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.56 2 5.59 0 9EYLÜL İREM MOR 11E 5 0 5 5 0 54 3 3.25 3 2 2.5 69 333.34513 4 12144

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 2 20.5 5 2 4.57 1 6.759 0 9NALİN ZAN 4 1 3.75 5 0 54 3 3.25 1 2 0.5 69 333.04517 5 15.75145

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 2 18.5 5 3 4.258 0 88 1 7.75NEHİR YURTTAŞ 11D 4 1 3.75 5 0 54 3 3.25 1 5 -0.25 69 332.94519 1 18.75146

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 7 1 6.758 0 88 1 7.75KEREM ARSLAN 11A 1 4 0 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 68.75 332.56215 10 12.5147

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 7 0 76 2 5.58 1 7.75ECE ÖZSARAÇ 11D 3 2 2.5 5 0 56 0 6 0 0 0 68.75 332.31217 3 16.25148

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 6 2 5.58 0 89 0 9MEHMET BUĞRA KARA 11C 2 3 1.25 4 1 3.755 3 4.25 6 1 5.75 68.5 331.85512 4 11149

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 5 3 4.258 0 88 1 7.75SAHRA GÜLMEZ 11C 4 1 3.75 4 1 3.755 3 4.25 4 3 3.25 68.5 331.60513 8 11150

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 1 21.75 6 1 5.757 1 6.759 0 9YAĞIZ ÖZPINAR 11C 3 0 3 5 0 53 3 2.25 3 0 3 68.5 331.5813 4 12151

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 6 17.5 5 3 4.258 0 86 3 5.25TAYLAN UĞURSOYSAL 11C 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 3 4 2 68.25 330.64818 4 17152

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 3 20.25 6 1 5.756 2 5.57 2 6.5ZEYNEP GÜL 11E 4 1 3.75 5 0 51 5 -0.25 4 1 3.75 68.25 330.27219 4 18153

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 5 3 4.257 1 6.758 1 7.75ZEYNEP AKKAŞ 11A 4 1 3.75 4 1 3.755 3 4.25 3 2 2.5 68 329.7414 6 12.5154

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 6 1 5.755 1 4.757 2 6.5TUANA TEPE 11B 3 2 2.5 4 1 3.755 1 4.75 4 1 3.75 68 329.61515 5 13.75155

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 6 1 5.758 0 87 2 6.5EFE DEMİR 11D 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 5 2 4.5 67.75 329.38214 11 11.25156

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 7 16.25 8 0 87 1 6.758 1 7.75EKİN NURA İNANÇ 4 1 3.75 3 2 2.55 3 4.25 4 3 3.25 67.75 329.23217 7 15.25157

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 4 4 38 0 88 0 8NİSA MELEK GÜRBÜZ 11B 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 4 1 3.75 67.75 329.05816 7 14.25158

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.757 1 6.758 1 7.75MEHMET GÖZÜDELİ 11D 2 3 1.25 4 1 3.755 3 4.25 4 3 3.25 67.75 328.98214 5 12.75159

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 3 20.25 8 0 88 0 88 1 7.75SİNEM ULUGÜNER 11C 3 1 2.75 5 0 53 2 2.5 3 0 3 67.5 328.47512 7 10.25160
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YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 2 20.5 4 1 3.758 0 87 2 6.5AGİT KEMAL ŞİRİN 11C 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 3 4 2 67.5 328.115 5 13.75161

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 0 23 7 1 6.756 1 5.759 0 9CEYLİN KANSU 11F 2 3 1.25 5 0 56 2 5.5 0 2 -0.5 67.25 327.21812 2 11.5162

SAYAÇ K.MARAŞ 25 0 25 5 3 4.257 1 6.759 0 9RIFAT YILMAZ 11 3 2 2.5 3 2 2.53 2 2.5 4 3 3.25 67.25 327.01813 6 11.5163

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 2 20.5 6 0 68 0 88 1 7.75ARDA KILIÇ 11C 4 1 3.75 4 1 3.755 3 4.25 4 2 3.5 67 326.8111 6 9.5164

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 6 16.5 6 2 5.56 2 5.58 1 7.75MUSA ARDA ÜNVER 11F 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 3 3 2.25 67 326.63517 7 15.25165

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 2 19.5 7 0 76 2 5.57 2 6.5ONAT ATAĞ 11C 4 0 4 4 1 3.755 2 4.5 4 3 3.25 67 326.5614 4 13166

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 1 20.75 7 1 6.757 0 79 0 9NERMİN GÖZEL 11E 2 0 2 5 0 51 2 0.5 4 1 3.75 67 326.5114 7 12.25167

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 5 17.75 7 1 6.757 1 6.759 0 9AZRA CİBAROĞ 3 2 2.5 4 1 3.754 3 3.25 3 1 2.75 66.75 325.75215 3 14.25168

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 4 17 7 1 6.757 1 6.757 2 6.5ZEHRA GÜGÜL 11F 4 1 3.75 5 0 55 1 4.75 2 4 1 66.75 325.72816 3 15.25169

SAYAÇ K.MARAŞ 21 3 20.25 4 1 3.755 2 4.59 0 9EBRAR ABA 11 3 0 3 5 0 53 2 2.5 3 0 3 66.75 325.35216 1 15.75170

SAYAÇ K.MARAŞ 24 0 24 6 1 5.758 0 89 0 9Rana YURDAGÜL 3 1 2.75 5 0 51 1 0.75 2 2 1.5 66.5 324.7211 5 9.75171

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 7 16.25 5 2 4.55 2 4.57 1 6.75EYLÜL TATAR 11A 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 4 2 3.5 66.5 324.6719 4 18172

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 4 4 35 2 4.59 0 9AYBİKE YAĞMUR YILMAZ 11E 3 2 2.5 5 0 54 3 3.25 3 2 2.5 66.5 324.4219 5 17.75173

SAYAÇ K.MARAŞ 23 2 22.5 7 1 6.757 0 78 1 7.75ELİF SUDE AVCI 11Ğ 3 0 3 5 0 55 2 4.5 2 4 1 66.25 324.1129 1 8.75174

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 2 20.5 5 3 4.256 2 5.59 0 9ARDA ÇETİN 11F 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 4 2 3.5 66 323.30511 3 10.25175

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 2 5 0.757 1 6.758 0 8ARDA BAHA DAĞDUR 11C 3 2 2.5 5 0 54 4 3 6 1 5.75 66 322.95515 8 13176

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 1 21.75 6 1 5.755 2 4.59 0 9ASUDE BEYZAAKTAĞ 11D 3 1 2.75 5 0 54 4 3 2 2 1.5 66 322.9314 5 12.75177

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 6 2 5.58 0 86 2 5.5EYLÜL ÇİFTÇİ 11 4 0 4 4 1 3.754 2 3.5 4 3 3.25 65.75 322.29815 7 13.25178

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.56 2 5.59 0 9MELİS RANA ŞAHAN 11B 3 1 2.75 4 1 3.754 3 3.25 2 3 1.25 65.75 322.04814 2 13.5179

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 3 19.25 7 1 6.756 2 5.59 0 9SÜLEYMAN UĞUR 11F 0 0 0 5 0 57 1 6.75 6 1 5.75 65.5 321.9910 10 7.5180
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SAYAÇ K.MARAŞ 22 2 21.5 7 1 6.758 0 89 0 9Yakup Eren TEKİNŞEN 4 0 4 4 1 3.755 2 4.5 2 3 1.25 65.5 321.848 5 6.75181

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 7 1 6.757 1 6.756 3 5.25GÖZDE SAYGIN 11F 3 2 2.5 5 0 55 2 4.5 3 4 2 65.5 321.3915 5 13.75182

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 7 1 6.756 2 5.57 2 6.5CANSU TOPRAK 11E 4 1 3.75 4 1 3.751 5 -0.25 4 1 3.75 65.5 321.0918 5 16.75183

SAYAÇ K.MARAŞ 20 5 18.75 7 1 6.758 0 89 0 9ŞAHİN KODAZ 3 2 2.5 4 1 3.755 1 4.75 0 0 0 65.25 320.75813 5 11.75184

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 5 17.75 5 3 4.256 2 5.58 1 7.75ŞÜKRAN BABAYİĞ 11E 5 0 5 5 0 55 1 4.75 4 2 3.5 65 320.02513 6 11.5185

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 5 17.75 6 2 5.57 1 6.756 3 5.25ENES ERİCEK 11D 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 64.75 318.99215 7 13.25186

SAYAÇ K.MARAŞ 22 1 21.75 4 4 37 1 6.759 0 9İREM PURTAŞ 4 1 3.75 4 1 3.755 3 4.25 2 5 0.75 64.75 318.74213 5 11.75187

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 5 3 4.258 0 88 1 7.75EREN KESEN 11A 4 0 4 4 1 3.754 2 3.5 1 5 -0.25 64.75 318.71814 1 13.75188

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 4 4 36 2 5.57 2 6.5İREM AYHAN 11A 1 4 0 5 0 53 5 1.75 2 5 0.75 65 318.721 4 20189

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 6 2 5.58 0 88 1 7.75IRMAK NUR BİRCAN 11C 3 0 3 4 0 41 0 1 1 0 1 64.75 318.64215 2 14.5190

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 5 16.75 6 2 5.57 1 6.758 1 7.75YAĞIZ HAN KÖKLÜDAĞ 11B 3 1 2.75 5 0 55 2 4.5 4 2 3.5 64.5 318.3613 4 12191

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 4 19 6 2 5.55 3 4.257 1 6.75ELİF BEREN KÖROĞLU 11E 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 4 2 3.5 64 316.4214 8 12192

SAYAÇ K.MARAŞ 20 4 19 7 1 6.758 0 87 1 6.75Buse Gökşin ÇANAKÇI 2 3 1.25 5 0 55 1 4.75 0 0 0 64 316.3713 2 12.5193

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 2 20.5 5 2 4.58 0 89 0 9ŞEYMA NUR GÖZÜKARA 11C 3 1 2.75 4 1 3.751 3 0.25 3 0 3 64 316.24513 3 12.25194

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 5 3 4.256 0 65 3 4.25ÖMER ALMALI 11A 5 0 5 5 0 52 5 0.75 2 1 1.75 64 315.8216 1 15.75195

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

23 0 23 5 3 4.257 1 6.758 1 7.75MEHMET GÜNTÜRK 11F 4 1 3.75 4 1 3.753 2 2.5 4 2 3.5 63.75 315.5129 2 8.5196

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 3 20.25 3 5 1.756 1 5.758 1 7.75EBRAR KAYA 11F 4 1 3.75 5 0 53 5 1.75 2 5 0.75 63.75 314.93818 4 17197

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 1 19.75 5 3 4.258 0 88 1 7.75VELİ BERK DÖNMEZ 11B 3 1 2.75 5 0 55 3 4.25 3 3 2.25 63.5 314.8811 6 9.5198

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 7 1 6.758 0 88 1 7.75MENAF TUNCEL 11D 4 0 4 5 0 52 1 1.75 1 2 0.5 63.25 313.99812 6 10.5199

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 5 3 4.257 1 6.756 2 5.5İLAYDA YAĞMUR İRHAN 11F 4 0 4 5 0 53 4 2 3 3 2.25 63 312.76514 3 13.25200
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YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 6 2 5.58 0 88 1 7.75ARDA GÖVCE 11E 1 4 0 2 3 1.251 3 0.25 3 4 2 63 312.26518 4 17201

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 7 16.25 5 3 4.257 1 6.757 2 6.5SEDAT MEHMET TARIM 11B 4 1 3.75 4 1 3.755 2 4.5 4 3 3.25 62.75 312.23216 9 13.75202

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 3 17.25 4 3 3.257 1 6.757 2 6.5BORAN AKDOĞAN 11B 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 6 0 6 62.5 311.67511 5 9.75203

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 6 2 5.57 1 6.758 1 7.75TAİFALLAH JAWAD 11E 4 1 3.75 5 0 53 5 1.75 4 3 3.25 62.5 311.512 8 10204

ŞHT. K. İHL 18 5 16.75 7 1 6.758 0 87 2 6.5SÜMEYRA YAVAŞ 11A 3 1 2.75 5 0 52 1 1.75 1 1 0.75 62.5 311.27515 3 14.25205

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 3 20.25 5 3 4.258 0 87 2 6.5İPEK ERDEM 11B 4 0 4 4 1 3.754 3 3.25 3 2 2.5 62.25 310.51812 9 9.75206

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 6 2 5.58 0 89 0 9TAHA YASİN ARSLAN 11F 0 0 0 5 0 54 2 3.5 1 0 1 62.25 310.4928 6 6.5207

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 5 17.75 7 1 6.758 0 87 1 6.75METE ARDA ÇÖZELİ 11E 5 0 5 5 0 53 4 2 3 4 2 62 310.0110 5 8.75208

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 3 20.25 6 2 5.56 2 5.58 1 7.75DENİZ B 11D 3 1 2.75 5 0 52 0 2 6 0 6 62 309.919 7 7.25209

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

15 7 13.25 5 3 4.257 1 6.757 2 6.5MURAT CAN NAŞ 11F 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 3 4 2 62 309.83517 8 15210

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 2 19.5 3 5 1.756 2 5.58 1 7.75BARIŞ ERGEN 11B 4 0 4 5 0 55 3 4.25 4 3 3.25 62 309.6113 8 11211

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 3 17.25 6 1 5.757 1 6.756 3 5.25NEHİR ŞAHİN 11D 2 2 1.5 5 0 51 0 1 6 0 6 62 309.58514 2 13.5212

ŞHT. K. İHL 22 3 21.25 7 0 77 1 6.757 1 6.75NİSANUR BOZAY 4 0 4 5 0 51 0 1 0 0 0 61.75 308.67810 0 10213

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 5 17.75 6 1 5.757 1 6.757 2 6.5YUSUF SEHA ALTUNBAŞ 11B 4 0 4 5 0 53 3 2.25 4 2 3.5 61.5 308.1712 8 10214

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 3 20.25 5 3 4.254 3 3.258 1 7.75BERRA DÜŞÜNÜR 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 61.5 307.94512 9 9.75215

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 3 19.25 6 2 5.57 1 6.757 2 6.5YAĞMUR KENDİRLİ 11B 4 0 4 5 0 52 0 2 3 3 2.25 61.25 307.16211 4 10216

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 8 15 5 3 4.257 1 6.758 1 7.75NAİM EFE TÜRKMEN 11A 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 6 1 5.75 61 307.0059 7 7.25217

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 4 4 35 3 4.258 1 7.75BERKAY YÜREKLİ 11A 5 0 5 5 0 54 3 3.25 1 4 0 61.25 306.78813 5 11.75218

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 8 0 86 2 5.57 2 6.5HASAN ALİ KOLCU 11 3 2 2.5 5 0 54 4 3 4 3 3.25 61 306.5059 12 6219

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 2 16.5 6 2 5.55 3 4.258 0 8YUSUF ZİYA ASILLI 11E 2 3 1.25 5 0 55 3 4.25 4 2 3.5 60.75 305.47215 10 12.5220
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 5 16.75 4 3 3.256 1 5.757 1 6.75ARDA ANIL ÇİFTÇİOĞLU 11E 2 3 1.25 5 0 56 2 5.5 4 2 3.5 60.75 305.39814 4 13221

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 2 21.5 6 2 5.58 0 87 2 6.5BAHAR KILIÇ 11F 3 2 2.5 4 1 3.753 5 1.75 1 6 -0.5 60.75 305.04814 9 11.75222

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 2 20.5 6 2 5.57 1 6.758 1 7.75MERVE SAADET ERDAL 11E 2 2 1.5 5 0 51 2 0.5 4 2 3.5 60.5 304.51511 6 9.5223

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 6 2 5.57 1 6.758 1 7.75MEHMET ÖNGEL 11F 3 0 3 4 1 3.751 2 0.5 3 0 3 60.5 304.4911 3 10.25224

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 0 23 5 2 4.57 0 77 1 6.75EMRE ULAŞ CEYLAN 11C 3 2 2.5 5 0 51 0 1 0 0 0 60.5 304.1412 5 10.75225

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 2 6 0.57 1 6.756 3 5.25MEHMET TAŞYÜRE 11D 4 1 3.75 5 0 53 5 1.75 6 1 5.75 60.25 303.50814 6 12.5226

SAYAÇ K.MARAŞ 19 3 18.25 5 3 4.257 0 77 1 6.75ELİF ZEREN ÇAKMAK 4 1 3.75 5 0 52 0 2 2 0 2 60 302.87512 4 11227

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 2 21.5 5 3 4.257 1 6.758 1 7.75EŞREF KAAN TOMBAK 3 2 2.5 4 1 3.753 4 2 1 5 -0.25 59.75 301.64214 10 11.5228

ŞHT. K. İHL 25 0 25 8 0 88 0 88 0 8BETÜL AKSOY 11A 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 59.75 301.36811 1 10.75229

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 4 3 3.257 1 6.758 1 7.75YAKUP MAZI 11F 1 0 1 5 0 52 0 2 3 0 3 59.5 301.0112 1 11.75230

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 3 16.25 6 1 5.754 2 3.57 2 6.5BEYZA YAVUZ 11F 2 3 1.25 5 0 54 3 3.25 5 2 4.5 59.25 300.27814 3 13.25231

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 3 19.25 6 2 5.57 1 6.756 1 5.75ZEYNEP ECE BASTIK 4 0 4 4 1 3.754 0 4 1 0 1 59 299.54510 4 9232

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 6 15.5 5 3 4.257 1 6.756 2 5.5BATUHAN ALP YAĞLIOĞLU 11A 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 5 1 4.75 58.75 299.06212 12 9233

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 4 18 4 4 38 0 85 3 4.25MELİHA E ESMECE 11F 3 2 2.5 5 0 54 4 3 3 3 2.25 58.75 298.43814 5 12.75234

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 3 5 1.758 0 89 0 9EMİR ALİREİS 11F 2 3 1.25 4 1 3.755 3 4.25 7 0 7 57.5 294.9750 0 0235

SAYAÇ K.MARAŞ 15 4 14 6 2 5.55 1 4.757 1 6.75MUSTAFA KODAZ 11 4 1 3.75 5 0 57 1 6.75 1 4 0 57.25 293.89212 5 10.75236

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 5 15.75 2 4 14 1 3.758 1 7.75BEREN YEŞİL 11E 3 1 2.75 5 0 55 2 4.5 3 2 2.5 57.25 293.36815 3 14.25237

SAYAÇ K.MARAŞ 18 7 16.25 6 2 5.56 1 5.757 2 6.5MUHAMMED FATİH ÖNER 3 1 2.75 5 0 55 2 4.5 2 0 2 57 293.0110 5 8.75238

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 4 16 7 1 6.757 1 6.758 1 7.75ALPERTUNGA UÇAR 11F 0 0 0 5 0 52 1 1.75 2 0 2 57 292.8112 4 11239

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 1 18.75 6 0 67 1 6.758 1 7.75NECLA PINAR 11A 3 2 2.5 4 1 3.751 3 0.25 2 2 1.5 57 292.6611 5 9.75240
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YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 6 13.5 8 0 86 2 5.57 1 6.75SA MET TUTUŞ 0 0 0 5 0 57 1 6.75 5 1 4.75 56.75 292.6529 10 6.5241

SAYAÇ K.MARAŞ 23 1 22.75 5 3 4.258 0 89 0 9Alper EREN 0 0 0 2 1 1.751 2 0.5 4 3 3.25 57 292.4858 2 7.5242

SAYAÇ K.MARAŞ 20 2 19.5 6 2 5.57 1 6.756 2 5.5Ada TOYGANÖZÜ 11 4 0 4 5 0 51 0 1 1 1 0.75 56.75 291.8289 1 8.75243

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 3 20.25 7 1 6.757 1 6.757 1 6.75TAYLAN COŞKUN 11D 1 1 0.75 4 1 3.751 1 0.75 1 3 0.25 56.75 291.55212 5 10.75244

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 2 21.5 4 2 3.57 1 6.756 2 5.5GİZEM DEMİR 11F 2 1 1.75 5 0 51 3 0.25 2 4 1 56.5 290.5212 3 11.25245

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 1 17.75 5 2 4.55 0 57 2 6.5EZGİ TUKAÇ 11F 4 0 4 5 0 53 3 2.25 4 2 3.5 56.25 290.3888 1 7.75246

SAYAÇ K.MARAŞ 19 3 18.25 8 0 85 2 4.58 1 7.75FATMA ZEHRA ÖZKAN 3 0 3 5 0 51 1 0.75 2 2 1.5 56.25 290.3628 2 7.5247

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 4 18 3 4 27 1 6.757 1 6.75ELİF CANSU OKYAY 11D 2 2 1.5 5 0 53 2 2.5 4 2 3.5 56.25 290.11211 3 10.25248

SAYAÇ K.MARAŞ 20 1 19.75 2 0 20 0 04 0 4FULYA PAKSOY 4 1 3.75 5 0 54 4 3 6 1 5.75 56.25 289.66215 8 13249

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 0 23 4 3 3.256 1 5.758 1 7.75BARAN EKMEN 11E 0 0 0 0 0 06 2 5.5 1 1 0.75 56.25 289.61211 3 10.25250

SAYAÇ K.MARAŞ 23 1 22.75 5 2 4.57 1 6.758 1 7.75HACI ALİ AYRANPINAR 2 0 2 5 0 55 0 5 2 0 2 55.75 288.9480 0 0251

SAYAÇ K.MARAŞ 19 5 17.75 6 1 5.758 0 86 3 5.25GÜLNİHAL BALTACI 3 2 2.5 5 0 53 1 2.75 1 4 0 55.75 288.57210 5 8.75252

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 6 16.5 6 0 68 0 86 3 5.25DENİZ ÇINAR TEMEL 11B 1 1 0.75 4 1 3.752 3 1.25 4 1 3.75 55.75 288.52211 2 10.5253

AKDENİZ İHL 18 3 17.25 0 0 00 0 00 0 0RABİA BOZAN 4 1 3.75 5 0 55 1 4.75 6 1 5.75 56 288.40520 2 19.5254

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 3 4 25 3 4.257 2 6.5ESİN EKİN BİLMEZ 11A 4 1 3.75 5 0 54 4 3 3 4 2 55.75 288.29812 6 10.5255

SAYAÇ K.MARAŞ 18 4 17 6 1 5.757 1 6.757 2 6.5Emine Azra YAŞAR 11 4 0 4 5 0 53 2 2.5 0 0 0 55.5 287.8659 4 8256

SAYAÇ K.MARAŞ 14 2 13.5 6 1 5.756 1 5.758 0 8YAĞIZ GİRİŞOĞLU 11 5 0 5 5 0 53 0 3 1 0 1 55.25 287.3329 3 8.25257

SAYAÇ K.MARAŞ 14 5 12.75 5 2 4.55 1 4.756 1 5.75Gülperi PURTAŞ 11 4 1 3.75 4 1 3.756 2 5.5 0 1 -0.25 55.25 286.75816 5 14.75258

MEZİTLİ PROJE
İHL.

17 2 16.5 4 0 43 1 2.756 2 5.5HANİFİ TAYYAR BAZ 2 3 1.25 5 0 53 2 2.5 2 0 2 55.25 286.28216 1 15.75259

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

22 3 21.25 7 1 6.758 0 87 2 6.5KUTLAY 1 1 0.75 5 0 50 0 0 2 0 2 54.5 284.3855 3 4.25260
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SAYAÇ K.MARAŞ 18 6 16.5 5 3 4.257 1 6.758 1 7.75EMRE KÖKLÜ 11 2 3 1.25 5 0 54 4 3 3 3 2.25 54.25 283.6789 6 7.5261

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 3 20.25 6 2 5.57 1 6.758 1 7.75KAZIM BAŞ 11E 4 1 3.75 4 1 3.753 5 1.75 5 2 4.5 54 283.1950 0 0262

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 4 4 33 5 1.758 1 7.75MURAT EMEN 11B 2 3 1.25 4 1 3.753 3 2.25 2 5 0.75 54.25 282.70215 5 13.75263

SAYAÇ K.MARAŞ 19 3 18.25 5 3 4.256 2 5.57 2 6.5YAREN ÖZGE DAĞ 5 0 5 5 0 52 1 1.75 3 0 3 53.75 282.0885 2 4.5264

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 8 14 5 3 4.256 2 5.58 1 7.75SEBAHAT MUCUK 11E 3 2 2.5 5 0 53 5 1.75 2 2 1.5 53.75 281.81212 2 11.5265

AKDENİZ İHL 17 5 15.75 6 2 5.53 2 2.56 2 5.5BEYTULLAH HALİSDEMİR 11A 1 2 0.5 5 0 56 1 5.75 3 2 2.5 53.75 281.71213 9 10.75266

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 6 17.5 6 2 5.57 1 6.756 2 5.5BATUHAN KILINÇ 11B 2 3 1.25 4 1 3.754 4 3 3 4 2 53.25 280.09810 8 8267

SAYAÇ K.MARAŞ 18 3 17.25 5 2 4.57 1 6.757 1 6.75Arda EKER 11 2 1 1.75 2 1 1.750 0 0 3 0 3 53 278.9412 3 11.25268

AKDENİZ İHL 16 6 14.5 4 2 3.56 0 67 2 6.5MEDİNE KAPLAN 11D 5 0 5 4 1 3.755 3 4.25 1 0 1 52.5 277.8259 4 8269

SAYAÇ K.MARAŞ 15 3 14.25 2 2 1.57 1 6.757 2 6.5Ömer Emre AKGÜL 4 1 3.75 5 0 53 5 1.75 4 2 3.5 52.5 277.711 6 9.5270

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 9 13.75 5 3 4.257 1 6.759 0 9FATMA KARAÜZÜM 11C 2 3 1.25 4 1 3.755 3 4.25 2 2 1.5 52.25 277.06810 9 7.75271

SAYAÇ K.MARAŞ 22 3 21.25 0 0 00 0 00 0 0MUHAMMED ÖZCAN KARA 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 6 1 5.75 52.5 276.714 6 12.5272

ŞHT. K. İHL 16 6 14.5 8 0 86 1 5.758 1 7.75KARDELEN KÜLTÜR 11A 3 1 2.75 5 0 51 5 -0.25 1 2 0.5 52 276.119 4 8273

AKDENİZ İHL 22 2 21.5 5 2 4.54 2 3.59 0 9MUSTAFA SABRİ SİRKECİLİ 11A 4 0 4 4 1 3.752 1 1.75 1 3 0.25 52 275.8355 5 3.75274

ŞHT. K. İHL 15 5 13.75 6 2 5.58 0 88 1 7.75HALİME ALATAŞ 11A 0 0 0 5 0 50 0 0 0 0 0 51.5 274.1212 2 11.5275

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 4 20 6 2 5.58 0 88 1 7.75KAAN GÜNGÖR 11A 0 0 0 4 1 3.753 1 2.75 2 1 1.75 51.25 273.6122 1 1.75276

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 8 0 86 2 5.57 2 6.5TUNA KAVAK 11F 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 51 271.8313 3 12.25277

AKDENİZ İHL 19 5 17.75 6 2 5.52 2 1.56 1 5.75İBRAHİM GÜNEŞ 11A 1 3 0.25 5 0 54 0 4 3 2 2.5 50.75 271.44811 10 8.5278

AKDENİZ İHL 17 7 15.25 7 1 6.753 2 2.57 2 6.5HİLAL BERAT TOPÇU 11A 2 3 1.25 5 0 53 1 2.75 4 0 4 50.5 271.049 10 6.5279

AKDENİZ İHL 17 3 16.25 3 3 2.255 2 4.54 3 3.25AHMET TAHA 11A 2 2 1.5 5 0 52 2 1.5 3 2 2.5 50.5 270.21515 5 13.75280
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SAYAÇ K.MARAŞ 18 4 17 5 3 4.256 2 5.56 3 5.25RAVZA ELİF ATEŞ 4 1 3.75 5 0 52 0 2 2 0 2 49.75 268.4425 0 5281

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 6 17.5 2 5 0.756 2 5.58 0 8EBNES YILDIRIM 2 3 1.25 5 0 52 6 0.5 2 3 1.25 49.5 267.0611 5 9.75282

ŞHT. K. İHL 17 4 16 0 0 00 0 00 0 0MERVE BUĞDAY 11D 4 1 3.75 5 0 52 6 0.5 5 2 4.5 49.75 267.04221 4 20283

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 6 2 5.55 2 4.58 1 7.75CANBERK TATLISE 11A 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 49.25 265.7787 2 6.5284

SAYAÇ K.MARAŞ 25 0 25 8 0 87 0 79 0 9Ayşe Naz ARSLANSOY 11 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 49 265.570 0 0285

SAYAÇ K.MARAŞ 18 4 17 4 4 36 1 5.757 2 6.5BEYZA YALÇINDAĞ 11 2 0 2 5 0 52 1 1.75 0 0 0 49 265.578 0 8286

AKDENİZ İHL 20 4 19 6 2 5.53 2 2.56 1 5.75YAĞIZ TAHA KARATAŞ 11A 1 1 0.75 5 0 51 1 0.75 4 0 4 48.75 264.7628 10 5.5287

SAYAÇ K.MARAŞ 20 2 19.5 6 1 5.755 1 4.754 1 3.75DİLARA SARIFAKIOĞLU 2 2 1.5 4 0 40 0 0 0 0 0 48.75 264.31210 2 9.5288

SAYAÇ K.MARAŞ 20 2 19.5 3 5 1.757 1 6.757 2 6.5ESMA BEREN YILDIZ 3 1 2.75 4 1 3.752 1 1.75 1 2 0.5 48.25 263.0486 4 5289

ŞHT. K. İHL 15 5 13.75 7 1 6.756 1 5.758 1 7.75ZENAH KARAHAVA 11A 3 1 2.75 5 0 51 2 0.5 1 1 0.75 48 262.7656 4 5290

ŞHT. K. İHL 17 3 16.25 0 0 00 0 00 0 0FATMA GÜL DELİBAŞ 11D 4 0 4 5 0 52 5 0.75 5 1 4.75 48.25 262.12219 6 17.5291

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 5 18.75 1 0 16 1 5.758 1 7.75MUSTAFA YÜREKLİ 11C 0 1 -0.25 0 0 04 3 3.25 3 1 2.75 48 261.86511 8 9292

ŞHT. K. İHL 19 5 17.75 7 1 6.757 1 6.757 1 6.75HİRANUR LALE 11A 0 0 0 4 0 41 0 1 0 0 0 47.75 261.5335 1 4.75293

ŞHT. K. İHL 13 3 12.25 6 1 5.756 0 66 1 5.75SEDRA KHAWATMI 11A 3 1 2.75 4 1 3.753 3 2.25 0 0 0 47.5 260.810 4 9294

ŞHT. K. İHL 16 7 14.25 6 2 5.56 2 5.58 1 7.75BERNA ULUTAŞ 11A 3 0 3 4 1 3.751 0 1 0 0 0 47.25 259.9927 2 6.5295

SAYAÇ K.MARAŞ 19 3 18.25 0 0 00 0 00 0 0MUSTAFA RESUL SARITÜRK 2 3 1.25 5 0 54 4 3 6 1 5.75 47.5 259.67516 7 14.25296

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 7 1 6.757 1 6.759 0 9KAĞAN BAYKAL 11C 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 47.25 259.5920 1 -0.25297

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

12 12 9 3 5 1.757 1 6.758 1 7.75TREMZİYE BEREN GÖÇEN 11D 5 0 5 4 1 3.755 3 4.25 2 3 1.25 47 259.5611 14 7.5298

ŞHT. K. İHL 15 3 14.25 7 1 6.755 2 4.57 1 6.75BEYZA SARI 11A 0 0 0 4 0 40 0 0 0 0 0 47.25 259.54311 0 11299

ŞHT. K. İHL 19 5 17.75 5 2 4.53 3 2.256 1 5.75Alara Yalçın 11C 3 2 2.5 5 0 51 2 0.5 0 0 0 47.25 259.39210 4 9300

ŞHT. K. İHL 19 4 18 0 0 00 0 00 1 -0.25ZEYNEP KALKAVAN 11D 4 0 4 5 0 54 3 3.25 5 2 4.5 47 258.1614 6 12.5301
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ŞHT. K. İHL 18 5 16.75 4 3 3.258 0 87 1 6.75HELİN MERT 11A 1 2 0.5 4 1 3.752 3 1.25 0 0 0 46.5 257.1957 3 6.25302

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 4 17 2 2 1.54 1 3.757 2 6.5ALİ DURMUŞ 11D 1 2 0.5 5 0 51 3 0.25 4 2 3.5 46.5 256.94510 6 8.5303

ŞHT. K. İHL 19 1 18.75 0 0 00 0 00 0 0HATİCE KÜBRA ÇEDENE 11D 4 0 4 4 1 3.753 3 2.25 3 2 2.5 46.75 256.92817 6 15.5304

ŞHT. K. İHL 19 4 18 7 1 6.754 1 3.756 3 5.25EBRAR MERT 11C 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 46.5 256.4213 1 12.75305

SAYAÇ K.MARAŞ 24 1 23.75 7 1 6.758 0 88 1 7.75HASAN MİRSAD KARA 11 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 46.25 256.2620 0 0306

AKDENİZ İHL 18 7 16.25 6 2 5.53 2 2.56 3 5.25
MUHAMMED HAFİD
DOĞANAY

11A 2 2 1.5 5 0 53 3 2.25 0 1 -0.25 46.25 256.18810 7 8.25308

AKDENİZ İHL 18 7 16.25 6 2 5.53 2 2.56 3 5.25YUNUS EMRE ASLAN 11A 2 2 1.5 5 0 53 3 2.25 0 1 -0.25 46.25 256.18810 7 8.25307

AKDENİZ İHL 10 10 7.5 0 1 -0.250 1 -0.255 3 4.25KEMAL FEDAKAR 11C 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 5 2 4.5 46.25 256.13819 6 17.5309

ŞHT. K. İHL 18 4 17 6 2 5.51 0 14 3 3.25NESRİN İMİR 11E 2 2 1.5 5 0 53 3 2.25 3 2 2.5 46.25 256.1129 3 8.25310

SAYAÇ K.MARAŞ 17 4 16 5 3 4.258 0 87 2 6.5ELİF NUR AK 11 2 3 1.25 5 0 50 0 0 1 0 1 46 255.785 4 4311

AKDENİZ İHL 15 4 14 7 1 6.753 2 2.56 2 5.5MUHAMMET MUAZ ARAD 11A 2 3 1.25 3 2 2.54 1 3.75 3 2 2.5 46 255.65510 11 7.25312

ŞHT. K. İHL 18 3 17.25 7 0 76 1 5.755 3 4.25Şevval Nur Sarp 11C 0 0 0 4 0 42 0 2 0 0 0 46 255.486 1 5.75313

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 7 1 6.758 0 88 1 7.75MERT HÜSEYİN KAYA 0 0 0 0 0 05 3 4.25 0 0 0 45.5 254.190 0 0314

ŞHT. K. İHL 13 6 11.5 5 3 4.255 0 58 1 7.75ELİFNAZ AYHAN 11A 2 1 1.75 5 0 50 0 0 2 0 2 45.5 254.099 3 8.25315

AKDENİZ İHL 11 6 9.5 0 0 00 0 00 0 0MUSTAFA DÜZENLİ 11C 4 1 3.75 4 1 3.755 3 4.25 5 2 4.5 45.75 253.97221 4 20316

ŞHT. K. İHL 19 5 17.75 0 0 00 0 00 0 0ECE DMRYK 11E 3 1 2.75 5 0 55 2 4.5 5 1 4.75 45.5 253.21512 5 10.75317

AKDENİZ İHL 11 6 9.5 0 0 00 0 00 0 0FURKAN İNCE 11C 2 3 1.25 4 1 3.757 0 7 5 2 4.5 45.5 253.16520 2 19.5318

AKDENİZ İHL 16 5 14.75 4 3 3.252 0 27 1 6.75EMRE YÜCE 11A 0 0 0 5 0 56 0 6 1 0 1 45.25 253.0829 10 6.5319

ŞHT. K. İHL 14 3 13.25 0 0 00 0 00 0 0MERVE VURAL 11E 3 1 2.75 4 1 3.755 2 4.5 4 3 3.25 45.5 252.9419 4 18320

ŞHT. K. İHL 13 7 11.25 5 3 4.255 3 4.258 0 8ZEYNEP İLGÜN 11A 0 0 0 5 0 52 5 0.75 0 1 -0.25 45.25 252.88213 4 12321

ŞHT. K. İHL 13 8 11 5 3 4.254 2 3.56 2 5.5BAHAR SÜRMELİ 11C 5 0 5 5 0 53 4 2 5 0 5 45 252.8757 13 3.75322
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ŞHT. K. İHL 12 5 10.75 0 0 00 0 00 0 0ELİF NAZ KORKMAZ 11D 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 5 2 4.5 45 251.72517 6 15.5323

SAYAÇ K.MARAŞ 15 9 12.75 4 4 34 4 38 1 7.75Arda ÇÖPLÜ 11 4 1 3.75 5 0 54 4 3 1 3 0.25 44.75 251.59210 15 6.25324

ŞHT. K. İHL 18 5 16.75 7 1 6.754 3 3.257 1 6.75Zerdanur Arısoy 11B 0 0 0 5 0 50 0 0 0 0 0 44.5 250.367 4 6325

AKDENİZ İHL 18 2 17.5 3 2 2.54 2 3.57 1 6.75İREM H BARUT 2 2 1.5 5 0 52 3 1.25 0 0 0 44.5 250.2357 2 6.5326

ŞHT. K. İHL 14 8 12 7 1 6.754 3 3.255 4 4Bengisu Koldaş 11B 4 0 4 4 1 3.752 2 1.5 1 0 1 44.25 249.7789 4 8327

ŞHT. K. İHL 16 3 15.25 0 0 00 0 00 0 0GÜLSENA DEVELİ 11E 4 0 4 5 0 54 4 3 4 2 3.5 44.5 249.73515 5 13.75328

SAYAÇ K.MARAŞ 14 7 12.25 6 2 5.56 1 5.756 2 5.5NAZLICAN YENİPINAR 3 1 2.75 5 0 50 2 -0.5 0 0 0 43.75 248.0888 2 7.5329

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 1 6.757 1 6.758 1 7.75EREN YILMAZ 11D 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 43.75 247.8120 0 0330

MEZİTLİ PROJE
İHL.

12 3 11.25 2 2 1.53 1 2.756 2 5.5ALİ GÜN 11 4 1 3.75 5 0 51 0 1 1 0 1 43.75 247.73813 4 12331

ŞHT. K. İHL 16 4 15 6 2 5.56 0 67 1 6.75Büşra Kaya 11C 1 0 1 5 0 50 0 0 0 0 0 43.5 247.285 3 4.25332

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 5 13.75 3 2 2.54 3 3.257 2 6.5BARAN ŞAHİN 11F 2 1 1.75 0 0 01 0 1 3 1 2.75 43.25 245.79813 5 11.75333

ŞHT. K. İHL 15 0 15 6 2 5.56 0 68 1 7.75İREM ER 11B 2 0 2 0 0 01 1 0.75 0 0 0 43 245.397 4 6334

AKDENİZ İHL 14 4 13 3 2 2.54 1 3.757 1 6.75ZEYNEP YİĞİT 11D 2 2 1.5 5 0 54 2 3.5 0 0 0 42.75 244.6588 5 6.75335

ŞHT. K. İHL 13 7 11.25 5 3 4.257 1 6.756 3 5.25NİSA KABADAYI 11A 5 0 5 5 0 51 2 0.5 0 0 0 42.5 244.25 2 4.5336

SAYAÇ K.MARAŞ 22 3 21.25 6 2 5.58 0 88 1 7.75TEVFİK PEKER 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 42.5 243.650 0 0337

ŞHT. K. İHL 16 7 14.25 4 3 3.257 1 6.756 3 5.25HAYRUNİSA KART 11A 0 0 0 4 0 40 0 0 0 0 0 42.5 243.4510 4 9338

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

24 1 23.75 4 4 38 0 88 1 7.75EFE YILDIZ 11E 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 42.5 243.40 0 0339

ŞHT. K. İHL 19 6 17.5 6 2 5.54 4 36 3 5.25Semanur Türkan 11C 0 1 -0.25 5 0 50 2 -0.5 0 0 0 42.5 243.3258 4 7340

AKDENİZ İHL 7 7 5.25 1 0 10 0 00 1 -0.25ÖMER ALCA 11C 4 0 4 5 0 55 2 4.5 4 1 3.75 42 241.6620 5 18.75341

SAYAÇ K.MARAŞ 22 3 21.25 8 0 85 2 4.58 1 7.75ÖMER FARUK ERZAN 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 41.5 240.220 0 0342

ŞHT. K. İHL 12 4 11 7 1 6.755 2 4.57 1 6.75KÜBRA TOPKAYA 3 1 2.75 5 0 50 0 0 0 2 -0.5 41.25 239.8886 4 5343
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ŞHT. K. İHL 17 4 16 5 3 4.256 1 5.755 4 4Ayşenur Boz 11B 1 0 1 5 0 51 0 1 0 0 0 41.25 239.4626 7 4.25344

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 6 16.5 4 2 3.55 3 4.256 3 5.25ALİ EKİN GÖDE 11F 3 1 2.75 3 1 2.750 1 -0.25 1 0 1 41.25 239.2888 10 5.5345

SAYAÇ K.MARAŞ 11 7 9.25 4 4 36 2 5.55 3 4.25Emre İSPİR 11 0 0 0 5 0 54 1 3.75 3 0 3 41 238.989 7 7.25346

ŞHT. K. İHL 12 6 10.5 5 2 4.54 2 3.57 2 6.5MİYASE KALE 11B 0 0 0 4 1 3.751 0 1 0 1 -0.25 41 238.4312 2 11.5347

SAYAÇ K.MARAŞ 15 6 13.5 4 4 36 2 5.57 2 6.5BERNA ERDEM 1 1 0.75 5 0 51 1 0.75 0 0 0 40.75 237.8486 1 5.75348

SAYAÇ K.MARAŞ 21 2 20.5 3 4 24 0 45 4 4RUMEYSA AKSOY 11 0 0 0 4 1 3.752 4 1 0 0 0 40.75 237.1727 6 5.5349

ŞHT. K. İHL 15 5 13.75 6 2 5.56 2 5.57 2 6.5NEVA NUR YEŞİLAY 11C 0 0 0 3 1 2.751 2 0.5 0 0 0 40.5 236.947 4 6350

ŞHT. K. İHL 10 4 9 0 0 00 0 00 0 0HAYRİYE YETKİN 11D 3 1 2.75 3 2 2.58 0 8 6 1 5.75 40.5 236.76514 6 12.5351

ŞHT. K. İHL 23 0 23 6 2 5.57 1 6.756 3 5.25ZEHRA BOZ 11A 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 40.5 236.6150 0 0352

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 5 18.75 6 1 5.758 0 88 1 7.75ZELİHA TUFAN 11A 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 40.25 236.1820 0 0353

AKDENİZ İHL 14 11 11.25 5 1 4.754 3 3.255 4 4FURKAN MELİK 11A 2 3 1.25 5 0 52 4 1 2 2 1.5 40.25 236.10811 11 8.25354

ŞHT. K. İHL 19 4 18 7 1 6.758 0 88 1 7.75MİHRİBAN KAYAK 11A 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 40 235.450 2 -0.5355

AKDENİZ İHL 8 3 7.25 5 1 4.752 1 1.755 2 4.5ENVER ŞİRVANL 11A 4 1 3.75 5 0 54 2 3.5 3 2 2.5 39.75 234.9428 5 6.75356

AKDENİZ İHL 11 6 9.5 0 0 00 0 00 0 0ARAFAT ŞENCİ 11C 4 0 4 5 0 55 3 4.25 3 4 2 39.75 233.89217 8 15357

ŞHT. K. İHL 14 6 12.5 4 2 3.56 1 5.756 0 6Rüveyda Erinç 11C 3 0 3 3 1 2.751 0 1 1 0 1 39.25 233.0024 1 3.75358

SAYAÇ K.MARAŞ 22 2 21.5 6 2 5.57 1 6.756 3 5.25Nazlıcan KERKEZ 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 39 231.620 0 0359

ŞHT. K. İHL 12 4 11 6 2 5.53 1 2.755 2 4.5Zeynep Begüm Gürdal 11B 3 0 3 5 0 51 6 -0.5 1 2 0.5 38.75 231.1129 8 7360

ŞHT. K. İHL 20 1 19.75 6 2 5.57 1 6.757 1 6.75EMİNE ZEHRA DUYAR 11A 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 38.75 230.9380 0 0361

ŞHT. K. İHL 10 11 7.25 6 2 5.54 3 3.256 3 5.25Beyza Kök 11B 4 0 4 3 2 2.55 2 4.5 0 2 -0.5 38.5 230.6559 9 6.75362

ŞHT. K. İHL 11 3 10.25 0 0 00 0 00 0 0İLAYDA ALACA 11D 3 2 2.5 4 1 3.755 2 4.5 5 1 4.75 38.75 230.58815 8 13363

ŞHT. K. İHL 9 4 8 6 2 5.56 1 5.755 2 4.5Sarah Nashed 11C 2 0 2 3 2 2.53 1 2.75 0 0 0 38.5 230.5059 6 7.5364
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AKDENİZ İHL 17 2 16.5 0 0 00 0 00 0 0RAZİYE KOZAN 11E 3 2 2.5 5 0 51 2 0.5 2 3 1.25 38.75 229.96215 8 13365

MEZİTLİ PROJE
İHL.

15 3 14.25 2 2 1.54 1 3.757 1 6.75AMİR MAĞRİBİ 11P 0 0 0 5 0 51 1 0.75 0 1 -0.25 38.5 229.9557 1 6.75366

AKDENİZ İHL 14 8 12 4 0 46 0 65 4 4FATMA NUR KANTA 11D 4 1 3.75 4 1 3.751 1 0.75 1 0 1 38.25 229.6984 4 3367

SAYAÇ K.MARAŞ 18 5 16.75 2 5 0.757 1 6.756 3 5.25RAVZA SAFİYE YAĞIZ 4 1 3.75 5 0 50 0 0 0 0 0 38.25 229.5220 0 0368

ŞHT. K. İHL 20 3 19.25 6 2 5.56 1 5.758 1 7.75Merve Baran 11B 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 38.25 229.2720 0 0369

ŞHT. K. İHL 14 7 12.25 0 0 00 0 00 0 0YAĞMUR TOPRAK 11D 4 1 3.75 4 1 3.755 3 4.25 4 2 3.5 38.25 228.89813 9 10.75370

AKDENİZ İHL 11 0 11 0 0 00 0 00 0 0KEVSER AKBAYRAK 2 1 1.75 5 0 52 2 1.5 4 2 3.5 38.25 228.54817 6 15.5371

AKDENİZ İHL 14 3 13.25 2 4 13 0 37 1 6.75BERAT AYDOĞDU 11A 1 1 0.75 4 1 3.752 2 1.5 2 3 1.25 38 228.348 5 6.75372

AKDENİZ İHL 10 8 8 0 0 00 0 00 0 0MUSTAFA KARA 11C 2 2 1.5 5 0 56 2 5.5 3 4 2 38 227.9417 4 16373

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 5 3 4.255 2 4.58 1 7.75MELİH ÖZEN 11A 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 37.75 227.3580 0 0374

ŞHT. K. İHL 15 6 13.5 6 2 5.57 0 77 2 6.5Ilgın Gözcü 11B 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 1 37.5 226.8755 4 4375

AKDENİZ İHL 15 4 14 0 0 00 0 00 0 0MERYEM POLAT 11E 3 2 2.5 5 0 51 3 0.25 4 3 3.25 37.75 226.80815 9 12.75376

AKDENİZ İHL 9 1 8.75 0 0 00 0 00 0 0HELİN O 11E 2 3 1.25 5 0 54 4 3 5 2 4.5 37.5 226.2517 8 15377

ŞHT. K. İHL 13 9 10.75 4 4 35 2 4.56 2 5.5Hatice Nur Bolat 0 0 0 5 0 51 2 0.5 1 0 1 37.25 225.9928 4 7378

AKDENİZ İHL 7 6 5.5 0 0 00 0 00 0 0YILDIRI 11C 3 1 2.75 5 0 55 3 4.25 4 3 3.25 37.25 225.56818 6 16.5379

AKDENİZ İHL 9 6 7.5 0 0 00 0 00 0 0FURKAN KALEMCİ 11C 2 3 1.25 4 1 3.755 3 4.25 4 2 3.5 37.25 225.31818 4 17380

AKDENİZ İHL 11 2 10.5 0 0 00 0 00 0 0İREM BUĞDAY 11E 2 2 1.5 5 0 52 2 1.5 4 2 3.5 37.25 225.19217 7 15.25381

SAYAÇ K.MARAŞ 18 5 16.75 7 1 6.757 1 6.757 2 6.5YUSUF İHSAN KOPAR 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 36.75 224.3780 0 0382

SAYAÇ K.MARAŞ 22 2 21.5 5 3 4.256 2 5.56 2 5.5EVİN ALTUNPE 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 36.75 223.9020 0 0383

ŞHT. K. İHL 15 6 13.5 0 0 00 0 00 0 0ZEMZEM TOPRAK 11D 2 3 1.25 4 1 3.752 5 0.75 5 1 4.75 36.75 223.42815 9 12.75384

SAYAÇ K.MARAŞ 19 6 17.5 6 2 5.56 1 5.756 3 5.25ALAADİN EFE BİLAL 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 36.5 223.1953 2 2.5385
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SAYAÇ K.MARAŞ 18 3 17.25 5 2 4.57 1 6.758 1 7.75MERYEM SÜEDA KAYA 11 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 36.25 222.6120 0 0386

SAYAÇ K.MARAŞ 22 3 21.25 4 4 37 1 6.756 3 5.25MEHMET FURKAN GÖKŞEN 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 36.25 222.2120 0 0387

ŞHT. K. İHL 20 2 19.5 0 0 00 0 00 0 0FATMA DEMİREL 11E 1 2 0.5 4 1 3.754 2 3.5 4 1 3.75 36.25 221.8627 7 5.25388

ŞHT. K. İHL 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0AFİFE BİLGE HAZIR 11D 3 2 2.5 5 0 56 0 6 4 3 3.25 36 221.55520 3 19.25389

AKDENİZ İHL 8 7 6.25 0 0 00 0 00 0 0ALİ ÖZMEN 11C 2 3 1.25 2 1 1.756 2 5.5 6 1 5.75 36 221.30517 6 15.5390

AKDENİZ İHL 11 3 10.25 0 0 00 0 00 0 0BUKET 11E 2 3 1.25 4 1 3.753 3 2.25 5 2 4.5 36 221.05516 8 14391

SAYAÇ K.MARAŞ 15 9 12.75 5 3 4.256 1 5.756 3 5.25NİSA NUR ÇİFTÇİ 2 0 2 0 0 01 0 1 0 0 0 35.75 220.8725 1 4.75392

AKDENİZ İHL 12 5 10.75 3 1 2.753 2 2.57 1 6.75FADİLE BUGUTEK 11D 2 3 1.25 5 0 50 3 -0.75 2 0 2 35.5 220.1657 7 5.25393

SAYAÇ K.MARAŞ 19 6 17.5 6 2 5.57 1 6.756 3 5.25ENES ATMA 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 35 218.30 0 0394

ŞHT. K. İHL 19 2 18.5 7 1 6.755 2 4.56 3 5.25HİLAL SEZER 11A 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 35 218.20 0 0395

AKDENİZ İHL 11 1 10.75 4 1 3.751 2 0.56 2 5.5SENANUR KARACA 3 1 2.75 4 1 3.750 0 0 2 1 1.75 34.75 217.5187 4 6396

AKDENİZ İHL 12 4 11 0 0 00 0 00 0 0SUDE NAZ GÜL 1 2 0.5 5 0 54 3 3.25 4 3 3.25 34.75 216.91813 5 11.75397

SAYAÇ K.MARAŞ 18 5 16.75 6 2 5.57 1 6.756 3 5.25SELİM BERKİN TEKEREK 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 34.25 215.8020 0 0398

ŞHT. K. İHL 16 3 15.25 0 0 00 0 00 0 0ZEYNEP BEKİŞ 11E 2 2 1.5 5 0 52 5 0.75 2 4 1 34.5 215.7113 8 11399

AKDENİZ İHL 11 9 8.75 4 2 3.54 1 3.754 5 2.75SÜLEYMAN YILMAZ 11B 0 4 -1 5 0 53 1 2.75 3 0 3 34 215.1957 6 5.5400

AKDENİZ İHL 7 3 6.25 1 2 0.57 1 6.754 4 3GAMZENUR EYİGÜN 11D 3 0 3 4 1 3.752 3 1.25 0 0 0 33.75 214.21210 3 9.25401

ŞHT. K. İHL 6 3 5.25 0 0 00 0 00 0 0RAHİME CEREN CİHAN 11D 4 0 4 5 0 55 3 4.25 2 5 0.75 33.75 213.78816 6 14.5402

SAYAÇ K.MARAŞ 13 7 11.25 2 0 22 2 1.58 1 7.75DİLA DİNÇER 2 2 1.5 0 0 02 2 1.5 0 0 0 33.5 212.989 4 8403

SAYAÇ K.MARAŞ 19 5 17.75 5 3 4.254 3 3.258 1 7.75Numan GEMCİ 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 33 211.4150 0 0404

AKDENİZ İHL 6 2 5.5 0 0 00 0 00 0 0SENANUR YILDIZH 11E 3 2 2.5 5 0 54 4 3 5 2 4.5 33 211.3915 10 12.5405

SAYAÇ K.MARAŞ 20 2 19.5 5 2 4.54 2 3.56 2 5.5ALİ MERT 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 33 211.240 0 0406
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AKDENİZ İHL 8 4 7 3 1 2.751 2 0.56 1 5.75MUSTAFA ÖNTÜRKLER 11A 3 1 2.75 4 1 3.752 3 1.25 3 4 2 32.75 210.93210 12 7407

ŞHT. K. İHL 10 1 9.75 5 2 4.54 1 3.757 2 6.5Elif Karabulut 11C 0 1 -0.25 4 1 3.750 0 0 0 0 0 32.75 210.8826 5 4.75408

SAYAÇ K.MARAŞ 17 4 16 0 0 00 0 00 0 0ESMA ÇAKIR 3 2 2.5 4 0 41 6 -0.5 2 2 1.5 33 210.6411 6 9.5409

AKDENİZ İHL 15 3 14.25 2 1 1.754 0 47 1 6.75EDİZ PARLAK 11A 0 0 0 4 1 3.750 0 0 0 0 0 32.5 209.853 4 2410

AKDENİZ İHL 8 5 6.75 0 0 00 0 00 0 0PELİN ACAR 11E 4 1 3.75 5 0 53 3 2.25 3 1 2.75 32.5 209.614 8 12411

ŞHT. K. İHL 15 2 14.5 3 5 1.754 2 3.57 1 6.75Ayşe Zeynep Yıldırım 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 32.5 209.4257 4 6412

MEZİTLİ PROJE
İHL.

15 3 14.25 1 6 -0.50 0 03 4 2BARAN DEMİR 11P 3 2 2.5 4 1 3.753 5 1.75 0 0 0 32.5 209.17512 13 8.75413

AKDENİZ İHL 10 6 8.5 3 1 2.753 1 2.756 1 5.75YEŞİM İBİŞ 11D 3 2 2.5 5 0 50 3 -0.75 0 0 0 32 208.367 6 5.5414

SAYAÇ K.MARAŞ 17 3 16.25 0 0 00 0 00 0 0ESRA BEKERECİ 3 1 2.75 4 1 3.753 4 2 1 5 -0.25 32.25 208.21810 9 7.75415

SAYAÇ K.MARAŞ 5 6 3.5 0 0 00 0 00 0 0YUSUF ENSAR BİNİCİ 3 2 2.5 5 0 54 3 3.25 3 3 2.25 32 207.8617 6 15.5416

AKDENİZ İHL 17 5 15.75 1 4 01 3 0.255 3 4.25BEYZA UYKULU 11D 2 2 1.5 4 1 3.750 1 -0.25 0 0 0 32 207.518 5 6.75417

SAYAÇ K.MARAŞ 18 2 17.5 3 5 1.757 0 76 2 5.5AHMET BAHADIR KARAKOÇ 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 31.75 207.1520 0 0418

AKDENİZ İHL 11 5 9.75 0 0 00 0 00 0 0FATMAGÜL YALDIZ 11E 0 1 -0.25 4 1 3.754 3 3.25 3 2 2.5 31.75 206.65214 5 12.75419

ŞHT. K. İHL 7 9 4.75 6 1 5.754 2 3.53 6 1.5ALEYNA YILDIZ 11B 2 1 1.75 5 0 51 4 0 5 1 4.75 31.25 206.2886 7 4.25420

AKDENİZ İHL 12 3 11.25 0 0 00 0 00 0 0AYŞE AYSUN VURAL 11E 2 3 1.25 3 2 2.53 4 2 3 2 2.5 31.5 205.7214 8 12421

ŞHT. K. İHL 9 4 8 4 1 3.753 0 32 0 2MÜBERRA ŞAKA 11C 1 2 0.5 5 0 51 0 1 0 1 -0.25 31.25 205.5629 3 8.25422

AKDENİZ İHL 9 8 7 0 1 -0.250 0 01 0 1MEHMET ÇELLİK 11C 0 0 0 4 1 3.754 4 3 4 1 3.75 31 204.35514 5 12.75423

AKDENİZ İHL 10 3 9.25 0 0 00 0 00 0 0HAYRUNİSA ATEŞ 11E 2 2 1.5 5 0 52 3 1.25 3 2 2.5 31 204.25514 10 11.5424

ŞHT. K. İHL 11 5 9.75 0 0 00 0 00 0 0ELİF NUR DEMİRAY 11E 2 1 1.75 3 2 2.52 5 0.75 5 2 4.5 31 204.1813 5 11.75425

AKDENİZ İHL 6 4 5 0 0 00 0 00 0 0NAZ 11E 2 3 1.25 5 0 55 2 4.5 2 3 1.25 30.75 203.59816 9 13.75426

ŞHT. K. İHL 6 4 5 3 3 2.253 3 2.253 5 1.75Asiye Sıla Eşki 10C 3 2 2.5 4 1 3.750 0 0 4 3 3.25 30.5 203.1412 9 9.75427
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SAYAÇ K.MARAŞ 17 6 15.5 5 3 4.256 2 5.56 3 5.25Muhammed Enes KÖROĞLU 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 30.5 203.0650 0 0428

ŞHT. K. İHL 8 6 6.5 7 1 6.756 2 5.57 2 6.5Y IRMAK BAKIRCI 11C 0 0 0 3 0 30 0 0 0 0 0 30.25 202.9082 0 2429

ŞHT. K. İHL 7 4 6 0 0 00 0 00 0 0GÜLCAN GÖNÜL 11E 4 1 3.75 3 2 2.54 4 3 5 2 4.5 30.25 202.10813 10 10.5430

ŞHT. K. İHL 9 9 6.75 0 0 00 0 00 0 0NİSA CEMALOĞ 11D 2 1 1.75 4 1 3.755 1 4.75 3 3 2.25 30.25 201.98213 8 11431

ŞHT. K. İHL 12 8 10 5 1 4.755 1 4.756 1 5.75Süreyya Reyyan Ulusoy 11B 0 0 0 3 0 31 1 0.75 1 0 1 29.75 201.0680 1 -0.25432

ŞHT. K. İHL 10 3 9.25 4 4 34 2 3.58 1 7.75Elif Büşra Ekinci 11B 0 1 -0.25 4 0 40 0 0 1 1 0.75 29.75 200.9422 1 1.75433

ŞHT. K. İHL 0 1 -0.25 4 4 31 2 0.53 0 3Esma Zeynep Ervas 11B 4 0 4 5 0 54 3 3.25 2 3 1.25 29.5 200.23512 9 9.75434

MEZİTLİ PROJE
İHL.

5 6 3.5 3 0 33 2 2.56 2 5.5MUHAMED TALHA BULUT 11P 4 1 3.75 5 0 51 5 -0.25 1 4 0 29.5 200.1859 10 6.5435

ŞHT. K. İHL 16 7 14.25 5 3 4.253 3 2.255 3 4.25FATMA HANÇER 11A 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 29.75 200.1426 5 4.75436

AKDENİZ İHL 10 8 8 0 1 -0.250 0 02 3 1.25ÖMER RESUL GÖKCEN 11C 2 1 1.75 1 0 12 5 0.75 4 2 3.5 29.5 199.03515 6 13.5437

ŞHT. K. İHL 15 6 13.5 2 6 0.55 3 4.256 3 5.25RÜMEYSA ŞİMŞEK 11A 0 0 0 4 1 3.750 0 0 0 0 0 29.25 198.7782 0 2438

AKDENİZ İHL 6 2 5.5 0 0 00 0 00 0 0İREMGÜL ÇOLAK 11E 2 0 2 5 0 54 3 3.25 3 4 2 29.25 198.62813 6 11.5439

ŞHT. K. İHL 14 7 12.25 3 4 24 2 3.54 5 2.75İrem Nur Gürel 11C 1 3 0.25 5 0 50 5 -1.25 0 4 -1 29.25 198.5287 5 5.75440

AKDENİZ İHL 6 4 5 2 2 1.54 0 45 1 4.75ŞEYDA GÜNDÜZALP 11D 3 2 2.5 5 0 50 0 0 0 0 0 29 198.3457 3 6.25441

AKDENİZ İHL 7 12 4 4 4 32 3 1.252 7 0.25MUHAMMET YILDIRI 11B 2 2 1.5 5 0 53 5 1.75 3 2 2.5 29 198.09512 9 9.75442

MEZİTLİ PROJE
İHL.

8 3 7.25 0 0 00 0 00 0 0AYBERK PÜSKÜL 11P 0 0 0 5 0 56 2 5.5 5 2 4.5 29 198.077 1 6.75443

ŞHT. K. İHL 10 6 8.5 6 2 5.55 0 55 3 4.25Zahide Nida Gül 11B 1 0 1 5 0 50 0 0 0 0 0 28.75 197.8121 6 -0.5444

AKDENİZ İHL 6 7 4.25 0 0 00 0 00 0 0NUR 11E 2 3 1.25 4 1 3.755 2 4.5 3 2 2.5 29 197.7715 9 12.75445

ŞHT. K. İHL 14 6 12.5 3 2 2.55 1 4.759 0 9Berivan Bayram 11B 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 28.75 197.3620 0 0446

ŞHT. K. İHL 10 9 7.75 0 0 00 0 00 0 0KEVSER HACIBAYOĞLU 11D 3 1 2.75 5 0 53 5 1.75 5 2 4.5 28.75 197.13810 12 7447

AKDENİZ İHL 8 7 6.25 0 0 00 0 00 0 0NUR MAÇÇA 11E 4 1 3.75 5 0 52 5 0.75 3 1 2.75 28.75 196.96212 7 10.25448
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ŞHT. K. İHL 10 5 8.75 0 0 00 0 00 0 0HATİCE ZÜMRA EKİZ 11E 3 1 2.75 5 0 54 3 3.25 3 2 2.5 28.5 196.2558 7 6.25449

AKDENİZ İHL 7 6 5.5 1 3 0.257 1 6.756 2 5.5MERYEM TOPLU 11D 0 0 0 5 0 51 3 0.25 0 2 -0.5 28.25 195.7987 6 5.5450

SAYAÇ K.MARAŞ 19 6 17.5 1 2 0.56 0 65 3 4.25BATUHAN  KARA 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 28.25 195.1480 0 0451

ŞHT. K. İHL 14 6 12.5 4 2 3.53 5 1.756 3 5.25KADRİYE AYDIN 11A 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 28.25 195.1226 3 5.25452

ŞHT. K. İHL 8 3 7.25 0 0 00 0 00 0 0EDA NUR DAĞ 11E 4 0 4 5 0 51 5 -0.25 4 3 3.25 28 194.4410 5 8.75453

ŞHT. K. İHL 10 9 7.75 5 3 4.253 3 2.256 2 5.5GÜLSU GÜZEL 11B 2 1 1.75 2 2 1.50 0 0 0 0 0 27.75 193.9326 5 4.75454

ŞHT. K. İHL 14 2 13.5 6 2 5.54 2 3.56 3 5.25Beyzanur Akyürek 11B 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 27.75 193.8320 0 0455

ŞHT. K. İHL 12 3 11.25 0 0 00 0 00 0 0LEYLA SUDE EDE 11E 5 0 5 4 1 3.753 3 2.25 2 2 1.5 27.75 193.6587 12 4456

SAYAÇ K.MARAŞ 8 2 7.5 2 5 0.753 2 2.52 4 1IKRA TOY 11 3 2 2.5 5 0 51 6 -0.5 1 0 1 27.75 193.63211 12 8457

SAYAÇ K.MARAŞ 15 10 12.5 5 3 4.255 3 4.257 2 6.5
MUHAMMED BAYRAM
ÖZÇİFTÇİ

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 27.5 193.0750 0 0458

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

0 0 0 3 3 2.256 0 66 3 5.25YAĞMUR REYYAN AKYIL 11C 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 27.5 192.92515 4 14459

MEZİTLİ PROJE
İHL.

10 9 7.75 0 7 -1.751 3 0.254 2 3.5MUHAMMED EMİN ACAR 0 5 -1.25 4 0 46 2 5.5 0 0 0 27.5 192.612 10 9.5460

SAYAÇ K.MARAŞ 14 9 11.75 4 3 3.256 2 5.52 7 0.25CEMİLE TUĞÇE KAYA 11 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 27.5 192.4759 9 6.75461

AKDENİZ İHL 6 7 4.25 0 0 00 0 00 0 0MELİKE 11E 2 3 1.25 0 0 05 2 4.5 3 2 2.5 27.5 192.417 8 15462

AKDENİZ İHL 9 6 7.5 0 0 00 0 00 0 0İREM 11E 1 4 0 4 1 3.755 3 4.25 1 6 -0.5 27.5 192.32515 10 12.5463

AKDENİZ İHL 8 5 6.75 1 2 0.53 2 2.54 4 3AHMET CEMİL TOKGÖZ 11B 3 1 2.75 4 1 3.751 6 -0.5 4 1 3.75 27.25 192.3186 5 4.75464

AKDENİZ İHL 7 5 5.75 1 3 0.256 1 5.755 4 4TUANA T 11D 0 0 0 5 0 52 3 1.25 0 2 -0.5 27 191.4857 6 5.5465

AKDENİZ İHL 10 5 8.75 1 4 02 0 24 4 3EBRAR ŞAHİN 11D 0 0 0 5 0 51 0 1 1 1 0.75 27 191.0858 6 6.5466

SAYAÇ K.MARAŞ 13 8 11 0 0 00 0 03 0 3ELA DİNÇER 11 3 2 2.5 3 1 2.753 3 2.25 2 4 1 27 191.066 6 4.5467

SAYAÇ K.MARAŞ 13 7 11.25 3 4 27 0 77 2 6.5ÇAĞAN PAPUÇÇU 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 26.75 190.6280 0 0468

ŞHT. K. İHL 13 6 11.5 3 5 1.756 2 5.58 1 7.75Elnur Bulut 11B 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 26.5 189.7450 0 0469
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MEZİTLİ PROJE
İHL.

7 12 4 3 3 2.251 4 03 4 2RADWAN ALSIBAI 4 1 3.75 4 1 3.753 4 2 2 0 2 26.25 188.9889 10 6.5470

ŞHT. K. İHL 6 4 5 6 2 5.52 1 1.756 3 5.25Kübranur Türe 2 1 1.75 4 1 3.750 0 0 2 0 2 26 188.582 4 1471

SAYAÇ K.MARAŞ 19 6 17.5 2 6 0.54 4 36 3 5.25ARDA KARCIOĞLU 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 26.25 188.2880 0 0472

ŞHT. K. İHL 13 5 11.75 1 7 -0.753 3 2.254 3 3.25Kadriye Esma Yavuz 11C 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 26.25 187.88812 9 9.75473

AKDENİZ İHL 6 3 5.25 0 0 00 0 00 0 0ZEYNEP YAMAN 11E 4 1 3.75 5 0 54 4 3 2 5 0.75 26 187.8311 11 8.25474

ŞHT. K. İHL 8 4 7 0 0 00 0 00 0 0EDİBE EYNİR 11D 0 0 0 5 0 53 4 2 4 3 3.25 25.75 186.77211 10 8.5475

AKDENİZ İHL 12 8 10 4 0 43 1 2.753 6 1.5FETİH ALKAYIŞ 11B 0 0 0 5 0 50 0 0 0 0 0 25.5 186.244 7 2.25476

AKDENİZ İHL 8 5 6.75 0 0 01 2 0.54 2 3.5AHMET ÖZDAL 11B 3 1 2.75 4 1 3.751 0 1 1 0 1 25 184.56 1 5.75477

MEZİTLİ PROJE
İHL.

10 3 9.25 2 0 20 0 02 0 2MEHMET MUSTAFA KINALI 11P 1 0 1 4 1 3.752 6 0.5 1 0 1 24.5 182.615 0 5478

ŞHT. K. İHL 4 10 1.5 0 0 00 0 00 0 0SILA BALUN 11D 2 3 1.25 5 0 57 0 7 3 4 2 24.25 182.27810 10 7.5479

MEZİTLİ PROJE
İHL.

6 7 4.25 2 0 20 0 02 5 0.75MUHAMMED MUTA TURĞUT 11P 4 1 3.75 4 1 3.754 4 3 1 1 0.75 24.25 182.1528 8 6480

ŞHT. K. İHL 6 5 4.75 4 3 3.253 3 2.254 1 3.75AYŞE TÜRE 11C 0 0 0 5 0 50 1 -0.25 0 0 0 24 181.326 3 5.25481

SAYAÇ K.MARAŞ 13 8 11 6 2 5.54 3 3.255 4 4AHMET ESAD ERZAN 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 23.75 180.3620 0 0482

AKDENİZ İHL 13 7 11.25 0 6 -1.53 2 2.55 2 4.5BEYZA İREM GÜL 11D 4 1 3.75 3 1 2.750 1 -0.25 1 3 0.25 23.75 180.2882 6 0.5483

ŞHT. K. İHL 1 1 0.75 5 3 4.253 2 2.54 1 3.75Ayşe Gülbera Özmen 11C 1 0 1 4 0 40 3 -0.75 1 3 0.25 23.5 179.7559 5 7.75484

MEZİTLİ PROJE
İHL.

8 3 7.25 4 3 3.250 1 -0.252 5 0.75ALİ ÖZDEN 11P 2 2 1.5 5 0 53 4 2 0 0 0 23.5 179.486 8 4485

AKDENİZ İHL 11 6 9.5 1 7 -0.754 1 3.754 5 2.75BİLAL ŞENOL 11B 0 0 0 5 0 50 0 0 0 0 0 23.5 179.335 7 3.25486

ŞHT. K. İHL 2 8 0 3 5 1.752 3 1.255 2 4.5ZEHRA ERTEM 11B 3 2 2.5 4 1 3.751 2 0.5 3 3 2.25 22.75 177.4087 3 6.25487

AKDENİZ İHL 3 3 2.25 1 2 0.50 0 01 6 -0.5SAAD HAJHAMD 11A 3 1 2.75 5 0 53 3 2.25 5 1 4.75 22.25 175.5687 7 5.25488

SAYAÇ K.MARAŞ 10 9 7.75 5 3 4.254 4 37 0 7ZEHRA BERBEROĞLU 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 22 174.6850 0 0489

AKDENİZ İHL 10 6 8.5 2 3 1.253 0 33 4 2VELİ İHSAN MERCAN 11B 0 0 0 3 0 30 0 0 0 0 0 21.5 172.524 1 3.75490
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SAYAÇ K.MARAŞ 5 6 3.5 2 4 11 2 0.54 3 3.25AYŞE BOLATKALE 0 0 0 0 0 03 1 2.75 0 0 0 21 170.6811 4 10491

ŞHT. K. İHL 10 2 9.5 4 4 33 5 1.757 2 6.5Sümeyye Aslan 11B 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 20.75 170.2220 0 0492

MEZİTLİ PROJE
İHL.

8 2 7.5 2 2 1.50 1 -0.250 2 -0.5SÜLEYMAN ŞAHİN DEVECİ 11P 2 2 1.5 5 0 53 4 2 0 0 0 20.25 168.3585 6 3.5493

AKDENİZ İHL 12 9 9.75 2 4 10 3 -0.754 4 3ÖMER FARUK TEKER 11B 1 1 0.75 5 0 50 3 -0.75 0 0 0 20.25 168.2585 11 2.25494

AKDENİZ İHL 15 4 14 2 3 1.253 1 2.753 4 2İSA MUHAMME 11B 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 20 167.20 0 0495

ŞHT. K. İHL 13 4 12 0 0 00 0 00 0 0MEDİNE NİSA YARDIM 11E 0 0 0 4 1 3.750 0 0 1 2 0.5 20 167.0254 1 3.75496

ŞHT. K. İHL 7 7 5.25 4 4 30 3 -0.754 3 3.25ŞEVVAL NAZ TOP 11A 0 0 0 0 0 02 3 1.25 2 0 2 19.5 165.817 6 5.5497

ŞHT. K. İHL 10 5 8.75 6 2 5.52 3 1.254 2 3.5MELEK HAYRULL 11B 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 19 164.2950 0 0498

ŞHT. K. İHL 5 9 2.75 0 0 00 0 00 0 0FATMA ZEHRA KÜÇÜK 11E 2 3 1.25 5 0 52 6 0.5 3 4 2 19 164.14510 10 7.5499

SAYAÇ K.MARAŞ 4 8 2 0 0 00 0 00 0 0MİSLİNA KALUMAN 11 2 2 1.5 3 2 2.54 0 4 3 2 2.5 18.5 162.6559 12 6500

AKDENİZ İHL 12 5 10.75 6 1 5.752 4 12 5 0.75BİLAL YÜCELABTİL 11B 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 18.25 161.5220 0 0501

SAYAÇ K.MARAŞ 7 2 6.5 0 0 00 0 00 0 0ZEKİYE GÖKÇEN KALA 2 1 1.75 4 1 3.752 4 1 3 4 2 18 160.794 4 3502

AKDENİZ İHL 3 4 2 3 4 23 1 2.750 1 -0.25SULTAN SENA DUDAKLI 11D 3 0 3 5 0 51 5 -0.25 1 2 0.5 17.75 160.3825 8 3503

ŞHT. K. İHL 7 5 5.75 3 5 1.754 2 3.55 3 4.25İrem Dila Özkaya 11B 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 17.5 159.2253 3 2.25504

SAYAÇ K.MARAŞ 6 0 6 0 0 00 0 00 0 0YUNUS EMRE KANDİLCİK 0 0 0 5 0 55 1 4.75 2 3 1.25 17 157.710 0 0505

ŞHT. K. İHL 8 6 6.5 6 2 5.54 0 42 4 1Mürvet Ece Savcı 11B 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 17 157.660 0 0506

MEZİTLİ PROJE
İHL.

9 4 8 0 0 00 1 -0.254 3 3.25ABDULLATİF TARABİŞİ 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 16.5 155.2456 2 5.5507

ŞHT. K. İHL 3 6 1.5 2 4 15 2 4.52 2 1.5Meyrasu Çetinkaya 11B 0 0 0 4 1 3.750 0 0 0 0 0 16 154.3555 5 3.75508

ŞHT. K. İHL 5 3 4.25 6 2 5.50 0 04 4 3Elif Tuçbaş 11C 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 16 154.134 3 3.25509

ŞHT. K. İHL 4 0 4 0 0 00 0 00 0 0SUEDA BAYKAL 11E 1 0 1 3 1 2.750 0 0 1 1 0.75 15.75 152.8988 3 7.25510

AKDENİZ İHL 13 6 11.5 2 3 1.250 0 04 4 3AYHAN VARLIKL 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 15.75 152.8720 0 0511
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SAYAÇ K.MARAŞ 11 8 9 4 4 33 1 2.752 5 0.75MUHAMMED SEFA SARI 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 15.5 152.2650 0 0512

MEZİTLİ PROJE
İHL.

7 4 6 2 2 1.50 2 -0.52 4 1SEMİH MAVİ 0 2 -0.5 2 0 22 5 0.75 2 1 1.75 14.75 149.7186 13 2.75513

SAYAÇ K.MARAŞ 3 1 2.75 0 0 00 0 00 0 0AYŞE NİSA SARI 11 2 3 1.25 4 1 3.752 4 1 1 4 0 14 147.227 7 5.25514

SAYAÇ K.MARAŞ 2 4 1 0 0 00 0 00 0 0MUHAMMED EMİN KIR 0 0 0 5 0 53 5 1.75 2 5 0.75 13.5 145.7056 4 5515

SAYAÇ K.MARAŞ 12 11 9.25 3 4 23 5 1.752 7 0.25EFE SEVİM 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 13.25 144.5220 0 0516

SAYAÇ K.MARAŞ 3 4 2 0 1 -0.250 1 -0.251 3 0.25ELİF NAZ NARLI 2 0 2 5 0 50 0 0 2 1 1.75 12.75 143.3083 3 2.25517

ŞHT. K. İHL 5 3 4.25 1 5 -0.251 0 11 6 -0.5Ayşegül Hasna İmren 11B 0 0 0 5 0 50 1 -0.25 1 0 1 11.75 139.7283 6 1.5518

AKDENİZ İHL 10 8 8 3 5 1.752 3 1.252 5 0.75YİĞİT GEYLANİ 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 11.75 139.5020 0 0519

SAYAÇ K.MARAŞ 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0ALİ EREN AKGÜL 0 0 0 3 0 30 1 -0.25 1 0 1 10.75 136.1728 4 7520

ŞHT. K. İHL 1 2 0.5 0 0 00 0 03 4 2AYŞE A 0 5 -1.25 0 0 01 7 -0.75 2 5 0.75 9.75 132.54210 6 8.5521

AKDENİZ İHL 4 2 3.5 0 0 00 0 00 0 0BUSRA ALTUN 11E 2 2 1.5 2 3 1.250 3 -0.75 2 3 1.25 8.25 127.7984 10 1.5522

AKDENİZ İHL 9 10 6.5 0 0 00 0 02 1 1.75SERCAN KASAP 11B 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 8.25 127.6480 0 0523

ŞHT. K. İHL 0 0 0 0 3 -0.750 0 02 4 1MEDİNE DOĞRU 11C 0 0 0 4 1 3.750 6 -1.5 0 4 -1 6.5 121.7957 8 5524

1.74 0.83 1.532.92 1.70 2.50 34.02 214.801.84 1.37 1.5010.51 6.18 8.97 11.17 5.17 9.882.29 1.53 1.912.61 2.14 2.07 4.12 0.37 4.032.00 1.42 1.64AKDENİZ İHL

7.14 0.68 6.978.03 0.87 7.81 71.40 341.336.08 1.74 5.6515.42 4.20 14.37 21.90 2.32 21.323.68 2.04 3.174.84 2.40 4.24 4.58 0.14 4.553.57 0.98 3.33EYÜP AYGAR FEN LİSESİ

1.07 1.21 0.773.36 2.57 2.71 29.00 197.901.93 1.93 1.458.64 6.21 7.09 9.79 4.57 8.641.07 0.64 0.912.71 3.14 1.93 4.07 0.29 4.001.86 1.43 1.50MEZİTLİ PROJE İHL.

5.03 1.01 4.775.66 1.56 5.27 42.62 244.034.18 2.01 3.676.65 3.03 5.89 16.75 4.01 15.751.30 1.03 1.041.99 1.31 1.66 2.94 0.20 2.891.85 0.70 1.68SAYAÇ K.MARAŞ

3.27 1.12 2.994.19 1.53 3.80 35.33 219.363.66 1.70 3.248.11 4.40 7.01 12.41 4.61 11.251.48 1.04 1.221.52 1.65 1.11 3.37 0.36 3.281.58 0.59 1.44ŞHT. K. İHL

7.14 0.76 6.957.85 1.04 7.59 66.08 323.365.89 1.69 5.4713.90 4.90 12.67 20.98 3.19 20.183.69 1.88 3.223.81 2.45 3.19 4.40 0.37 4.312.82 1.31 2.49YAHYA AKEL FEN LİSESİ

11.49 4.53 10.36 6.03 1.30 5.702.51 1.00 2.26 3.98 0.27 3.913.19 2.08 2.67 2.62 1.55 2.23 17.23 3.66 16.32 5.12 0.87 4.91 4.56 1.72 4.13 52.49 277.39GENEL ORTALAMA
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