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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

25 0 25 8 0 88 0 89 0 9ZELİHA ÖREN 10C 5 0 5 5 0 58 0 8 5 1 4.75 95.5 422.7923 1 22.751

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 8 0 87 0 77 2 6.5FATMA ZİŞAN ÇEVİRİR 10D 5 0 5 5 0 58 0 8 7 0 7 91.5 409.34524 1 23.752

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.757 1 6.759 0 9EGE SARIBAŞ 10B 4 1 3.75 5 0 57 1 6.75 5 2 4.5 90 403.9524 1 23.753

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 6 17.5 6 2 5.58 0 89 0 9EMİRHAN GNAY 10D 5 0 5 5 0 58 0 8 6 1 5.75 87.5 39624 1 23.755

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

24 1 23.75 7 1 6.758 0 89 0 9KEREM GELEN 10A 4 1 3.75 5 0 58 0 8 6 1 5.75 87.5 39619 6 17.54

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 4 19 8 0 88 0 89 0 9ÜLKÜ YÜCEL 10A 4 1 3.75 5 0 58 0 8 3 3 2.25 86.75 393.27824 1 23.756

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 1 6.757 1 6.759 0 9ABDUSSAMED GÖKALP 10C 4 0 4 5 0 57 1 6.75 5 2 4.5 86.5 392.3222 3 21.257

PROJE İHL 22 3 21.25 6 2 5.57 1 6.758 1 7.75İREM AKYOL 10A 4 1 3.75 5 0 58 0 8 5 2 4.5 86.25 391.33824 1 23.758

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 2 20.5 8 0 86 1 5.759 0 9DOĞA DİCLE BOZAN 10B 5 0 5 4 1 3.757 1 6.75 5 2 4.5 84.5 385.6622 3 21.259

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 8 0 87 1 6.757 2 6.5EFE ÖZTÜRK 10A 3 2 2.5 5 0 57 1 6.75 4 3 3.25 83.75 382.76223 2 22.510

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 4 19 8 0 88 0 89 0 9BEKİR YILDIRIM 10B 4 0 4 5 0 56 2 5.5 5 1 4.75 83.5 382.4821 3 20.2511

PROJE İHL 21 4 20 7 1 6.758 0 87 2 6.5YUSUF CEYHANLAR 10D 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 5 2 4.5 82.5 378.624 1 23.7512

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 4 20 8 0 85 2 4.57 2 6.5İLAYDA ALTUNDAL 10A 4 1 3.75 5 0 58 0 8 5 1 4.75 82 377.1122 2 21.513

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 2 21.5 7 1 6.757 1 6.757 2 6.5A BERKE UĞUZ 10B 5 0 5 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 81.5 375.2722 3 21.2514

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 7 1 6.755 2 4.58 1 7.75SENA ERDOĞAN 10C 4 1 3.75 5 0 58 0 8 5 1 4.75 80.75 372.94822 3 21.2515

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 2 18.5 8 0 87 0 79 0 9BERKAY CAN KARALTI 10C 4 1 3.75 5 0 57 0 7 3 1 2.75 80.5 372.31520 2 19.516

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 9 13.75 8 0 88 0 89 0 9TİMUR TUNÇ 10A 5 0 5 5 0 57 1 6.75 5 2 4.5 80 371.02521 4 2017

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 1 6.757 0 79 0 9RAMAZAN ÇİL 10B 3 2 2.5 5 0 54 4 3 4 3 3.25 80.25 370.88222 3 21.2518

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 2 20.5 8 0 87 1 6.758 1 7.75ALİ KOPAR 10A 2 2 1.5 4 0 47 0 7 5 0 5 79.5 368.73520 4 1919

SAYAÇ MERSİN 21 2 20.5 7 1 6.757 0 78 1 7.75SADIK BERKE EVREN 10 4 1 3.75 4 0 47 1 6.75 3 2 2.5 79.25 367.75221 3 20.2520
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 7 1 6.756 1 5.758 1 7.75İLAYDA ÖLMEZ 10D 4 1 3.75 5 0 57 1 6.75 2 4 1 79.25 367.57824 1 23.7521

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 1 21.75 6 2 5.56 1 5.757 2 6.5FATMA AYSİMA TAŞ 10D 3 1 2.75 5 0 58 0 8 3 1 2.75 79.25 367.52822 3 21.2522

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 0 18 8 0 85 1 4.758 1 7.75ÖZGE ÖZDEMİR 10C 5 0 5 5 0 56 2 5.5 5 2 4.5 79 367.1221 2 20.523

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 6 17.5 8 0 86 2 5.58 1 7.75ONUR YAŞA 4 1 3.75 5 0 57 1 6.75 5 2 4.5 78.75 366.36221 4 2024

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 5 18.75 8 0 88 0 88 1 7.75NEHİR AĞIRDOS 10D 5 0 5 5 0 56 2 5.5 2 5 0.75 78.75 366.23821 4 2025

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 2 19.5 7 0 76 1 5.757 2 6.5İLAYDA SÖZER 10D 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 78.75 365.78824 1 23.7526

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 5 17.75 7 1 6.755 2 4.58 1 7.75EBRAR ERGÜN 10C 4 1 3.75 5 0 58 0 8 4 1 3.75 78.5 365.35522 3 21.2527

ŞHT. K. İHL 21 3 20.25 7 1 6.756 1 5.759 0 9PERİHAN ZEYNEP BULUT 10C 4 1 3.75 3 1 2.756 2 5.5 5 2 4.5 78.5 365.20521 3 20.2528

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

23 1 22.75 6 0 67 0 78 1 7.75GÜNEŞ ÇAKMAK 10B 2 2 1.5 3 0 36 0 6 4 1 3.75 77.75 362.40820 0 2029

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 9 13.75 7 1 6.757 1 6.759 0 9EGE GÜLÇİÇEK 10A 4 1 3.75 5 0 57 1 6.75 5 2 4.5 77.5 362.32522 3 21.2530

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 3 19.25 6 2 5.57 0 78 1 7.75TUNAHAN YILMAZ 10D 2 3 1.25 5 0 58 0 8 6 1 5.75 77.5 362.119 4 1831

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 6 17.5 7 1 6.757 1 6.759 0 9ÖYKÜ ÖZDEMİR 10D 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 77.5 361.9522 3 21.2532

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 7 16.25 6 2 5.57 1 6.758 1 7.75ÖMER FARUK UYSAL 10D 5 0 5 3 2 2.58 0 8 3 4 2 76.25 357.66223 2 22.533

PROJE İHL 21 4 20 6 2 5.57 1 6.759 0 9AHMET VEFA CİNGÖZ 10D 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 3 4 2 76.25 357.53821 4 2034

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 4 17 8 0 87 1 6.758 1 7.75F.ZEHRA BULDU 10B 4 1 3.75 5 0 57 0 7 1 3 0.25 75.75 356.09821 3 20.2535

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 3 20.25 6 2 5.57 1 6.758 1 7.75EFE RIZA YALÇIN 4 1 3.75 2 3 1.257 1 6.75 3 4 2 75.5 354.7922 2 21.536

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 6 1 5.757 0 77 2 6.5EMİNE SUDE UZUN 10A 3 2 2.5 5 0 56 0 6 5 2 4.5 75.25 354.30820 4 1937

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

23 2 22.5 7 1 6.757 1 6.759 0 9SEZEN AKSU 10A 3 2 2.5 5 0 55 2 4.5 2 2 1.5 75.25 354.18218 5 16.7538

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

21 3 20.25 6 1 5.757 0 77 2 6.5ZEHRA DİŞLİK 10B 4 1 3.75 4 1 3.755 2 4.5 4 2 3.5 75.25 354.05821 3 20.2539

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 2 16.5 3 0 36 2 5.58 1 7.75MAHMUD ESADKARABACAK 10C 4 1 3.75 4 0 47 1 6.75 5 1 4.75 74.5 351.63523 2 22.540
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PROJE İHL 19 2 18.5 8 0 87 0 77 0 7DİLANUR GÜNEŞ 10A 2 3 1.25 5 0 53 2 2.5 3 2 2.5 74.25 350.57823 2 22.541

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 2 20.5 6 1 5.755 3 4.258 1 7.75SELİM ENES GÜL 10A 4 1 3.75 5 0 54 3 3.25 2 2 1.5 74.25 350.37823 2 22.542

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 4 16 8 0 87 1 6.757 2 6.5EKİN DÜZENLİ 10D 2 3 1.25 5 0 55 3 4.25 6 0 6 73.75 349.36221 4 2043

PROJE İHL 19 6 17.5 5 3 4.258 0 86 3 5.25ÖMER OĞUZ 10D 3 2 2.5 4 1 3.756 2 5.5 6 1 5.75 73.75 349.08822 3 21.2544

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 4 14 8 0 88 0 87 2 6.5EMİNE HANÇER 10D 3 2 2.5 5 0 57 1 6.75 6 1 5.75 73.25 348.17218 5 16.7545

PROJE İHL 20 3 19.25 7 1 6.756 1 5.755 4 4EMİN GÜMÜŞ 10D 2 3 1.25 4 1 3.757 1 6.75 5 2 4.5 73.25 347.19822 3 21.2546

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 7 15.25 5 3 4.257 1 6.757 2 6.5DİLGE ÖZAYDIN 10D 4 1 3.75 5 0 57 1 6.75 4 2 3.5 73 346.7422 3 21.2547

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 6 15.5 8 0 87 0 78 1 7.75AHMET FARUK DEV 10B 3 2 2.5 3 2 2.57 0 7 5 2 4.5 72.75 346.18219 4 1848

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 2 18.5 6 0 67 0 78 1 7.75ARDA AKBULUT 10B 2 1 1.75 5 0 57 1 6.75 4 1 3.75 72.75 346.05817 3 16.2549

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 7 16.25 6 2 5.57 0 79 0 9MİSLİNA KAYRA GÜL 10B 4 1 3.75 4 0 46 2 5.5 3 2 2.5 72.75 345.98220 3 19.2550

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 1 15.75 8 0 88 0 85 4 4DEFNE UYSAL 10B 4 1 3.75 5 0 57 1 6.75 2 3 1.25 72.5 345.121 4 2051

PROJE İHL 15 4 14 7 1 6.756 0 68 1 7.75İBRAHİM YÜKSEK 4 1 3.75 4 0 47 1 6.75 6 1 5.75 72.25 344.66819 6 17.552

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

22 3 21.25 5 3 4.258 0 87 2 6.5UMUT YILMAZ 10D 2 3 1.25 5 0 57 1 6.75 0 7 -1.75 72.5 344.42522 3 21.2553

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

15 6 13.5 7 1 6.758 0 87 2 6.5MUHAMMED ÖMER ÖZDEMİR 10D 3 2 2.5 4 1 3.756 2 5.5 4 3 3.25 72.25 344.21823 2 22.554

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 3 20.25 6 2 5.58 0 88 1 7.75ADA GÜNGÖR 10C 1 4 0 0 4 -16 1 5.75 3 3 2.25 72.25 343.41824 1 23.7555

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 6 17.5 7 1 6.756 2 5.56 3 5.25YİĞİT ŞAHİN 10B 3 2 2.5 5 0 57 0 7 4 3 3.25 72 343.28520 3 19.2556

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 5 16.75 5 3 4.257 1 6.758 1 7.75ELİFNAZ YALÇIN 10D 1 4 0 5 0 57 1 6.75 5 2 4.5 72 343.2621 3 20.2557

SAYAÇ K.MARAŞ 16 4 15 8 0 88 0 88 1 7.75Pelin ÇETİN 10 4 1 3.75 5 0 54 1 3.75 4 2 3.5 71.75 342.90218 4 1758

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 3 16.25 8 0 86 1 5.758 1 7.75İREM ELA AYTİMUR 10B 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 4 2 3.5 71.75 342.72819 6 17.559

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 3 16.25 3 3 2.258 0 89 0 9EREN EFE SU 10 3 0 3 5 0 55 1 4.75 5 2 4.5 71.75 342.57820 4 1960
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PROJE İHL 16 3 15.25 8 0 86 0 68 0 8AHMET TAŞKIRAN 10D 3 2 2.5 5 0 57 1 6.75 3 4 2 71.25 341.08819 5 17.7561

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 5 14.75 6 2 5.56 1 5.757 1 6.75SUDE NAZ ERKAN 10C 3 2 2.5 5 0 56 1 5.75 3 1 2.75 71.25 340.66223 2 22.562

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

15 6 13.5 6 2 5.57 1 6.759 0 9NEHİR DİBİÇ 10A 4 1 3.75 5 0 58 0 8 2 5 0.75 71 340.30520 5 18.7563

75.YIL FEN LİSESİ 14 2 13.5 7 1 6.757 0 78 1 7.75İREM ŞİMŞEK 10D 3 1 2.75 5 0 58 0 8 2 3 1.25 71 340.2820 4 1964

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 7 14.25 8 0 87 0 78 1 7.75EGE EVKURAN 10B 2 2 1.5 3 1 2.756 1 5.75 5 2 4.5 71 340.15520 2 19.565

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 3 19.25 7 1 6.758 0 88 1 7.75MERVE ÖZHAM 10C 4 0 4 5 0 57 1 6.75 0 5 -1.25 71 340.1316 5 14.7566

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 4 16 8 0 87 1 6.757 2 6.5ALİEFE ERKAYHAN 10D 4 1 3.75 5 0 57 1 6.75 1 6 -0.5 71 340.05520 5 18.7567

PROJE İHL 20 3 19.25 7 1 6.756 1 5.757 2 6.5LAYLA REHABI 10A 4 1 3.75 5 0 53 2 2.5 2 3 1.25 70.75 338.74821 4 2068

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

19 4 18 4 1 3.757 0 79 0 9ADEM HANİFİ AÇIKEL 10B 1 2 0.5 3 1 2.757 0 7 4 0 4 70.5 338.16519 2 18.569

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 5 16.75 6 2 5.55 2 4.58 1 7.75UMUR BUĞRA ZORLU 10B 5 0 5 5 0 56 2 5.5 1 4 0 70.25 337.25821 3 20.2570

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

20 3 19.25 8 0 86 1 5.758 1 7.75NİSA NUR UYSAL 10B 3 1 2.75 4 0 43 1 2.75 2 1 1.75 70.25 337.20819 3 18.2571

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

11 7 9.25 8 0 87 0 77 2 6.5ZEYNEPGÜLSEUYSA L 10C 3 2 2.5 4 1 3.758 0 8 4 2 3.5 69.75 336.19222 3 21.2572

75.YIL FEN LİSESİ 14 5 12.75 7 1 6.754 3 3.258 0 8ŞEFİKA ÇÖMEZ 10D 3 0 3 5 0 57 1 6.75 4 2 3.5 69 333.39521 4 2073

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

15 4 14 7 1 6.757 1 6.758 1 7.75ALPER SEZER 10A 3 2 2.5 5 0 54 4 3 4 1 3.75 68.75 332.48820 3 19.2574

75.YIL FEN LİSESİ 11 4 10 8 0 87 0 78 1 7.75AHMET SELÇUK TA 10B 3 2 2.5 5 0 56 1 5.75 3 3 2.25 68.5 331.9321 3 20.2575

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 5 14.75 8 0 88 0 87 2 6.5MUSAB TAHA ÇALIK 10A 3 1 2.75 5 0 53 1 2.75 0 1 -0.25 68.25 330.54821 1 20.7576

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 5 16.75 5 3 4.257 1 6.758 1 7.75EGE DORUK ÜNAL 10B 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 3 4 2 68 329.9418 7 16.2577

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 7 16.25 6 2 5.57 1 6.756 3 5.25BERK TÜRK ONAY 10D 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 3 3 2.25 68 329.5921 3 20.2578

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

20 4 19 6 2 5.56 0 66 3 5.25ZİYA SEVGİLİ 10A 4 1 3.75 3 1 2.756 1 5.75 3 4 2 68 329.5419 4 1879

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 4 17 5 0 57 0 79 0 9ELİF ÖZ 3 2 2.5 5 0 54 2 3.5 1 0 1 67.75 328.90819 5 17.7580
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YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 6 15.5 4 3 3.257 0 77 2 6.5ÖMER GÜRKAN 10D 4 1 3.75 4 1 3.755 3 4.25 2 3 1.25 67.75 328.58223 2 22.581

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

11 2 10.5 6 2 5.57 0 76 3 5.25MAHMUT EGE TUĞAÇ 10C 3 2 2.5 5 0 58 0 8 3 2 2.5 67.5 328.3522 3 21.2582

PROJE İHL 14 6 12.5 7 1 6.755 1 4.758 1 7.75SEVDE RANA AVCI 10A 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 3 1 2.75 67.5 328.27521 4 2083

ASRIN KURS 15 10 12.5 4 4 34 4 36 3 5.25SALİH ALKIŞ 5 0 5 5 0 58 0 8 5 2 4.5 67.5 328.1522 3 21.2584

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 6 14.5 5 3 4.257 0 78 1 7.75OZAN ÖCAL 3 1 2.75 5 0 58 0 8 1 3 0.25 67.25 327.44219 5 17.7585

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 5 15.75 8 0 87 0 79 0 9ALPEREN BUYUK 10C 1 0 1 0 0 06 1 5.75 3 4 2 67.25 327.21820 5 18.7586

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 5 14.75 6 1 5.756 1 5.758 1 7.75MUHAMMED ALİ BAĞCI 10A 3 2 2.5 5 0 57 1 6.75 0 5 -1.25 67.25 327.16821 3 20.2587

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

12 10 9.5 8 0 84 4 37 2 6.5SELDA İKLİM ÇÜLHA 10B 4 1 3.75 5 0 57 1 6.75 6 1 5.75 67 326.98520 5 18.7588

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

21 1 20.75 7 1 6.755 3 4.258 1 7.75NERGİS BERRA GÜR 10 4 1 3.75 5 0 53 5 1.75 2 4 1 67.25 326.96818 7 16.2589

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

12 10 9.5 7 0 76 2 5.58 1 7.75ELİF ZEYNEP KESKİN 10C 3 2 2.5 5 0 58 0 8 3 3 2.25 67 326.9120 2 19.590

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 7 15.25 5 3 4.257 1 6.757 2 6.5BATUHAN EYTEMİŞ 10D 4 0 4 4 1 3.754 4 3 2 3 1.25 67.25 326.89223 2 22.591

75.YIL FEN LİSESİ 12 11 9.25 8 0 87 0 78 1 7.75ELA AKFIRAT 10A 3 2 2.5 5 0 56 1 5.75 4 2 3.5 66.75 326.22819 4 1892

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 4 15 8 0 86 1 5.757 2 6.5TOLGA ÜNLÜ 10A 3 0 3 4 0 43 1 2.75 2 3 1.25 66.75 325.40221 2 20.593

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

13 6 11.5 6 2 5.57 1 6.755 4 4BURAK OĞUZ 10D 3 2 2.5 5 0 58 0 8 7 0 7 66.5 325.3218 7 16.2594

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 5 16.75 6 2 5.57 1 6.756 3 5.25DURU KAY 10A 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 2 5 0.75 66.75 325.27821 4 2095

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

14 7 12.25 8 0 85 1 4.759 0 9AYŞE CEYLİN UZUN 3 2 2.5 4 1 3.755 3 4.25 2 5 0.75 66.5 324.74522 3 21.2596

SAYAÇ MERSİN 14 6 12.5 7 1 6.756 1 5.756 3 5.25DEFNE BADE KAVVAS 10 5 0 5 3 2 2.56 2 5.5 3 4 2 66.5 324.7222 3 21.2597

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

15 3 14.25 7 1 6.756 1 5.759 0 9NAZMİYE ÇİMELİ 10B 3 2 2.5 4 1 3.756 2 5.5 2 3 1.25 66.25 324.06219 6 17.598

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 2 14.5 7 0 77 0 75 1 4.75AZRANUR KILINÇ 10A 3 1 2.75 4 0 45 3 4.25 4 1 3.75 66.25 323.96219 3 18.2599

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 5 14.75 5 3 4.256 2 5.56 3 5.25LEO MESSİ 10D 1 4 0 5 0 58 0 8 7 0 7 66 323.2818 7 16.25100
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 5 17.75 6 2 5.55 2 4.57 2 6.5AHMET KANBAY 3 1 2.75 5 0 56 2 5.5 0 7 -1.75 66 322.5821 3 20.25101

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

12 7 10.25 6 1 5.757 1 6.758 1 7.75EFE KAYA 10A 2 1 1.75 3 1 2.755 2 4.5 6 1 5.75 65.75 322.44821 2 20.5102

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 9 13.75 5 3 4.258 0 88 1 7.75ŞERİFE NAZ GÜR 10C 4 0 4 3 1 2.754 1 3.75 4 1 3.75 65.75 322.37219 5 17.75103

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

14 4 13 8 0 86 1 5.756 3 5.25CEYDA ÇELİK 3 1 2.75 5 0 55 1 4.75 3 4 2 65.75 322.29820 3 19.25104

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

12 5 10.75 7 1 6.755 2 4.59 0 9DEFNE ŞENOCAK 10D 3 2 2.5 3 1 2.755 3 4.25 4 1 3.75 65.75 322.29822 2 21.5105

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

15 7 13.25 6 2 5.56 1 5.756 3 5.25MURAT EGE TEKİN 10D 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 4 3 3.25 65.75 322.09821 0 21106

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 4 17 5 3 4.254 2 3.58 1 7.75DEFNESU GÜZEL 10D 4 1 3.75 4 1 3.757 1 6.75 2 3 1.25 65.75 322.04819 5 17.75107

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

11 8 9 6 2 5.55 2 4.59 0 9KEREM OLGUN 10D 4 1 3.75 4 1 3.757 1 6.75 4 3 3.25 65.5 321.76521 4 20108

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

10 6 8.5 7 0 76 1 5.756 2 5.5İREM ÇUHADAR 10C 4 1 3.75 4 1 3.757 1 6.75 3 4 2 65.5 321.56523 2 22.5109

PROJE İHL 16 3 15.25 7 1 6.757 0 78 1 7.75NURSENA KARAÇOBAN 10A 2 3 1.25 4 1 3.756 1 5.75 2 1 1.75 65.5 321.51518 7 16.25110

PROJE İHL 15 2 14.5 6 1 5.756 0 67 2 6.5AYŞEGÜL DÜLEK 10A 2 3 1.25 4 1 3.757 1 6.75 4 2 3.5 65.5 321.46519 6 17.5111

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 0 18 7 1 6.754 3 3.257 2 6.5UĞURCAN GÖÇER 10A 4 1 3.75 4 0 45 3 4.25 4 1 3.75 65.5 321.3416 3 15.25112

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 6 14.5 7 1 6.755 0 57 2 6.5MUHAMMED EMİN KARAGÖZ 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 1 1 0.75 65.5 321.31520 4 19113

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

13 2 12.5 6 2 5.56 1 5.757 2 6.5EYLÜL YILDIZ 10D 2 3 1.25 4 1 3.756 0 6 3 3 2.25 65.5 321.21522 0 22114

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 2 15.5 6 0 67 0 78 1 7.75MEHMET YİĞİT TÜRK 10B 3 2 2.5 3 2 2.57 1 6.75 3 2 2.5 65.25 320.78216 5 14.75116

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

13 5 11.75 5 3 4.257 0 76 2 5.5OSMAN EGE ÇAVUŞ 10B 3 1 2.75 5 0 57 1 6.75 4 1 3.75 65.25 320.78219 2 18.5115

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 5 15.75 5 2 4.56 2 5.58 1 7.75KAAN EGE KALKAN 10A 3 2 2.5 4 0 44 4 3 3 3 2.25 65.25 320.23221 4 20117

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 1 15.75 3 4 24 3 3.257 2 6.5TUĞRA KÖROĞLU 3 2 2.5 5 0 56 1 5.75 5 2 4.5 65.25 320.23221 4 20118

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 6 15.5 5 2 4.55 2 4.56 3 5.25MİRAN CAN BÜYÜKKAYA 10D 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 3 4 2 65 319.520 4 19119

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

12 3 11.25 8 0 86 1 5.758 1 7.75MEHMET ÇITIR 10C 3 1 2.75 5 0 55 3 4.25 3 4 2 64.75 319.16819 4 18120

6/32

- GENEL LİSTE

SAYAÇ SINAV MERKEZİ
VİP TARAMA 10.SINIFSınav Adı :

TYT Deneme Sınavı Sonuç Listesi

Toplam Katılım : 781

Sınav Tarihi : 26.12.2022



Kurum Öğrenci Adı - Soyadı

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y ND Y N

Sınıfı
Toplam

Net
TYT PuanıS.N

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü Matematik Fizik Kimya Biyoloji

75.YIL FEN LİSESİ 16 4 15 5 3 4.257 1 6.758 1 7.75HAMDİ DENİZGİRGİN 10C 2 3 1.25 3 2 2.56 2 5.5 5 1 4.75 64.75 318.89218 4 17121

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 2 14.5 7 1 6.756 1 5.758 1 7.75MELİS T 10A 2 1 1.75 5 0 55 3 4.25 2 1 1.75 64.5 318.08518 4 17122

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 2 17.5 7 0 76 2 5.58 1 7.75BENGÜSU ŞAHİN 10C 4 0 4 3 2 2.54 2 3.5 0 0 0 64.5 317.8118 5 16.75123

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 4 17 6 2 5.56 1 5.755 4 4SUDENUR ZEPER 10A 3 2 2.5 4 1 3.754 2 3.5 3 3 2.25 64.5 317.5121 3 20.25124

SAYAÇ ERDEMLİ 10 8 8 8 0 87 1 6.757 2 6.5MÜNİRE CEREN KUYUGÖZ 10A 3 1 2.75 4 0 46 1 5.75 2 3 1.25 64.25 317.45222 3 21.25125

75.YIL FEN LİSESİ 17 4 16 6 1 5.756 0 66 3 5.25İSMET FARUKBİÇER 10B 1 2 0.5 5 0 57 1 6.75 2 1 1.75 63.75 315.38817 1 16.75126

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 1 18.75 0 1 -0.256 0 68 1 7.75ERDEM ŞAHİN 10A 3 1 2.75 0 0 07 1 6.75 5 2 4.5 63.75 315.03819 6 17.5127

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 5 15.75 5 2 4.56 2 5.58 1 7.75MEHMET ALİ SAYAR 10D 3 2 2.5 5 0 57 1 6.75 3 4 2 63.5 314.85516 9 13.75128

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

13 5 11.75 5 2 4.57 0 77 2 6.5SERHAT ÇETİNER 10Ğ 1 4 0 4 0 46 2 5.5 3 3 2.25 63 312.76522 2 21.5129

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 4 15 4 4 35 2 4.57 2 6.5NEFİSE NUR ERDOĞAN 10B 3 2 2.5 4 1 3.755 3 4.25 4 2 3.5 63 312.5921 4 20130

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

10 7 8.25 8 0 87 0 75 4 4KEREM ÜNAL 10Ğ 2 2 1.5 5 0 57 0 7 3 1 2.75 62.75 312.48220 3 19.25131

75.YIL FEN LİSESİ 16 7 14.25 6 1 5.756 2 5.57 2 6.5GÜLSE BAKAY 10D 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 2 3 1.25 62.75 312.15818 6 16.5132

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 5 15.75 5 2 4.56 1 5.757 2 6.5NAZLI BALIM YILMAZ 10D 5 0 5 4 1 3.756 2 5.5 1 5 -0.25 62.75 312.03218 7 16.25133

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 5 13.75 7 1 6.756 2 5.58 1 7.75EBRAR BİLGEYILDIZ 10A 2 2 1.5 4 0 42 4 1 3 3 2.25 62.75 311.83221 3 20.25134

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

15 7 13.25 4 4 37 0 75 4 4SENA VARIŞLI 10D 3 2 2.5 5 0 57 1 6.75 1 6 -0.5 62.75 311.73222 1 21.75135

PROJE İHL 14 3 13.25 4 1 3.753 2 2.56 1 5.75SİMAY ALIŞ 10A 3 0 3 4 0 47 1 6.75 2 0 2 62.75 311.73222 1 21.75136

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

12 9 9.75 4 4 36 2 5.57 2 6.5EYLÜL TEKİN 10C 5 0 5 4 1 3.757 1 6.75 4 2 3.5 62.5 311.52520 5 18.75137

75.YIL FEN LİSESİ 9 12 6 8 0 86 2 5.58 1 7.75ARDA TEN 10D 4 1 3.75 5 0 57 1 6.75 3 4 2 62.25 311.16819 6 17.5138

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

13 4 12 2 3 1.258 0 87 2 6.5SİDAR L MUŞLU 10C 4 0 4 5 0 55 3 4.25 2 1 1.75 62.25 310.36820 2 19.5139

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

13 5 11.75 6 2 5.56 2 5.57 2 6.5ELİF NADİR 10B 2 1 1.75 5 0 55 3 4.25 3 4 2 62.25 310.34221 4 20140
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 6 16.5 5 2 4.55 2 4.58 1 7.75YAREN BAL 10A 4 0 4 5 0 54 3 3.25 0 4 -1 62.25 310.09219 5 17.75141

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

13 4 12 4 3 3.256 1 5.758 1 7.75YUSUF AKIN EROL 10C 4 0 4 3 0 36 2 5.5 3 1 2.75 62 309.6619 4 18142

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

13 4 12 6 2 5.57 1 6.757 2 6.5FATİH TOMAK 10C 3 2 2.5 4 1 3.754 4 3 2 5 0.75 62 309.33522 3 21.25143

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 2 16.5 3 4 26 1 5.758 1 7.75BÜŞRA BALCI 10D 2 0 2 5 0 56 1 5.75 2 1 1.75 61.75 308.62817 7 15.25144

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

8 8 6 6 2 5.57 0 78 1 7.75HİLMİ BUĞRA İŞLEK 10C 1 4 0 5 0 56 2 5.5 4 3 3.25 61.5 308.19522 2 21.5145

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 6 13.5 6 2 5.56 1 5.758 1 7.75CAFER SAKARR N 10B 3 2 2.5 4 0 46 2 5.5 3 1 2.75 61.25 307.33816 8 14146

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 6 15.5 6 1 5.758 0 87 2 6.5ALİ ERTUĞRUL PIÇAK 10D 3 2 2.5 4 1 3.756 2 5.5 1 4 0 61.25 307.16216 9 13.75147

ŞHT. K. İHL 13 4 12 7 1 6.755 2 4.55 4 4PELİN DAŞLI 10C 3 2 2.5 5 0 57 1 6.75 2 2 1.5 61.25 307.06219 3 18.25148

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 9 13.75 6 2 5.56 1 5.756 3 5.25ZÜHRE NAZ KAL 3 2 2.5 5 0 56 1 5.75 2 4 1 61.25 307.03818 5 16.75149

SAYAÇ ERDEMLİ 17 5 15.75 4 3 3.256 1 5.757 2 6.5DERİN SERBEST 10A 3 2 2.5 2 1 1.756 0 6 4 2 3.5 61.25 306.88818 7 16.25150

SAYAÇ MERSİN 15 5 13.75 6 2 5.56 2 5.56 3 5.25EFE MEHMET KAYA 10 4 1 3.75 3 2 2.53 5 1.75 4 3 3.25 61.25 306.71221 4 20151

75.YIL FEN LİSESİ 13 4 12 8 0 86 2 5.56 3 5.25ÇAĞATAY KİRİŞ 10A 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 2 5 0.75 60.75 305.54818 7 16.25152

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 2 14.5 8 0 86 1 5.758 1 7.75ALEYNA ÇOLAK 10A 1 2 0.5 3 0 35 3 4.25 2 1 1.75 60.75 305.39817 7 15.25153

PROJE İHL 12 2 11.5 5 0 56 1 5.755 1 4.75RANA ÇEDENE 10A 4 1 3.75 4 0 46 2 5.5 2 2 1.5 60.75 305.32220 4 19154

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

12 12 9 6 2 5.56 2 5.58 1 7.75ÇGDĞN ÇLBMĞ 10Ç 3 2 2.5 4 1 3.756 2 5.5 3 4 2 60.5 304.71520 4 19155

75.YIL FEN LİSESİ 16 4 15 7 0 77 0 78 1 7.75NİLAY KILIÇ 10C 3 2 2.5 4 0 45 2 4.5 3 3 2.25 60.25 304.13211 3 10.25156

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 6 15.5 5 3 4.256 2 5.55 4 4YUSUF ENES ERGÜL 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 0 7 -1.75 60.5 303.96521 4 20157

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 5 14.75 6 1 5.756 1 5.757 2 6.5MİRAÇ KÖROĞLU 10A 3 2 2.5 5 0 54 3 3.25 3 2 2.5 60.25 303.75816 7 14.25158

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

12 5 10.75 6 0 66 1 5.756 2 5.5ÜMMÜHAN EKİN ŞERAY 10B 2 1 1.75 5 0 55 3 4.25 3 2 2.5 60.25 303.70820 5 18.75159

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 3 14.25 4 1 3.757 0 78 1 7.75SEDA YÜCEL 10B 3 0 3 4 1 3.752 1 1.75 2 2 1.5 60 302.6518 3 17.25160
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75.YIL FEN LİSESİ 18 3 17.25 8 0 87 1 6.757 2 6.5EGE ÖZCAN 10D 4 1 3.75 4 1 3.755 3 4.25 3 3 2.25 59.75 302.4928 3 7.25161

PROJE İHL 14 8 12 5 3 4.255 1 4.754 4 3CEYDA KAPLAN 10A 3 1 2.75 5 0 55 2 4.5 3 2 2.5 60 302.47522 3 21.25162

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

14 6 12.5 5 2 4.56 1 5.758 1 7.75ALPEREN KAYGISIZ 10A 4 1 3.75 5 0 54 4 3 3 2 2.5 59.75 302.19217 8 15163

PROJE İHL 12 7 10.25 6 1 5.754 0 47 1 6.75BETÜL TUN 10B 3 2 2.5 1 3 0.256 2 5.5 1 1 0.75 59.75 301.51824 0 24164

PROJE İHL 12 7 10.25 6 2 5.55 1 4.757 1 6.75SEYİT HALİLÇAKICI 10E 2 2 1.5 5 0 55 2 4.5 3 3 2.25 59.5 301.1620 4 19165

ŞHT. K. İHL 7 5 5.75 7 1 6.756 1 5.757 2 6.5TALAH ALSAMSAM 10C 3 1 2.75 4 0 47 1 6.75 4 3 3.25 59.25 300.87819 5 17.75166

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

13 8 11 4 4 36 1 5.757 1 6.75NAZENİN GÖKŞEN 10D 4 1 3.75 5 0 53 5 1.75 5 2 4.5 59.25 300.35219 5 17.75167

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

11 6 9.5 6 2 5.56 1 5.755 4 4SU DAL 10C 4 1 3.75 4 0 45 3 4.25 2 4 1 59.25 300.12822 2 21.5168

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 3 16.25 5 2 4.56 1 5.757 2 6.5BARIŞ BARAN İŞ 10A 2 2 1.5 4 0 43 1 2.75 2 2 1.5 59.25 299.95218 6 16.5169

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 2 15.5 4 3 3.254 1 3.759 0 9BURAK YILDIRIM 10B 2 3 1.25 4 1 3.758 0 8 3 4 2 59 299.5714 6 12.5170

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 4 15 7 1 6.754 3 3.257 2 6.5KEREM YİNAÇ 10A 2 2 1.5 5 0 56 2 5.5 0 4 -1 59 299.2218 6 16.5171

PROJE İHL 13 3 12.25 7 1 6.752 1 1.757 1 6.75EBRAR ÇAKMAK 10A 3 2 2.5 3 1 2.757 1 6.75 0 0 0 59 299.19520 2 19.5172

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

9 11 6.25 6 2 5.55 3 4.258 1 7.75ERDEM ÇELİK 10B 3 2 2.5 5 0 57 1 6.75 2 5 0.75 58.75 298.88821 4 20173

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

11 6 9.5 5 2 4.55 1 4.756 1 5.75MAHMUT SAVAŞKAN 10D 3 2 2.5 5 0 57 1 6.75 4 3 3.25 58.75 298.88818 5 16.75174

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 1 14.75 4 1 3.756 1 5.758 1 7.75ASLI ALBAYRAK 10D 4 0 4 5 0 52 0 2 3 1 2.75 58.75 298.73815 8 13175

PROJE İHL 13 9 10.75 6 2 5.56 2 5.57 2 6.5HATİCE ASLAN 10B 3 2 2.5 5 0 54 4 3 3 4 2 58.25 296.97219 6 17.5176

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

15 4 14 3 5 1.756 2 5.57 2 6.5KEREM YILDIZER 10D 3 2 2.5 3 2 2.58 0 8 2 3 1.25 58.25 296.77218 7 16.25177

PROJE İHL 15 7 13.25 3 5 1.755 3 4.257 2 6.5DOĞA ARAT TEMEL 3 2 2.5 3 2 2.56 2 5.5 5 2 4.5 58.25 296.72219 6 17.5178

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

16 9 13.75 3 5 1.755 2 4.57 2 6.5UĞUR TOKA 10B 1 4 0 5 0 58 0 8 2 3 1.25 58.25 296.67219 6 17.5179

75.YIL FEN LİSESİ 6 7 4.25 7 1 6.754 3 3.256 3 5.25KAAN ÇOKGÜN 10D 4 1 3.75 5 0 56 1 5.75 5 2 4.5 58 296.56520 2 19.5180
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PROJE İHL 11 5 9.75 6 2 5.56 0 66 1 5.75BEYZA GÖKSOY 10A 2 3 1.25 4 0 46 1 5.75 4 1 3.75 58 296.3418 7 16.25181

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

13 9 10.75 6 1 5.757 0 77 2 6.5FATİH SANCAR 10B 4 1 3.75 4 1 3.755 3 4.25 1 5 -0.25 58 296.21518 6 16.5182

75.YIL FEN LİSESİ 11 4 10 4 2 3.54 1 3.758 1 7.75DURU TURHAN 10E 3 2 2.5 5 0 56 0 6 0 0 0 58 295.9920 2 19.5183

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

19 4 18 4 3 3.256 0 68 1 7.75YUSUF CAN TEMEL 10B 3 2 2.5 4 1 3.755 1 4.75 1 2 0.5 58 295.9913 6 11.5184

75.YIL FEN LİSESİ 9 3 8.25 7 1 6.756 1 5.756 3 5.25CERENSU AKDEMİR 10D 2 1 1.75 5 0 57 1 6.75 1 0 1 57.75 295.53218 3 17.25185

ŞHT. K. İHL 7 4 6 6 1 5.754 2 3.57 1 6.75FATMA ÇALIŞIR 10C 3 2 2.5 4 0 48 0 8 5 1 4.75 57.5 29518 7 16.25186

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

14 11 11.25 4 4 37 1 6.757 2 6.5KARANİ ÜNALMIŞ 10B 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 3 4 2 57.5 294.617 8 15187

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 2 15.5 4 4 34 3 3.257 2 6.5UTKU SERDAR 10A 3 1 2.75 4 1 3.754 2 3.5 0 4 -1 57.75 294.48221 2 20.5188

75.YIL FEN LİSESİ 12 4 11 7 1 6.755 2 4.59 0 9BEJNA EYÜPOĞLU 10E 1 3 0.25 4 0 43 0 3 2 2 1.5 57.25 293.54218 3 17.25189

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 5 15.75 5 2 4.57 0 78 1 7.75HİLAL DURU AKPINAR 10B 2 2 1.5 2 3 1.252 3 1.25 4 1 3.75 57.25 293.34216 6 14.5190

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

8 6 6.5 7 1 6.756 2 5.58 1 7.75CEYDA ÖZBAY 10B 1 2 0.5 3 1 2.755 2 4.5 5 1 4.75 57 293.0619 4 18191

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 5 14.75 5 3 4.255 2 4.59 0 9ÖMÜR KORBEK 10A 3 1 2.75 4 1 3.754 2 3.5 2 1 1.75 57 292.7615 9 12.75192

75.YIL FEN LİSESİ 15 3 14.25 5 2 4.56 1 5.754 3 3.25SEMANUR TAYFUR 10C 4 1 3.75 4 1 3.755 2 4.5 1 1 0.75 57 292.43518 6 16.5193

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

13 6 11.5 5 3 4.256 1 5.756 3 5.25DENİZ DÖNMEZ 10A 1 1 0.75 5 0 55 3 4.25 4 3 3.25 56.75 291.82818 5 16.75194

SAYAÇ MERSİN 10 5 8.75 7 1 6.757 0 76 3 5.25HAMZA KASAP 10 4 0 4 4 0 46 1 5.75 2 5 0.75 56.25 290.66215 4 14195

75.YIL FEN LİSESİ 10 8 8 7 1 6.755 2 4.57 1 6.75ELİF YİLDIRIM 10E 3 2 2.5 5 0 55 1 4.75 1 0 1 56.25 290.43818 4 17196

PROJE İHL 11 3 10.25 7 1 6.756 1 5.755 4 4FEYZA AYTEKİN 10A 3 2 2.5 4 1 3.754 4 3 4 3 3.25 56.25 290.21218 4 17197

75.YIL FEN LİSESİ 8 9 5.75 8 0 86 1 5.758 1 7.75SENEM ÇELİK 10E 3 0 3 5 0 53 1 2.75 2 1 1.75 56 289.8818 7 16.25198

SAYAÇ MERSİN 12 9 9.75 5 2 4.52 6 0.57 2 6.5ALİ NAKİ YÜKSEL 10 3 2 2.5 3 2 2.57 1 6.75 4 1 3.75 56 289.1820 3 19.25199

75.YIL FEN LİSESİ 14 8 12 6 2 5.57 0 75 4 4NİSA SÜZER 10E 2 1 1.75 5 0 53 5 1.75 0 0 0 56 288.9820 4 19200
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75.YIL FEN LİSESİ 10 2 9.5 7 1 6.757 1 6.758 1 7.75GÖKDENİZ ÖZPERÇİN 10D 2 3 1.25 5 0 55 3 4.25 2 5 0.75 55.75 288.89816 9 13.75201

75.YIL FEN LİSESİ 17 5 15.75 5 3 4.256 2 5.57 2 6.5NİSANUR BENLİ 10D 3 1 2.75 4 1 3.753 5 1.75 0 2 -0.5 56 288.8818 7 16.25202

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

18 2 17.5 3 4 24 3 3.256 2 5.5İREM ÖZER 10D 3 2 2.5 5 0 54 3 3.25 2 1 1.75 55.75 287.97217 8 15203

PROJE İHL 11 5 9.75 6 2 5.54 2 3.56 2 5.5ELİF USTALAR 10A 2 3 1.25 3 2 2.57 1 6.75 5 2 4.5 55.5 287.76518 7 16.25204

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

12 4 11 3 5 1.755 2 4.58 1 7.75ELİFNAZ DORUM 10B 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 1 4 0 55.5 287.3920 5 18.75205

SAYAÇ K.MARAŞ 11 6 9.5 6 2 5.55 2 4.58 0 8Taha Akdora AKYAR 4 0 4 3 2 2.56 1 5.75 2 3 1.25 55.25 287.13216 7 14.25206

PROJE İHL 8 6 6.5 5 3 4.254 1 3.757 2 6.5YUSUF TALHAKARA 10D 4 1 3.75 3 1 2.757 1 6.75 3 1 2.75 55.25 287.03219 3 18.25207

75.YIL FEN LİSESİ 13 12 10 5 3 4.256 2 5.58 1 7.75KAAN L GÜZEL 10E 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 1 5 -0.25 55.25 287.00817 8 15208

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 5 13.75 3 4 26 1 5.759 0 9ZERYA DİLA ÖNDEŞ 10A 3 1 2.75 5 0 53 2 2.5 2 0 2 55.25 286.88215 10 12.5209

PROJE İHL 14 6 12.5 5 3 4.255 1 4.754 4 3ELİF DEMİREL 10A 3 1 2.75 2 2 1.55 3 4.25 3 0 3 55.25 286.33220 3 19.25210

PROJE İHL 12 2 11.5 5 3 4.254 0 47 2 6.5NAZ KIRILMAZ 10B 2 1 1.75 1 0 15 1 4.75 1 0 1 55.25 286.30821 2 20.5211

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

15 10 12.5 5 3 4.253 5 1.758 1 7.75EKREM ULAŞ GÜR 10A 5 0 5 5 0 56 2 5.5 0 7 -1.75 55 285.917 8 15212

PROJE İHL 10 3 9.25 6 2 5.54 0 47 1 6.75FATMA KAPLAN 10B 2 0 2 2 0 23 3 2.25 3 0 3 55 285.721 3 20.25213

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 4 15 3 2 2.57 1 6.757 2 6.5DEFNE UÇKUN 10A 0 0 0 4 1 3.752 3 1.25 3 1 2.75 55 285.518 6 16.5214

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 7 13.25 4 4 36 2 5.57 2 6.5BENGİSU YÜKSEL 10D 2 3 1.25 3 2 2.55 3 4.25 2 5 0.75 54.75 284.69219 5 17.75215

SAYAÇ MERSİN 14 3 13.25 2 0 23 1 2.754 2 3.5AHSEN DENİZ 10 4 1 3.75 5 0 56 2 5.5 0 0 0 54.75 284.56820 4 19216

PROJE İHL 9 8 7 6 2 5.55 1 4.757 2 6.5BETÜL ARIK 10A 3 1 2.75 5 0 55 3 4.25 2 3 1.25 54.5 284.48519 6 17.5217

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

13 5 11.75 5 1 4.755 2 4.58 1 7.75BENSU KARALTI 10B 2 2 1.5 3 0 35 2 4.5 2 2 1.5 54.5 284.23516 3 15.25218

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

8 8 6 6 2 5.56 2 5.58 1 7.75EMİR ÇOLAK 10C 3 1 2.75 4 1 3.755 3 4.25 1 2 0.5 54 282.8219 4 18219

PROJE İHL 18 7 16.25 7 1 6.756 0 67 2 6.5TALHA ORAK 10D 3 2 2.5 3 1 2.753 5 1.75 4 3 3.25 54 282.7711 11 8.25220
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75.YIL FEN LİSESİ 14 5 12.75 5 2 4.53 4 29 0 9AHMET GÜVEN 10D 3 1 2.75 5 0 55 2 4.5 2 4 1 54 282.69514 6 12.5221

SAYAÇ MERSİN 9 7 7.25 4 3 3.256 1 5.759 0 9NAZLI KARA 10 2 3 1.25 4 0 46 2 5.5 4 2 3.5 53.75 282.21216 7 14.25222

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

13 5 11.75 5 2 4.55 2 4.56 2 5.5DENİZ ALİ CABUL 10A 4 1 3.75 5 0 54 4 3 1 6 -0.5 53.75 281.56218 7 16.25223

75.YIL FEN LİSESİ 11 4 10 6 0 63 1 2.756 3 5.25ASYA GÜL 10B 1 4 0 4 1 3.756 1 5.75 3 4 2 53.75 281.53819 3 18.25224

75.YIL FEN LİSESİ 14 6 12.5 3 4 25 2 4.58 1 7.75ŞEVVAL UĞUR 10E 3 2 2.5 4 1 3.752 3 1.25 1 3 0.25 53.5 280.35520 4 19225

PROJE İHL 9 0 9 4 0 47 0 77 2 6.5AHMET EDİB KAVUŞTU 10D 2 0 2 0 0 07 0 7 3 3 2.25 53.25 280.19816 2 15.5226

75.YIL FEN LİSESİ 11 3 10.25 3 4 27 0 78 1 7.75EFE ŞEFİK 10E 4 1 3.75 3 2 2.53 1 2.75 3 1 2.75 53.25 280.17216 6 14.5227

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

15 6 13.5 3 3 2.256 1 5.757 2 6.5ÖZGÜR ÜSTÜNE 10B 3 2 2.5 5 0 54 4 3 4 3 3.25 53.25 280.14814 10 11.5228

SAYAÇ K.MARAŞ 10 8 8 7 1 6.754 3 3.258 1 7.75İnci GÜNGÖREN 10 4 1 3.75 3 2 2.55 1 4.75 2 0 2 53 279.56516 7 14.25229

75.YIL FEN LİSESİ 9 7 7.25 6 2 5.55 2 4.57 2 6.5NİSA AKDOĞAN 10A 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 2 4 1 53 279.41518 6 16.5230

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 3 16.25 3 4 26 0 69 0 9ALPTUĞ ÇELEBİ 10B 2 3 1.25 2 1 1.752 6 0.5 5 2 4.5 53 278.9914 9 11.75231

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

16 2 15.5 4 3 3.254 3 3.255 4 4DAMLA ÇETİN 10A 4 0 4 3 0 32 1 1.75 5 0 5 52.75 278.08215 8 13232

SAYAÇ MERSİN 8 3 7.25 3 5 1.756 0 67 1 6.75İDİL YORGUN 10 4 1 3.75 4 1 3.757 1 6.75 3 2 2.5 52.5 277.9515 4 14233

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

9 4 8 3 3 2.258 0 88 1 7.75GÖRKEM İZGİ KALIN 10B 1 1 0.75 0 0 06 0 6 4 2 3.5 52.5 277.6517 3 16.25234

75.YIL FEN LİSESİ 9 10 6.5 8 0 85 2 4.56 1 5.75NİSAN KARŞI 10E 4 1 3.75 4 0 48 0 8 1 0 1 52.25 277.49212 5 10.75235

PROJE İHL 8 1 7.75 6 2 5.53 1 2.754 5 2.75HATİCE KARAHAN 10C 2 2 1.5 4 1 3.756 1 5.75 2 2 1.5 52.5 277.17522 3 21.25236

PROJE İHL 9 13 5.75 5 3 4.256 1 5.756 3 5.25MEHMET SOLGUN 10D 4 1 3.75 3 2 2.57 1 6.75 3 4 2 52.25 277.01818 7 16.25237

ŞHT. K. İHL 9 7 7.25 5 3 4.253 3 2.256 3 5.25RÜVEYDA ÖZDOĞRU 10C 3 2 2.5 3 1 2.757 0 7 5 1 4.75 52.25 276.86818 7 16.25238

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

13 4 12 4 4 36 2 5.56 3 5.25ATA ARSLAN 4 1 3.75 3 2 2.55 3 4.25 2 5 0.75 52.25 276.49217 7 15.25239

PROJE İHL 13 8 11 8 0 84 4 37 2 6.5ZEYNEB ÇİFTÇİ 10B 2 3 1.25 4 1 3.754 4 3 1 6 -0.5 52.25 276.49218 7 16.25240

PROJE İHL 11 4 10 7 1 6.755 1 4.756 2 5.5EBRAR FAKI 10B 2 3 1.25 4 0 43 2 2.5 2 1 1.75 52 275.8117 6 15.5241
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SAYAÇ MERSİN 8 8 6 4 4 36 1 5.758 1 7.75YUNUS EMRE ÖZTÜRK 10F 4 1 3.75 4 1 3.756 2 5.5 2 5 0.75 51.25 273.68817 8 15242

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

10 6 8.5 3 2 2.55 1 4.757 2 6.5AYŞEGÜL ASAN 10D 3 2 2.5 4 1 3.753 5 1.75 6 1 5.75 51.25 273.41217 7 15.25243

ŞHT. K. İHL 6 8 4 4 4 31 4 06 3 5.25F SENA KÖRLER 10C 5 0 5 5 0 58 0 8 5 2 4.5 51 272.90518 7 16.25244

SAYAÇ ERDEMLİ 7 3 6.25 8 0 86 1 5.754 4 3OKAN BÜYÜKKURT 3 1 2.75 4 1 3.755 2 4.5 2 1 1.75 51 272.7817 7 15.25245

SAYAÇ ERDEMLİ 12 4 11 6 1 5.755 0 58 1 7.75ŞAHİN TUĞRA KALAY 2 2 1.5 2 0 25 1 4.75 1 1 0.75 51 272.5813 2 12.5246

PROJE İHL 3 11 0.25 7 1 6.755 1 4.758 1 7.75CENNET TAŞ 10B 3 2 2.5 4 1 3.755 1 4.75 2 4 1 50.75 272.12220 3 19.25247

PROJE İHL 11 5 9.75 6 2 5.55 1 4.757 2 6.5AHMET YASİNMERT 10D 2 3 1.25 5 0 55 3 4.25 3 2 2.5 50.75 271.97214 11 11.25248

ŞHT. K. İHL 4 4 3 4 4 33 4 25 3 4.25RÜMEYSA SANCAR 10C 2 1 1.75 4 0 47 1 6.75 4 2 3.5 50.75 271.52223 2 22.5249

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

9 5 7.75 2 5 0.755 1 4.755 4 4IRMAK ÖZCAN 10C 4 1 3.75 4 1 3.756 2 5.5 2 2 1.5 50.75 271.39820 4 19250

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

11 4 10 2 5 0.755 2 4.55 4 4MEHMET EMİR PEKDAĞ 10D 3 1 2.75 4 1 3.757 1 6.75 1 3 0.25 50.75 271.27219 4 18251

ŞHT. K. İHL 11 2 10.5 5 1 4.753 2 2.56 2 5.5ZEHRA TURGUT 10C 1 3 0.25 4 0 47 1 6.75 2 4 1 50.5 270.6417 7 15.25252

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

7 9 4.75 4 4 38 0 88 1 7.75ÜMİT B DOĞAN 10C 1 4 0 4 1 3.756 2 5.5 2 3 1.25 50.25 270.25818 7 16.25253

PROJE İHL 9 4 8 6 1 5.755 1 4.754 4 3NİSA SAĞ 10B 1 4 0 5 0 55 1 4.75 2 3 1.25 50.25 269.78219 5 17.75254

75.YIL FEN LİSESİ 15 8 13 6 2 5.52 3 1.256 2 5.5SAKİNE TÜRE 10D 3 2 2.5 4 1 3.755 3 4.25 2 5 0.75 50.25 269.68216 9 13.75255

PROJE İHL 13 5 11.75 5 3 4.256 1 5.755 4 4BEYZA YILMAZ 10C 3 2 2.5 4 1 3.752 4 1 2 4 1 50.25 269.55818 7 16.25256

75.YIL FEN LİSESİ 16 6 14.5 3 4 26 0 64 5 2.75AYŞE SUDE GÖK 10C 4 1 3.75 4 1 3.754 4 3 2 5 0.75 50.25 269.53216 9 13.75257

75.YIL FEN LİSESİ 16 6 14.5 3 4 26 0 64 5 2.75SENA DERELİ 10A 4 1 3.75 4 1 3.754 4 3 2 5 0.75 50.25 269.53216 9 13.75258

SAYAÇ MERSİN 11 3 10.25 3 4 25 2 4.55 3 4.25NEHİR MİRAY KOCAARSLAN 10B 2 1 1.75 2 1 1.755 2 4.5 2 3 1.25 50.25 269.33221 4 20259

ŞHT. K. İHL 11 4 10 5 3 4.253 3 2.253 4 2HALİME HATUN VARDAR 10C 4 1 3.75 3 2 2.58 0 8 4 3 3.25 50 269.116 8 14260

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

13 12 10 2 6 0.57 1 6.757 2 6.5GİZEM EVLİYAOĞLU 10B 1 4 0 4 1 3.755 3 4.25 2 5 0.75 50 268.7519 6 17.5261

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

12 6 10.5 0 0 06 0 69 0 9ELGAZ UĞUR 10A 3 2 2.5 5 0 54 4 3 3 2 2.5 49.75 268.46813 7 11.25262
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ŞHT. K. İHL 10 10 7.5 3 3 2.254 3 3.257 1 6.75BEYZA NUR IŞIK 10C 2 2 1.5 3 1 2.757 1 6.75 4 2 3.5 49.75 268.34217 6 15.5263

SAYAÇ MERSİN 10 8 8 6 2 5.56 0 64 5 2.75BERİL BULCA 10 3 2 2.5 5 0 55 2 4.5 0 4 -1 49.75 268.19218 6 16.5264

PROJE İHL 9 6 7.5 4 2 3.55 1 4.756 0 6ENES AKANCİ 10E 2 0 2 4 0 46 1 5.75 4 2 3.5 49.25 266.95214 7 12.25265

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

8 5 6.75 4 3 3.256 1 5.755 3 4.25YİĞİTALP PEHLİVAN 10 2 1 1.75 3 1 2.757 1 6.75 3 3 2.25 49.25 266.67817 5 15.75266

75.YIL FEN LİSESİ 14 2 13.5 4 2 3.55 1 4.755 3 4.25AHMET AVCU 10E 4 1 3.75 5 0 53 5 1.75 1 5 -0.25 49.25 266.27814 4 13267

75.YIL FEN LİSESİ 8 8 6 4 4 35 1 4.755 2 4.5MÜBERRA KILIÇ 10B 3 2 2.5 4 1 3.754 1 3.75 4 1 3.75 49 265.7718 4 17268

75.YIL FEN LİSESİ 8 13 4.75 8 0 88 0 86 3 5.25YUSUF ÇOKGÜN 10E 3 2 2.5 3 2 2.54 4 3 2 2 1.5 48.5 264.5814 4 13269

PROJE İHL 8 6 6.5 6 2 5.54 3 3.253 6 1.5AHMET SELİMAKGÜL 10D 2 3 1.25 3 2 2.58 0 8 4 3 3.25 48.25 263.19818 6 16.5271

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

12 12 9 6 2 5.56 1 5.758 1 7.75YİĞİT KURTARAN 10B 4 1 3.75 1 4 03 5 1.75 2 5 0.75 48.25 263.19816 8 14270

SAYAÇ MERSİN 11 6 9.5 1 2 0.54 3 3.258 1 7.75BENGİSU AY 10 2 1 1.75 3 0 34 3 3.25 4 0 4 48.25 263.02216 3 15.25272

PROJE İHL 11 11 8.25 3 2 2.54 3 3.258 1 7.75KADİR FAİK KIRILMAZ 10E 4 0 4 3 2 2.52 5 0.75 3 4 2 48.25 262.94818 3 17.25273

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

11 7 9.25 4 4 36 1 5.757 2 6.5MELEK DENİZ ÖNSÖZ 10C 2 3 1.25 3 1 2.754 4 3 1 4 0 48.25 262.89818 5 16.75274

ŞHT. K. İHL 3 5 1.75 5 2 4.53 3 2.256 1 5.75RÜMEYSA ÇEVİK 10B 4 1 3.75 4 1 3.756 2 5.5 5 0 5 48 262.8917 5 15.75275

PROJE İHL 9 3 8.25 4 4 32 1 1.755 3 4.25RAZİYE KIRDAĞ 10B 2 2 1.5 4 0 46 2 5.5 2 5 0.75 48.25 262.74820 3 19.25276

75.YIL FEN LİSESİ 8 4 7 5 3 4.255 1 4.756 2 5.5ALEYNA TOPLAMA 10E 2 3 1.25 4 1 3.753 1 2.75 0 0 0 48 262.06520 5 18.75277

PROJE İHL 9 4 8 5 2 4.55 3 4.254 3 3.25ESMA REYYANYILMA Z 10A 3 2 2.5 4 0 45 2 4.5 0 4 -1 48 262.0419 4 18278

PROJE İHL 7 6 5.5 5 2 4.53 2 2.57 1 6.75RANA KABALAK 10C 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 2 3 1.25 47.75 261.80816 7 14.25279

PROJE İHL 8 2 7.5 5 1 4.755 1 4.756 1 5.75SILA KORKUT 10B 2 1 1.75 3 0 33 2 2.5 3 1 2.75 47.75 261.53316 4 15280

75.YIL FEN LİSESİ 10 5 8.75 4 4 36 2 5.58 1 7.75EROL OĞUZ 10C 3 2 2.5 4 1 3.752 6 0.5 3 4 2 47.75 261.50816 8 14281

75.YIL FEN LİSESİ 9 3 8.25 8 0 83 2 2.53 2 2.5KEREM ERSÖZ 10A 4 0 4 5 0 54 3 3.25 0 1 -0.25 47.75 261.50816 6 14.5282

PROJE İHL 9 1 8.75 5 2 4.55 3 4.257 1 6.75ABDULLAH GÖKÇE 10E 3 2 2.5 5 0 52 3 1.25 1 4 0 47.75 261.43216 5 14.75283
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PROJE İHL 13 4 12 3 5 1.754 2 3.55 4 4AREN KAYRA ERDEM 10D 2 3 1.25 4 1 3.751 4 0 1 2 0.5 48 261.31522 3 21.25284

SAYAÇ MERSİN 13 7 11.25 3 5 1.755 2 4.54 5 2.75AKIN BAL 10 3 2 2.5 2 2 1.56 2 5.5 4 1 3.75 47.75 261.23316 7 14.25285

75.YIL FEN LİSESİ 14 4 13 6 1 5.754 0 46 3 5.25İLAYDA BALYEMEZ 10D 1 1 0.75 4 1 3.753 4 2 1 2 0.5 47.75 261.20715 9 12.75286

PROJE İHL 5 6 3.5 6 2 5.55 3 4.256 3 5.25M EFE ÖZKESİCİ 10F 3 2 2.5 2 3 1.255 3 4.25 5 2 4.5 47.5 260.92518 6 16.5287

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

13 4 12 1 4 03 3 2.256 2 5.5YUSUF ERDOĞAN 10D 3 0 3 4 1 3.756 2 5.5 0 2 -0.5 47.5 260.12517 4 16288

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

9 13 5.75 5 3 4.256 2 5.56 2 5.5FATMA CEREN SABAH 10A 2 3 1.25 5 0 56 2 5.5 1 6 -0.5 47.25 259.99217 8 15289

PROJE İHL 10 9 7.75 4 2 3.55 2 4.56 1 5.75FATİH AKMAN 10F 0 5 -1.25 4 0 46 2 5.5 4 2 3.5 47.25 259.89216 8 14290

75.YIL FEN LİSESİ 8 8 6 3 3 2.256 1 5.756 3 5.25DERİN TARKAN 10B 4 1 3.75 3 2 2.54 4 3 2 3 1.25 47.25 259.71719 6 17.5291

ŞHT. K. İHL 7 3 6.25 6 2 5.50 3 -0.754 4 3MERYEM TAN 10C 3 2 2.5 4 0 46 2 5.5 4 2 3.5 47.25 259.66819 5 17.75292

75.YIL FEN LİSESİ 7 4 6 5 3 4.257 0 76 3 5.25BEYAZIT BİLBEN 10D 4 0 4 4 1 3.756 1 5.75 0 0 0 46.75 258.67813 9 10.75293

PROJE İHL 13 7 11.25 3 1 2.754 3 3.255 3 4.25ABDURRAHİM TOPRAK 10D 4 0 4 4 1 3.754 3 3.25 0 5 -1.25 47 258.5117 5 15.75294

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

8 15 4.25 1 7 -0.754 4 38 1 7.75MALİK ARDA ARUKASLAN 10C 4 1 3.75 3 2 2.56 2 5.5 3 4 2 46.75 258.05220 5 18.75295

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

7 10 4.5 4 3 3.255 0 56 1 5.75BERRAK GÜ ÜŞ 10D 3 2 2.5 4 1 3.755 3 4.25 4 2 3.5 46.5 257.64515 4 14296

PROJE İHL 7 5 5.75 3 2 2.54 1 3.754 4 3BETÜL UYSAL 10C 3 1 2.75 5 0 55 3 4.25 1 3 0.25 46.5 256.99520 3 19.25298

75.YIL FEN LİSESİ 12 13 8.75 6 2 5.53 4 25 4 4RANA ORTAKAYA 10E 2 3 1.25 4 1 3.754 4 3 3 4 2 46.5 256.99518 7 16.25297

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

8 4 7 4 3 3.257 0 77 1 6.75AYŞE SENA BALYEMEZ 10C 0 0 0 0 0 03 3 2.25 2 3 1.25 46.5 256.89520 4 19299

75.YIL FEN LİSESİ 8 13 4.75 8 0 80 1 -0.256 3 5.25YAĞMUR NAZ ÇAKIR 10E 3 2 2.5 4 1 3.754 1 3.75 3 2 2.5 46.25 256.56217 4 16300

75.YIL FEN LİSESİ 10 8 8 3 5 1.755 2 4.58 1 7.75DOĞUKAN AYKUT 10E 3 2 2.5 3 2 2.56 2 5.5 0 7 -1.75 46 255.45517 7 15.25301

PROJE İHL 8 3 7.25 5 0 50 0 06 2 5.5TUĞÇE DOĞRU 10C 4 1 3.75 3 1 2.756 1 5.75 1 5 -0.25 46 255.4318 7 16.25302

SAYAÇ MERSİN 4 3 3.25 5 3 4.254 3 3.258 1 7.75MUSTAFA ŞENSES 10 4 0 4 3 0 34 3 3.25 1 4 0 45.75 254.89818 4 17303

ŞHT. K. İHL 4 1 3.75 4 3 3.252 3 1.256 3 5.25MERYEM NUR YILDIZ 10C 5 0 5 4 0 45 2 4.5 3 4 2 45.75 254.87218 5 16.75304
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PROJE İHL 6 6 4.5 6 2 5.54 3 3.255 4 4M ENES SAYILĞAN 10E 3 2 2.5 4 0 45 3 4.25 2 2 1.5 45.75 254.84818 7 16.25305

75.YIL FEN LİSESİ 17 2 16.5 6 1 5.754 2 3.55 4 4NAZ SEYFİ 10D 2 3 1.25 0 0 01 0 1 0 0 0 46 254.7316 8 14306

75.YIL FEN LİSESİ 12 10 9.5 3 4 24 3 3.254 5 2.75KEREMCEM KEKLİK 10B 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 1 4 0 45.75 254.44817 7 15.25307

PROJE İHL 6 5 4.75 5 2 4.53 3 2.255 3 4.25MUNİSE ELİF 10B 2 0 2 2 0 24 2 3.5 3 3 2.25 45.75 254.42221 3 20.25308

MEZİTLİ PROJE
İHL.

4 7 2.25 3 3 2.253 3 2.254 2 3.5BARIŞ KIRMIZI 4 1 3.75 2 2 1.57 1 6.75 7 0 7 45.5 254.21518 7 16.25309

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

10 8 8 3 5 1.757 1 6.757 2 6.5EKİM ÇAĞAN KÖVENÇ 10D 5 0 5 1 4 04 4 3 4 3 3.25 45.5 254.1413 7 11.25310

PROJE İHL 7 9 4.75 4 4 36 1 5.756 3 5.25ENES GÜLTEKİN 10F 3 2 2.5 3 1 2.756 2 5.5 2 4 1 45.5 254.0917 8 15311

SAYAÇ ERDEMLİ 7 7 5.25 3 4 23 4 24 4 3NAİME BALIM AKLAN 10A 3 1 2.75 5 0 55 2 4.5 1 0 1 45.5 253.5421 4 20312

SAYAÇ MERSİN 6 4 5 6 2 5.55 2 4.55 4 4HAYRUNİSA DAŞÇI 10 2 3 1.25 4 1 3.757 1 6.75 3 4 2 45.25 253.45815 10 12.5313

SAYAÇ ERDEMLİ 9 4 8 6 2 5.56 1 5.757 2 6.5ÇAĞATAY DEMİRDOĞAN 3 2 2.5 3 1 2.754 1 3.75 1 2 0.5 45 252.57512 9 9.75314

75.YIL FEN LİSESİ 10 7 8.25 6 1 5.754 1 3.754 3 3.25SAMİ KILIÇ 10A 2 2 1.5 4 0 45 3 4.25 2 1 1.75 45 252.27514 6 12.5315

SAYAÇ MERSİN 7 2 6.5 4 4 33 3 2.257 1 6.75DENİZ YAVUZ 10 4 1 3.75 4 0 43 5 1.75 2 1 1.75 45 252.17517 7 15.25316

PROJE İHL 10 1 9.75 2 5 0.752 4 14 4 3B* E 10B 4 0 4 3 0 34 2 3.5 3 2 2.5 45 251.62519 6 17.5317

ŞHT. K. İHL 2 2 1.5 5 2 4.51 1 0.753 1 2.75BİRSEN YÜKSEL 10C 4 0 4 3 1 2.755 1 4.75 2 3 1.25 44.75 251.09223 2 22.5318

75.YIL FEN LİSESİ 8 3 7.25 6 1 5.753 2 2.54 3 3.25SÜEDA SAYGILIER 10D 2 3 1.25 3 2 2.56 2 5.5 1 5 -0.25 44.75 251.06818 4 17319

PROJE İHL 10 6 8.5 3 5 1.752 2 1.53 5 1.75YAREN DEMİR 10B 3 2 2.5 5 0 56 2 5.5 1 6 -0.5 44.75 250.76820 5 18.75320

SAYAÇ ERDEMLİ 8 7 6.25 3 5 1.756 1 5.758 1 7.75EREN GÖNÜL 10A 3 2 2.5 4 0 45 1 4.75 0 3 -0.75 44.5 250.7614 6 12.5321

PROJE İHL 5 8 3 6 1 5.755 2 4.54 2 3.5YUSUF ZİYA OKUR 10F 2 3 1.25 3 1 2.754 4 3 4 3 3.25 44.5 250.58519 6 17.5322

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

10 8 8 4 2 3.54 2 3.56 2 5.5RÜYA PELİN ÖZKAYA 10C 2 1 1.75 3 1 2.754 1 3.75 3 1 2.75 44.5 250.53515 8 13323

SAYAÇ MERSİN 10 6 8.5 3 4 25 3 4.258 1 7.75YAĞIZ ÇINAR CEYHAN 10 3 2 2.5 3 2 2.52 4 1 1 5 -0.25 44.5 250.1618 7 16.25324

PROJE İHL 7 11 4.25 2 5 0.754 1 3.758 1 7.75SABRİ ELMASTAŞ 10F 3 1 2.75 2 0 26 1 5.75 2 2 1.5 44.25 249.77817 5 15.75325
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PROJE İHL 12 8 10 3 4 22 3 1.256 3 5.25SEMİH ŞİMŞEK 10D 2 3 1.25 5 0 55 2 4.5 3 2 2.5 44.25 249.52815 10 12.5326

MEZİTLİ PROJE
İHL.

2 6 0.5 3 1 2.753 4 24 4 3OSMAN ALHABBAL 10P 4 0 4 3 1 2.756 2 5.5 7 0 7 44 249.2218 6 16.5327

75.YIL FEN LİSESİ 18 2 17.5 3 0 35 1 4.756 2 5.5BURAK ÖZOĞLU 10B 1 0 1 4 0 44 1 3.75 2 0 2 44 248.923 2 2.5328

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

10 14 6.5 3 5 1.755 3 4.256 3 5.25ERDAL PEKİN 10A 3 2 2.5 5 0 53 5 1.75 2 5 0.75 44 248.64518 7 16.25329

75.YIL FEN LİSESİ 22 1 21.75 0 0 05 2 4.58 1 7.75UMUT ÇELİK 10C 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 44.25 248.57813 11 10.25330

75.YIL FEN LİSESİ 10 13 6.75 3 5 1.754 3 3.256 3 5.25EBRAR ESEN 10B 3 2 2.5 4 1 3.753 2 2.5 2 5 0.75 44 248.49519 6 17.5331

PROJE İHL 8 8 6 4 4 37 0 76 1 5.75SAMET KINIK 3 1 2.75 3 1 2.755 2 4.5 1 1 0.75 43.75 248.33813 7 11.25332

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

5 5 3.75 5 2 4.55 2 4.56 3 5.25FEYZA AKIŞ 10A 3 1 2.75 4 0 45 2 4.5 1 2 0.5 43.75 248.28816 8 14333

75.YIL FEN LİSESİ 6 7 4.25 5 3 4.254 3 3.256 3 5.25ÖZGE AYAŞ 10C 2 1 1.75 4 1 3.755 2 4.5 0 0 0 43.5 247.1317 2 16.5334

75.YIL FEN LİSESİ 9 16 5 1 4 05 2 4.55 4 4BÜŞRA NUR YILDIRIM 10E 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 2 5 0.75 43.5 247.0818 7 16.25336

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

12 8 10 2 3 1.256 2 5.58 1 7.75ZEYNEP ÖZDEMİR 2 3 1.25 5 0 52 5 0.75 2 5 0.75 43.5 247.0813 7 11.25335

PROJE İHL 8 5 6.75 5 1 4.754 2 3.56 2 5.5NİSA GÜL YILDIZ 10C 0 2 -0.5 2 1 1.753 4 2 3 2 2.5 43.25 245.97218 4 17337

PROJE İHL 14 4 13 1 2 0.50 0 00 3 -0.75ZEY EP AKBUĞA 10A 2 3 1.25 5 0 54 4 3 2 2 1.5 43.5 245.90521 4 20338

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

9 2 8.5 2 3 1.251 1 0.757 2 6.5EREN MATUR 10D 2 3 1.25 3 2 2.55 3 4.25 3 4 2 43.25 245.87218 7 16.25339

PROJE İHL 9 5 7.75 3 3 2.255 1 4.752 3 1.25EFE ALTINTOP 3 2 2.5 3 2 2.56 1 5.75 4 2 3.5 43 245.4415 9 12.75340

ŞHT. K. İHL 6 1 5.75 5 2 4.55 1 4.753 0 3İREM ÇELİKTAŞ 10C 0 0 0 3 1 2.756 2 5.5 0 1 -0.25 42.25 242.71817 3 16.25342

PROJE İHL 8 8 6 3 2 2.51 5 -0.255 4 4Y SELİM AKKUŞ 10E 3 1 2.75 5 0 54 0 4 3 3 2.25 42.25 242.71817 4 16341

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

7 5 5.75 7 0 75 3 4.255 4 4EFE DEMİR GÜNGÖR 10C 1 3 0.25 3 2 2.54 4 3 3 4 2 42 242.1615 7 13.25343

ŞHT. K. İHL 1 2 0.5 5 3 4.252 4 13 5 1.75ZEYNEP AKYIL 10A 3 2 2.5 4 0 44 3 3.25 6 1 5.75 42 242.1120 4 19344

AKDENİZ İHL 8 6 6.5 1 4 04 3 3.256 1 5.75ŞEVKET APAKİ 10B 3 1 2.75 5 0 57 1 6.75 3 3 2.25 41.75 241.60212 10 9.5345

SAYAÇ ERDEMLİ 6 7 4.25 3 1 2.755 2 4.56 1 5.75MUSTAFA BURAK COŞAR 3 1 2.75 4 0 44 3 3.25 3 3 2.25 41.75 241.55214 7 12.25346
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75.YIL FEN LİSESİ 7 11 4.25 4 4 34 3 3.255 3 4.25BİLGE ERDEM 10C 3 2 2.5 5 0 56 1 5.75 2 5 0.75 41.75 241.47814 4 13347

75.YIL FEN LİSESİ 7 4 6 5 2 4.53 1 2.757 1 6.75AZRA ELMAS 10D 3 2 2.5 4 1 3.754 3 3.25 0 0 0 41.75 241.37814 7 12.25348

75.YIL FEN LİSESİ 11 9 8.75 4 4 35 3 4.255 4 4MUNİSE BOLAT 10A 2 3 1.25 3 0 34 4 3 2 5 0.75 41.75 240.95216 9 13.75349

75.YIL FEN LİSESİ 16 7 14.25 3 5 1.755 3 4.255 4 4İY AOK SÖELM 10A 3 2 2.5 4 1 3.752 4 1 1 4 0 41.75 240.75213 11 10.25350

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

9 5 7.75 4 4 33 1 2.756 2 5.5BENGÜSU UĞURLU 10B 1 0 1 4 0 45 1 4.75 4 3 3.25 41.5 240.6210 2 9.5351

75.YIL FEN LİSESİ 7 18 2.5 3 5 1.755 3 4.257 2 6.5TUNAHAN KAÇAN 10B 5 0 5 5 0 51 6 -0.5 3 4 2 41.5 240.59517 8 15352

ŞHT. K. İHL 4 3 3.25 5 3 4.253 3 2.253 5 1.75ELİF YONTAR 10B 4 1 3.75 5 0 55 3 4.25 3 2 2.5 41.5 240.5716 6 14.5353

AKDENİZ İHL 4 7 2.25 2 4 14 4 35 4 4YAKUP EREN 10D 2 0 2 5 0 58 0 8 1 6 -0.5 41.5 240.44518 5 16.75354

75.YIL FEN LİSESİ 6 10 3.5 2 3 1.253 1 2.754 3 3.25EMRE BAĞ 10B 2 2 1.5 5 0 57 1 6.75 2 4 1 41.5 240.34517 2 16.5355

PROJE İHL 7 9 4.75 4 2 3.52 1 1.753 2 2.5DİLA KEŞ 10C 3 2 2.5 4 1 3.755 2 4.5 2 1 1.75 41.5 240.2218 6 16.5356

PROJE İHL 8 9 5.75 4 4 34 3 3.255 4 4YUSUF EMİR MAFER 10E 2 3 1.25 3 2 2.54 4 3 3 4 2 41.5 240.09518 5 16.75357

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

8 16 4 4 4 37 0 77 2 6.5UMUT ESERTLİ 10C 1 4 0 3 2 2.54 4 3 1 4 0 41.25 239.56217 7 15.25358

75.YIL FEN LİSESİ 7 5 5.75 0 2 -0.55 0 56 0 6YUSUF ŞEKER 10C 3 1 2.75 0 0 06 0 6 2 2 1.5 41.25 239.43816 5 14.75359

75.YIL FEN LİSESİ 2 3 1.25 5 2 4.54 2 3.58 1 7.75AYSİMA S AKDERE 10B 2 3 1.25 4 1 3.754 4 3 5 1 4.75 41 239.3813 7 11.25360

ŞHT. K. İHL 3 3 2.25 6 2 5.55 1 4.755 4 4ELVAN GÜL 10C 3 2 2.5 4 1 3.753 3 2.25 3 3 2.25 41 239.0316 9 13.75361

75.YIL FEN LİSESİ 9 4 8 1 2 0.54 2 3.53 1 2.75GÜLS E MAMUR 10B 3 2 2.5 2 2 1.54 0 4 2 2 1.5 41.25 238.98818 4 17362

75.YIL FEN LİSESİ 5 9 2.75 3 5 1.752 4 18 1 7.75CENK KAYADELEN 10C 3 2 2.5 4 1 3.756 2 5.5 4 1 3.75 40.75 238.29814 8 12363

75.YIL FEN LİSESİ 11 9 8.75 4 4 34 3 3.255 4 4HALİL EGE AKSOY 10D 4 1 3.75 3 2 2.53 5 1.75 2 4 1 40.75 237.62215 9 12.75364

75.YIL FEN LİSESİ 10 5 8.75 4 3 3.255 2 4.55 2 4.5BERRA İLİMAN 10B 2 3 1.25 4 1 3.755 2 4.5 0 4 -1 40.5 236.9413 8 11365

AKDENİZ İHL 9 8 7 2 2 1.53 3 2.257 2 6.5HACI ŞAHİN 10B 2 1 1.75 3 2 2.57 1 6.75 3 4 2 40.25 236.35812 8 10366

75.YIL FEN LİSESİ 11 10 8.5 4 4 34 3 3.251 8 -1TUNAHAN ÇOLAK 10A 3 2 2.5 3 2 2.55 3 4.25 1 4 0 40.5 236.31519 6 17.5367
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ŞHT. K. İHL 1 0 1 6 2 5.53 5 1.752 4 1CEMRE ÖZTÜRK 10B 4 1 3.75 3 1 2.756 2 5.5 3 3 2.25 40.25 236.28218 5 16.75368

AKDENİZ İHL 4 7 2.25 2 3 1.254 4 35 4 4EMİN *AK 10D 1 0 1 5 0 58 0 8 1 5 -0.25 40.25 236.23217 4 16369

75.YIL FEN LİSESİ 7 3 6.25 5 3 4.253 5 1.757 2 6.5OSMAN S DİLSİZ 10B 2 3 1.25 5 0 56 2 5.5 1 6 -0.5 40 235.57513 12 10370

PROJE İHL 4 9 1.75 5 1 4.753 2 2.53 5 1.75SELİM BAL 10E 4 1 3.75 4 1 3.753 2 2.5 3 2 2.5 40 235.3518 5 16.75371

75.YIL FEN LİSESİ 8 5 6.75 2 6 0.55 3 4.255 4 4İLAYDA IŞIK 10C 3 2 2.5 4 1 3.754 4 3 3 4 2 40 235.215 7 13.25372

AKDENİZ İHL 4 7 2.25 2 3 1.253 3 2.255 4 4MUSA BARLAS 10D 3 2 2.5 5 0 57 1 6.75 2 3 1.25 39.75 234.66816 6 14.5373

AKDENİZ İHL 5 4 4 1 4 04 4 34 5 2.75EMRE SAĞ 10D 3 2 2.5 5 0 57 1 6.75 2 5 0.75 39.75 234.44217 8 15374

ŞHT. K. İHL 3 7 1.25 5 3 4.252 4 14 2 3.5SILA YÖRÜK 10C 4 1 3.75 4 1 3.754 2 3.5 1 1 0.75 39.75 234.41819 4 18375

75.YIL FEN LİSESİ 8 12 5 1 5 -0.255 2 4.55 4 4İLK AZ GEÇİCİ 10E 2 3 1.25 4 1 3.754 4 3 2 5 0.75 39.75 234.06819 5 17.75376

AKDENİZ İHL 1 1 0.75 5 2 4.52 1 1.754 3 3.25MUHAMMED FİRUZ İKE 10B 3 1 2.75 5 0 56 2 5.5 3 2 2.5 39.5 234.0615 6 13.5377

PROJE İHL 9 5 7.75 3 2 2.55 1 4.752 4 1ATAKAN TURGUT 10F 4 1 3.75 1 0 15 1 4.75 4 2 3.5 39.5 233.6612 6 10.5378

SAYAÇ MERSİN 7 4 6 3 5 1.755 2 4.57 2 6.5DOĞA ARAT TEMEL 10D 3 2 2.5 1 3 0.255 2 4.5 2 4 1 39.5 233.63515 10 12.5379

75.YIL FEN LİSESİ 7 6 5.5 0 3 -0.753 2 2.52 5 0.75BERKCAN TOSMUR 10E 3 0 3 5 0 56 1 5.75 3 1 2.75 39.5 233.43516 4 15380

75.YIL FEN LİSESİ 10 6 8.5 0 2 -0.50 0 06 2 5.5ALİ NEVRUZ 10A 4 0 4 3 2 2.54 1 3.75 2 3 1.25 39.5 233.18515 2 14.5381

75.YIL FEN LİSESİ 8 5 6.75 3 2 2.55 0 56 1 5.75BERFİN DEMİRKAN 10C 4 1 3.75 3 0 31 3 0.25 1 1 0.75 39.25 232.80213 6 11.5382

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

14 4 13 3 0 34 1 3.753 2 2.5KADİR CAN 10C 0 0 0 3 0 30 0 0 0 0 0 39.5 232.7615 3 14.25383

75.YIL FEN LİSESİ 8 0 8 1 5 -0.255 1 4.755 3 4.25CAN DEMİR 10C 2 2 1.5 3 0 34 0 4 1 0 1 39.25 232.52814 4 13384

AKDENİZ İHL 3 13 -0.25 4 4 35 3 4.254 5 2.75YAMAN 10A 3 2 2.5 5 0 54 4 3 2 5 0.75 38.75 231.16219 5 17.75385

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

6 4 5 5 1 4.754 1 3.756 3 5.25METE MARAŞLI 2 3 1.25 4 0 43 4 2 1 5 -0.25 38.75 231.11214 4 13386

AKDENİZ İHL 6 7 4.25 1 6 -0.54 3 3.256 2 5.5MAHMUT KAYA 10B 2 3 1.25 4 1 3.756 2 5.5 2 4 1 38.5 230.1816 6 14.5387

75.YIL FEN LİSESİ 8 4 7 0 1 -0.254 0 47 2 6.5CEREN TAŞKIN 10A 3 2 2.5 4 1 3.754 4 3 0 7 -1.75 38.5 229.9816 9 13.75388
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MEZİTLİ PROJE
İHL.

2 5 0.75 1 0 12 3 1.254 5 2.75TUNAHAN DOĞANAY 10P 4 1 3.75 2 1 1.756 2 5.5 7 0 7 38.25 229.67216 6 14.5389

PROJE İHL 12 5 10.75 0 4 -13 3 2.253 4 2MUSTAFA DOĞAN 10D 1 2 0.5 2 2 1.57 1 6.75 1 3 0.25 38.5 229.4317 6 15.5390

ŞHT. K. İHL 6 3 5.25 4 1 3.753 2 2.53 3 2.25BETÜL ERİM 10C 3 1 2.75 2 0 23 2 2.5 1 0 1 38.25 229.04817 3 16.25391

ŞHT. K. İHL 13 6 11.5 2 5 0.752 5 0.753 4 2KERİME KAYACIK 10C 1 3 0.25 3 1 2.754 2 3.5 2 3 1.25 38.25 228.49817 6 15.5392

75.YIL FEN LİSESİ 9 5 7.75 4 3 3.255 2 4.54 3 3.25NEHİR CAN 10A 3 1 2.75 4 1 3.753 2 2.5 0 3 -0.75 38 228.46513 8 11393

SAYAÇ MERSİN 3 9 0.75 4 3 3.252 0 22 4 1MERYEMGÜL YAVUZ 10 2 0 2 4 0 46 2 5.5 1 2 0.5 38 228.36520 4 19394

75.YIL FEN LİSESİ 6 4 5 1 5 -0.256 2 5.57 2 6.5İREM ŞENER 10C 3 2 2.5 3 2 2.53 3 2.25 0 5 -1.25 38 228.31517 7 15.25395

SAYAÇ MERSİN 4 5 2.75 1 4 03 3 2.254 4 3İDİL İNCİ 10C 4 1 3.75 4 0 45 2 4.5 1 4 0 38 228.2919 5 17.75396

ŞHT. K. İHL 6 6 4.5 4 3 3.251 5 -0.254 3 3.25EFRANUR KARAMAN 10C 3 2 2.5 4 0 44 3 3.25 3 3 2.25 37.75 227.53217 8 15397

PROJE İHL 2 2 1.5 5 3 4.252 0 24 2 3.5ALİ KARABULUT 10F 5 0 5 5 0 52 4 1 2 5 0.75 37.5 227.02516 6 14.5398

PROJE İHL 8 3 7.25 4 1 3.755 2 4.51 1 0.75GÜLCAN ABİÇ 10A 1 3 0.25 4 0 41 5 -0.25 0 1 -0.25 37.75 226.98219 5 17.75399

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

17 1 16.75 3 2 2.57 0 75 1 4.75EMREN ALEV 10B 0 0 0 3 0 30 2 -0.5 1 0 1 37.5 226.653 0 3400

MEZİTLİ PROJE
İHL.

4 7 2.25 5 1 4.750 4 -14 4 3YUSUFBAKİ GOATCR 10 2 2 1.5 4 1 3.757 1 6.75 7 0 7 37.25 226.61812 11 9.25401

75.YIL FEN LİSESİ 13 7 11.25 4 4 33 4 23 5 1.75ENER AKBULUT 10D 3 2 2.5 5 0 53 5 1.75 1 4 0 37.5 226.47513 11 10.25402

75.YIL FEN LİSESİ 8 5 6.75 2 2 1.51 4 05 3 4.25HASAN ARSLAN 10C 2 0 2 4 1 3.757 1 6.75 2 1 1.75 37.25 226.04212 6 10.5403

PROJE İHL 5 5 3.75 2 2 1.54 0 44 4 3KAĞAN TÜRKMEN Z 10E 3 2 2.5 4 1 3.754 4 3 2 4 1 37.25 225.91816 5 14.75404

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

5 6 3.5 4 3 3.252 4 16 2 5.5NİLÜFER AYKAN 10 2 3 1.25 2 0 23 2 2.5 2 3 1.25 37.25 225.71818 4 17405

75.YIL FEN LİSESİ 7 3 6.25 2 1 1.754 1 3.752 4 1ADA AYTAÇ 10B 2 3 1.25 4 0 43 0 3 0 3 -0.75 37.25 225.44218 4 17406

ŞHT. K. İHL 3 8 1 4 3 3.252 3 1.253 3 2.25VARDALŞAM OSO 10B 3 2 2.5 5 0 53 4 2 0 3 -0.75 37 224.7621 2 20.5407

ŞHT. K. İHL 5 1 4.75 2 2 1.50 0 00 0 0HACER BOZKURT 10C 3 1 2.75 5 0 54 1 3.75 1 3 0.25 37 224.53520 4 19408

ŞHT. K. İHL 8 7 6.25 4 3 3.254 2 3.55 2 4.5MERYEM NİL PINARBAŞI 10C 2 3 1.25 4 1 3.755 1 4.75 0 5 -1.25 36.75 224.35213 9 10.75409

20/32

- GENEL LİSTE

SAYAÇ SINAV MERKEZİ
VİP TARAMA 10.SINIFSınav Adı :

TYT Deneme Sınavı Sonuç Listesi

Toplam Katılım : 781

Sınav Tarihi : 26.12.2022



Kurum Öğrenci Adı - Soyadı

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y ND Y N

Sınıfı
Toplam

Net
TYT PuanıS.N

Edebiyat Tarih Coğrafya Felsefe Din Kültürü Matematik Fizik Kimya Biyoloji

AKDENİZ İHL 3 10 0.5 3 4 24 3 3.254 4 3ESMA UÇAR 10A 3 1 2.75 5 0 53 2 2.5 2 4 1 36.75 224.32818 5 16.75410

ŞHT. K. İHL 3 5 1.75 4 3 3.253 2 2.52 1 1.75ZEYNEP KIZILOK 10C 5 0 5 5 0 52 6 0.5 2 5 0.75 36.75 224.25218 7 16.25411

SAYAÇ MERSİN 5 5 3.75 2 3 1.255 2 4.56 3 5.25YUSUF YAĞIZ BURAK 10 3 2 2.5 3 2 2.54 3 3.25 0 5 -1.25 36.75 224.17816 4 15412

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

11 6 9.5 5 1 4.754 2 3.55 3 4.25ŞEVVAL ŞAHİN 10D 0 0 0 4 1 3.751 2 0.5 2 4 1 36.75 224.15211 6 9.5413

75.YIL FEN LİSESİ 7 12 4 3 5 1.753 5 1.754 5 2.75ÇINAR BAŞARARSLAN 10A 3 2 2.5 5 0 55 3 4.25 2 5 0.75 36.5 223.4216 9 13.75414

SAYAÇ K.MARAŞ 11 5 9.75 4 2 3.54 4 34 3 3.25SELÇUK 10A 4 0 4 3 1 2.753 4 2 1 5 -0.25 36.5 223.3710 6 8.5415

75.YIL FEN LİSESİ 8 10 5.5 1 4 04 4 34 4 3SUDE ÇAKMAK 10B 2 2 1.5 5 0 55 2 4.5 1 3 0.25 36.5 223.2715 5 13.75416

PROJE İHL 8 7 6.25 5 3 4.253 2 2.51 2 0.5MEHMET EMİRTOPUZ 10E 2 3 1.25 2 0 24 3 3.25 3 3 2.25 36.5 223.14516 7 14.25417

ŞHT. K. İHL 5 3 4.25 6 1 5.753 0 30 0 0TUBA Ü TÜRK 10C 2 2 1.5 4 0 41 0 1 1 4 0 36.5 223.0718 4 17418

PROJE İHL 6 5 4.75 2 4 12 1 1.754 2 3.5AKİF BAĞDEMİR 10E 3 1 2.75 4 1 3.752 4 1 0 4 -1 36.5 222.8220 4 19419

PROJE İHL 9 4 8 2 4 15 1 4.756 0 6ENES TAŞ 10F 4 1 3.75 4 0 42 3 1.25 0 0 0 36.25 222.7889 6 7.5420

AKDENİZ İHL 1 3 0.25 3 0 33 3 2.253 2 2.5ÖMER FARUK BOLAT 10C 2 3 1.25 4 1 3.755 3 4.25 4 1 3.75 36 221.95517 8 15421

ŞHT. K. İHL 11 2 10.5 4 3 3.252 1 1.755 3 4.25SUDE UĞUZ 10A 0 1 -0.25 2 1 1.751 1 0.75 0 0 0 36.25 221.86215 3 14.25422

ŞHT. K. İHL 6 5 4.75 3 5 1.756 0 63 6 1.5BETÜL BOZ 10A 3 2 2.5 2 2 1.53 4 2 4 3 3.25 36 221.7315 9 12.75423

75.YIL FEN LİSESİ 8 10 5.5 4 2 3.53 4 23 2 2.5EMİNE SÜNGER 10C 5 0 5 4 0 43 4 2 0 5 -1.25 36 221.65514 5 12.75424

EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

4 9 1.75 5 3 4.254 4 37 2 6.5YİĞİT ESER 10A 2 3 1.25 3 2 2.53 4 2 3 4 2 35.75 221.19815 10 12.5425

SAYAÇ MERSİN 4 4 3 4 4 32 2 1.51 1 0.75ESRA SOYYİĞİT 10 3 1 2.75 3 1 2.757 0 7 2 4 1 35.75 220.92216 8 14426

ŞHT. K. İHL 5 1 4.75 5 2 4.51 2 0.54 2 3.5NEHİR DAĞ 10B 3 1 2.75 5 0 54 2 3.5 0 4 -1 35.75 220.92214 7 12.25427

PROJE İHL 4 3 3.25 1 1 0.750 0 06 2 5.5HİLAL TEK 10C 4 0 4 3 0 33 1 2.75 1 1 0.75 35.75 220.72217 5 15.75428

PROJE İHL 9 15 5.25 3 5 1.754 4 38 1 7.75YAHYA ALKHALED 10F 0 5 -1.25 4 1 3.753 5 1.75 1 6 -0.5 35.75 220.67216 7 14.25429

ŞHT. K. İHL 6 5 4.75 3 1 2.752 1 1.753 4 2SİMOS POLAT 10B 3 0 3 3 1 2.752 2 1.5 0 0 0 35.75 220.42218 3 17.25430
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EYÜP AYGAR FEN
LİSESİ

18 4 17 4 1 3.756 1 5.759 0 9NEVA SULTANÖZER 10A 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 35.5 220.0650 0 0431

75.YIL FEN LİSESİ 8 5 6.75 0 2 -0.53 0 34 5 2.75CEM AYTEKİN 10E 3 1 2.75 4 0 43 3 2.25 2 0 2 35.25 219.00813 3 12.25432

SAYAÇ MERSİN 10 7 8.25 4 3 3.254 3 3.257 1 6.75ZEYNEP ÇUVALCIOĞLU 10A 2 1 1.75 0 0 01 2 0.5 1 4 0 35.25 218.93212 2 11.5433

SAYAÇ MERSİN 3 11 0.25 4 4 32 4 14 3 3.25MELİS GÜRSU 10 3 2 2.5 4 0 44 4 3 3 1 2.75 35 218.516 3 15.25434

ŞHT. K. İHL 2 5 0.75 6 1 5.752 2 1.52 7 0.25ÜMMÜ AKYÜREK 10B 2 2 1.5 4 1 3.755 2 4.5 2 1 1.75 35 218.4516 3 15.25435

SAYAÇ MERSİN 11 13 7.75 3 5 1.755 3 4.256 3 5.25PELİN ARGUN 10 2 3 1.25 4 1 3.755 3 4.25 0 4 -1 34.75 217.66811 14 7.5436

75.YIL FEN LİSESİ 11 8 9 0 0 02 0 26 3 5.25BER KE ARGUN 10E 0 0 0 0 0 04 3 3.25 0 3 -0.75 35 217.52517 3 16.25437

75.YIL FEN LİSESİ 5 9 2.75 2 3 1.252 1 1.753 3 2.25EDİP DABBAGH 10D 3 2 2.5 5 0 54 3 3.25 2 0 2 34.75 217.51816 8 14438

AKDENİZ İHL 4 2 3.5 1 3 0.252 1 1.754 5 2.75M EMİN UĞUZ 10D 3 1 2.75 5 0 56 2 5.5 0 5 -1.25 34.75 217.39216 6 14.5439

PROJE İHL 8 5 6.75 5 3 4.251 1 0.754 5 2.75HÜSEYİN DAYICIK 10F 2 3 1.25 4 1 3.754 2 3.5 0 2 -0.5 34.75 217.29214 7 12.25440

75.YIL FEN LİSESİ 6 5 4.75 2 1 1.753 1 2.755 2 4.5CEYDA TUNÇ 10D 3 2 2.5 3 2 2.55 1 4.75 2 4 1 34.5 216.8611 4 10441

SAYAÇ MERSİN 4 7 2.25 6 2 5.54 1 3.753 3 2.25ECE ŞENYURT 10B 4 1 3.75 3 0 36 2 5.5 0 3 -0.75 34.25 216.35211 8 9442

75.YIL FEN LİSESİ 6 6 4.5 6 2 5.53 0 36 2 5.5ECE AKIN 10C 3 2 2.5 5 0 50 1 -0.25 0 0 0 34.25 216.17810 6 8.5443

75.YIL FEN LİSESİ 6 7 4.25 2 3 1.254 4 35 3 4.25EYLÜL SAKALLI 10D 3 2 2.5 5 0 52 3 1.25 3 1 2.75 34 215.2212 9 9.75444

PROJE İHL 7 8 5 1 3 0.254 3 3.253 2 2.5YUSUF KARTAL 10E 3 2 2.5 4 1 3.753 3 2.25 2 4 1 34 214.7715 6 13.5445

AKDENİZ İHL 1 6 -0.5 2 3 1.254 4 35 4 4AHMET KILIÇ 10D 0 1 -0.25 2 0 27 1 6.75 2 3 1.25 33.75 214.18818 7 16.25446

AKDENİZ İHL 5 7 3.25 2 3 1.254 3 3.253 5 1.75M BATUHAN EYİGÜN 10D 1 4 0 3 2 2.58 0 8 2 4 1 33.75 214.16215 9 12.75447

ŞHT. K. İHL 2 8 0 5 1 4.750 3 -0.751 3 0.25AYŞE SUDE ELDOĞAN 10B 2 3 1.25 5 0 53 0 3 2 3 1.25 33.75 213.86220 4 19448

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

4 2 3.5 5 1 4.753 2 2.56 2 5.5EREN KUZU 10C 0 0 0 1 0 13 0 3 3 2 2.5 33.5 213.4812 5 10.75449

PROJE İHL 6 4 5 3 4 22 2 1.55 3 4.25AYŞESILA ARI 10C 2 2 1.5 2 0 24 3 3.25 0 2 -0.5 33.5 212.95516 6 14.5450

AKDENİZ İHL 8 9 5.75 2 6 0.54 2 3.54 4 3NEYMAR İĞDE 10C 0 3 -0.75 2 3 1.253 5 1.75 5 2 4.5 33.5 212.9316 8 14451
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75.YIL FEN LİSESİ 7 7 5.25 1 7 -0.752 4 17 2 6.5ILGIN OKÇU 10E 2 2 1.5 3 2 2.53 1 2.75 1 4 0 33.5 212.90516 5 14.75452

AKDENİZ İHL 7 3 6.25 0 1 -0.252 2 1.53 2 2.5HASAN ELSÜLEYMA 10C 2 3 1.25 4 1 3.753 5 1.75 2 0 2 33.5 212.80516 5 14.75453

AKDENİZ İHL 0 4 -1 2 1 1.753 1 2.754 3 3.25HASAN KANBAZ 10D 1 0 1 3 1 2.757 1 6.75 1 0 1 33.25 212.64816 4 15454

AKDENİZ İHL 1 2 0.5 0 1 -0.254 4 35 3 4.25AHMET ÜSTÜN 0 1 -0.25 3 0 37 1 6.75 2 3 1.25 33.25 212.49817 8 15456

MEZİTLİ PROJE
İHL.

3 3 2.25 6 0 60 0 03 4 2YAĞIZ CAN HANÇERLİ 10P 0 3 -0.75 2 2 1.56 1 5.75 4 3 3.25 33.25 212.49815 7 13.25455

ŞHT. K. İHL 4 2 3.5 5 2 4.50 1 -0.250 0 0SU Y 10C 3 0 3 5 0 52 4 1 0 1 -0.25 33.25 212.02218 5 16.75457

SAYAÇ MERSİN 4 9 1.75 2 4 11 3 0.253 4 2MELİSA ALTAŞ 10 3 1 2.75 5 0 57 0 7 1 1 0.75 33 211.76514 6 12.5458

75.YIL FEN LİSESİ 8 10 5.5 2 6 0.53 5 1.755 4 4AZRA DEMİRTAŞ 10B 2 2 1.5 2 2 1.54 2 3.5 3 2 2.5 33 211.41513 3 12.25459

AKDENİZ İHL 2 1 1.75 0 0 01 1 0.751 6 -0.5CEVAHİR ÖZER 4 0 4 5 0 55 1 4.75 1 3 0.25 33 211.31518 4 17460

ŞHT. K. İHL 5 1 4.75 2 4 11 3 0.251 1 0.75İKRA SÖYLER 10A 3 1 2.75 4 0 42 5 0.75 2 4 1 33 210.9419 5 17.75461

SAYAÇ MERSİN 7 12 4 4 4 34 4 33 6 1.5HÜSEYİN BERK ÜTAÇ 10 2 3 1.25 4 1 3.752 6 0.5 4 3 3.25 32.75 210.68215 10 12.5462

AKDENİZ İHL 4 4 3 0 0 01 1 0.751 6 -0.5MUHAMMED AYTEN 10C 3 1 2.75 5 0 55 1 4.75 2 3 1.25 32.75 210.45817 5 15.75463

75.YIL FEN LİSESİ 9 10 6.5 4 4 30 8 -25 4 4BEYZA NUR EKİZ 10A 2 3 1.25 5 0 53 5 1.75 1 6 -0.5 32.75 210.30816 9 13.75464

ŞHT. K. İHL 8 3 7.25 4 2 3.55 2 4.54 3 3.25FİLİZ BALABAN 10C 1 0 1 2 1 1.754 3 3.25 2 2 1.5 32.5 210.110 14 6.5465

ŞHT. K. İHL 2 3 1.25 2 4 11 3 0.252 2 1.5NURGÜL BÜLBÜL 10A 1 1 0.75 5 0 56 2 5.5 5 1 4.75 32.5 210.114 6 12.5466

ŞHT. K. İHL 2 7 0.25 6 2 5.51 1 0.752 3 1.25VERA NUR ÇALIŞKAN 10A 2 1 1.75 2 1 1.755 2 4.5 3 3 2.25 32.5 21016 6 14.5467

AKDENİZ İHL 4 3 3.25 0 0 02 2 1.53 1 2.75ABDURREZZAKABSİ 10C 0 0 0 4 0 46 1 5.75 4 2 3.5 32.5 209.97513 5 11.75468

PROJE İHL 6 4 5 2 1 1.751 4 03 4 2ELİF GÖÇER 10C 2 2 1.5 1 0 13 2 2.5 0 2 -0.5 32.75 209.88220 2 19.5469

PROJE İHL 6 0 6 0 0 03 2 2.51 1 0.75ÖMEF ARUK ÖZATA 10F 3 1 2.75 4 0 43 0 3 1 0 1 32.5 209.62513 2 12.5470

SAYAÇ MERSİN 1 8 -1 4 1 3.754 1 3.752 5 0.75ADA ORDU 10 2 2 1.5 3 1 2.756 2 5.5 0 0 0 32.25 209.19217 7 15.25471

ŞHT. K. İHL 5 3 4.25 6 1 5.751 1 0.751 4 0TUĞÇE GÖÇER 10A 4 0 4 2 1 1.754 0 4 0 3 -0.75 32.25 208.94214 6 12.5472
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75.YIL FEN LİSESİ 12 5 10.75 6 2 5.53 3 2.254 3 3.25NAZ DEMİR 10A 1 4 0 2 1 1.750 2 -0.5 0 0 0 32.25 208.61811 7 9.25473

AKDENİZ İHL 6 5 4.75 0 0 04 2 3.52 5 0.75İBRAHİM AKSAY 10D 3 1 2.75 4 0 47 1 6.75 1 0 1 32 208.43510 6 8.5474

SAYAÇ MERSİN 5 6 3.5 1 1 0.754 3 3.254 2 3.5DURU KAPTAN 10 3 0 3 5 0 53 5 1.75 1 1 0.75 32 208.3613 10 10.5475

PROJE İHL 8 9 5.75 4 3 3.253 1 2.755 3 4.25NAZ ÇAPIK 10C 2 1 1.75 4 1 3.753 3 2.25 1 3 0.25 31.5 206.729 6 7.5476

75.YIL FEN LİSESİ 8 10 5.5 0 0 02 3 1.251 5 -0.25ZİYA DOĞAN 10E 4 1 3.75 0 0 04 3 3.25 1 2 0.5 31.75 206.57819 5 17.75477

ŞHT. K. İHL 2 6 0.5 4 1 3.750 3 -0.751 4 0MELİSA GÜRIEĞEN 10B 3 1 2.75 3 0 36 0 6 2 3 1.25 31.25 205.66216 5 14.75478

AKDENİZ İHL 4 7 2.25 3 1 2.751 3 0.255 2 4.5MUHAMMED DEDE 10B 2 3 1.25 4 1 3.751 4 0 2 3 1.25 31.25 205.43816 3 15.25479

ŞHT. K. İHL 11 4 10 4 1 3.752 1 1.751 2 0.5SARAH JAFARİ 10C 3 0 3 2 3 1.252 3 1.25 1 4 0 31.25 205.21212 9 9.75480

AKDENİZ İHL 3 4 2 2 2 1.55 3 4.254 5 2.75MERT TEKTEN 10D 3 2 2.5 2 3 1.255 2 4.5 2 5 0.75 31 204.9813 6 11.5481

AKDENİZ İHL 4 8 2 1 4 00 4 -13 4 2HÜMEYRA ARIK 10A 4 1 3.75 4 0 45 3 4.25 2 4 1 31 204.6317 8 15482

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

8 4 7 2 3 1.254 1 3.758 1 7.75AYŞE İNCE 10C 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 31 204.50513 7 11.25483

75.YIL FEN LİSESİ 5 6 3.5 0 1 -0.252 3 1.255 4 4ALEYNA KAYACU 10B 2 0 2 4 0 41 4 0 0 0 0 31 204.3317 2 16.5484

AKDENİZ İHL 1 8 -1 3 5 1.754 3 3.252 2 1.5ALEYNA ALUÇ 10A 1 4 0 4 0 44 4 3 2 3 1.25 30.75 203.87218 4 17485

ŞHT. K. İHL 1 6 -0.5 6 2 5.53 3 2.254 4 3ELİF SULTAN DÖRTKARDEŞ 10B 2 3 1.25 4 1 3.752 4 1 2 2 1.5 30.5 203.3915 9 12.75486

MEZİTLİ PROJE
İHL.

0 1 -0.25 0 3 -0.750 0 02 1 1.75TARIK SELİM KÜÇÜK 10P 5 0 5 3 0 34 3 3.25 5 2 4.5 30.5 203.2415 4 14487

75.YIL FEN LİSESİ 4 5 2.75 0 4 -15 1 4.757 2 6.5ASIM YILDIRIM 10B 1 2 0.5 3 1 2.753 2 2.5 1 2 0.5 30.5 203.21512 3 11.25488

ŞHT. K. İHL 5 7 3.25 5 1 4.752 1 1.754 5 2.75AYŞE SARI 10A 3 2 2.5 1 1 0.753 2 2.5 2 4 1 30.5 203.16513 7 11.25489

ŞHT. K. İHL 2 8 0 2 3 1.251 0 13 2 2.5EYLÜL RUKEN 10B 2 2 1.5 4 0 44 2 3.5 1 3 0.25 30.5 202.96518 6 16.5490

ŞHT. K. İHL 2 7 0.25 3 3 2.250 1 -0.255 4 4HAVANA SAYOĞLU 10A 4 0 4 4 0 42 1 1.75 0 0 0 30.25 202.30816 7 14.25491

AKDENİZ İHL 10 4 9 0 1 -0.252 2 1.52 6 0.5YUSUF EVCİL 3 1 2.75 3 1 2.755 1 4.75 1 0 1 30.25 202.03210 7 8.25492

ŞHT. K. İHL 2 10 -0.5 5 3 4.253 3 2.252 7 0.25İREM SULTAN SÜLÜŞ 10C 2 3 1.25 3 2 2.54 4 3 4 3 3.25 30 201.57516 9 13.75493
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ŞHT. K. İHL 2 9 -0.25 5 2 4.51 5 -0.251 5 -0.25HAIFA TAHLEH 10B 3 2 2.5 4 0 45 2 4.5 2 4 1 30 201.516 7 14.25494

SAYAÇ MERSİN 5 6 3.5 4 3 3.252 3 1.251 4 0EZGİ YILDIRIM 10 4 0 4 4 1 3.753 3 2.25 0 3 -0.75 30 201.27515 9 12.75495

75.YIL FEN LİSESİ 7 9 4.75 1 5 -0.253 4 21 1 0.75NEHİR KARTEPER 10A 3 2 2.5 4 0 43 5 1.75 1 3 0.25 30 20116 7 14.25496

ŞHT. K. İHL 4 7 2.25 2 3 1.253 2 2.55 3 4.25JANA HLOUBİ 10A 0 1 -0.25 3 1 2.754 2 3.5 1 0 1 29.75 200.56814 6 12.5497

PROJE İHL 7 4 6 3 4 21 3 0.255 3 4.25İREM ZEHRA GENÇ 10C 2 2 1.5 3 1 2.754 3 3.25 1 3 0.25 29.75 200.49212 10 9.5498

75.YIL FEN LİSESİ 5 2 4.5 0 2 -0.53 3 2.254 4 3İLSU ASLANTÜRK 10B 3 1 2.75 3 1 2.754 1 3.75 0 1 -0.25 29.75 200.44213 6 11.5499

AKDENİZ İHL 0 1 -0.25 1 3 0.253 0 33 0 3HUZEYFE ÇİPER 10B 5 0 5 5 0 53 1 2.75 0 2 -0.5 29.5 200.08513 7 11.25500

SAYAÇ MERSİN 1 6 -0.5 5 3 4.252 5 0.756 1 5.75GAMZE ARAR 10A 3 1 2.75 1 2 0.53 1 2.75 0 4 -1 29.5 199.8115 3 14.25501

AKDENİZ İHL 2 6 0.5 1 3 0.251 2 0.57 2 6.5ESAT GÜNAY 10B 3 0 3 2 1 1.756 1 5.75 1 4 0 29.25 199.17812 4 11502

AKDENİZ İHL 2 5 0.75 2 0 22 4 14 2 3.5FURKAN AKKILIÇ 10C 3 2 2.5 4 1 3.753 3 2.25 2 1 1.75 29.25 199.07814 9 11.75503

75.YIL FEN LİSESİ 10 7 8.25 0 0 01 1 0.752 4 1ŞEYMA ARAL 10A 3 2 2.5 5 0 51 5 -0.25 0 3 -0.75 29.5 199.0615 8 13504

ŞHT. K. İHL 8 8 6 3 5 1.752 5 0.755 4 4BETÜL ZELİHA BAŞARAĞA 10B 3 2 2.5 3 1 2.753 5 1.75 2 5 0.75 29.25 198.82812 12 9505

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

12 8 10 5 3 4.256 0 68 1 7.75DEMİR DURUKAN 10Ğ 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 1 29 198.470 0 0506

AKDENİZ İHL 8 9 5.75 2 6 0.52 5 0.753 5 1.75YUSUF SAMİ PAKÖZ 10B 2 3 1.25 4 1 3.753 5 1.75 2 5 0.75 29.25 198.45215 8 13507

AKDENİZ İHL 4 10 1.5 1 6 -0.53 2 2.56 3 5.25YUSUF BİLGÜN 10B 2 1 1.75 4 1 3.753 5 1.75 3 3 2.25 29 198.24513 9 10.75508

AKDENİZ İHL 1 5 -0.25 1 4 05 3 4.254 5 2.75AHMET GEDİK 10D 3 2 2.5 2 3 1.255 2 4.5 2 5 0.75 29 198.1715 7 13.25509

75.YIL FEN LİSESİ 11 12 8 0 0 02 2 1.51 1 0.75ENDER DOĞAN 10B 4 1 3.75 4 1 3.754 4 3 3 4 2 29 198.04510 15 6.25510

AKDENİZ İHL 1 7 -0.75 3 5 1.753 2 2.52 2 1.5HELİN ORHAN 10A 1 4 0 3 1 2.754 4 3 2 3 1.25 29 197.84518 4 17511

AKDENİZ İHL 4 10 1.5 0 4 -13 4 27 2 6.5M.ENES AKTAŞ 10B 3 0 3 5 0 56 2 5.5 0 7 -1.75 28.75 197.66211 12 8512

PROJE İHL 1 4 0 0 1 -0.251 1 0.752 1 1.75E JOEL Ç 10B 4 1 3.75 5 0 55 1 4.75 0 0 0 28.75 197.31214 4 13513

PROJE İHL 8 6 6.5 2 2 1.56 0 64 0 4HASAN ÖZER 10F 2 3 1.25 2 0 22 3 1.25 0 2 -0.5 28.75 197.2889 9 6.75514
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75.YIL FEN LİSESİ 4 6 2.5 4 2 3.51 2 0.56 2 5.5EGEMEN YANIK 10C 3 1 2.75 3 0 32 3 1.25 1 2 0.5 28.5 196.60510 4 9515

AKDENİZ İHL 4 8 2 1 3 0.255 0 53 2 2.5DENİZ BARUT 10B 3 1 2.75 2 0 25 1 4.75 0 1 -0.25 28.25 195.77211 7 9.25516

PROJE İHL 5 4 4 1 4 01 2 0.56 1 5.75ELİF NUR EKİNCİ 10C 2 1 1.75 4 0 42 2 1.5 1 2 0.5 28 194.6412 8 10517

AKDENİZ İHL 3 9 0.75 2 4 13 4 24 4 3POLAT ALEMDAR 10C 0 2 -0.5 2 1 1.753 5 1.75 5 2 4.5 28 194.5916 9 13.75518

AKDENİZ İHL 6 6 4.5 0 7 -1.752 0 24 4 3TAHAAA ÇELİK 1 4 0 5 0 53 5 1.75 4 3 3.25 28 194.56513 11 10.25519

ŞHT. K. İHL 3 7 1.25 1 3 0.251 1 0.753 3 2.25HİLAL B 10A 4 1 3.75 4 0 42 1 1.75 0 0 0 28 194.51515 4 14520

ŞHT. K. İHL 6 5 4.75 1 3 0.252 4 14 4 3NEHİR ALTUN 10C 2 3 1.25 3 1 2.753 1 2.75 0 4 -1 27.75 193.40815 8 13521

AKDENİZ İHL 2 3 1.25 4 4 32 5 0.754 3 3.25HASAN EREN TOPKARA 10B 3 1 2.75 4 1 3.752 6 0.5 2 3 1.25 27.5 193.113 8 11522

AKDENİZ İHL 2 3 1.25 0 1 -0.255 3 4.254 2 3.5FURKAN KAHRAMAN 10D 2 3 1.25 2 3 1.255 2 4.5 2 5 0.75 27.25 192.26812 5 10.75523

AKDENİZ İHL 5 10 2.5 2 5 0.753 5 1.754 5 2.75HÜSEYİN 10C 0 2 -0.5 0 0 03 5 1.75 5 2 4.5 27.25 191.84216 9 13.75524

AKDENİZ İHL 3 8 1 1 0 11 4 06 2 5.5HASAN SEFA UÇAR 10B 3 2 2.5 4 1 3.752 4 1 2 4 1 27 191.38512 3 11.25525

AKDENİZ İHL 5 8 3 2 6 0.53 4 21 6 -0.5CELAL ŞEN 10B 2 3 1.25 4 1 3.753 3 2.25 2 5 0.75 27 190.9116 8 14526

AKDENİZ İHL 5 5 3.75 1 1 0.752 1 1.753 4 2FATİH GÜR 10C 1 2 0.5 0 0 02 6 0.5 5 2 4.5 27 190.9115 7 13.25527

SAYAÇ MERSİN 7 8 5 2 3 1.255 2 4.53 3 2.25YAĞMUR EYLÜL ERTEKİN 10 1 1 0.75 4 1 3.755 2 4.5 1 0 1 26.75 190.8785 5 3.75528

SAYAÇ MERSİN 5 5 3.75 2 4 15 2 4.55 4 4BAYRAM ARDA AYDIN 10B 4 1 3.75 1 4 05 3 4.25 1 5 -0.25 26.75 190.8029 13 5.75529

ŞHT. K. İHL 3 6 1.5 6 1 5.751 5 -0.251 5 -0.25HAVVA KEKLİK 10A 3 0 3 2 2 1.53 1 2.75 3 1 2.75 26.75 190.60212 8 10530

75.YIL FEN LİSESİ 15 9 12.75 2 6 0.56 2 5.58 0 8EREN 10C 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 26.75 190.4780 0 0532

AKDENİZ İHL 2 3 1.25 3 5 1.752 3 1.253 0 3ÖMER FARUK MACİT 10C 1 1 0.75 4 0 43 4 2 2 3 1.25 26.75 190.47814 10 11.5531

AKDENİZ İHL 4 8 2 3 1 2.752 3 1.254 1 3.75ONUR BİLEN 10B 3 2 2.5 4 1 3.752 5 0.75 0 4 -1 26.75 190.45213 8 11533

ŞHT. K. İHL 0 4 -1 4 4 30 0 02 1 1.75AYŞEŞEVVAL ÇETİN 10B 3 2 2.5 5 0 54 3 3.25 1 4 0 26.5 189.79514 8 12534

SAYAÇ MERSİN 2 6 0.5 4 1 3.750 2 -0.53 2 2.5NEHİR KOZEL 10D 1 2 0.5 3 0 34 2 3.5 1 0 1 26.5 189.6213 3 12.25535
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AKDENİZ İHL 2 6 0.5 2 1 1.751 5 -0.255 3 4.25CANSU DURU 10A 1 3 0.25 3 1 2.754 2 3.5 2 2 1.5 26.25 188.78814 8 12536

SAYAÇ ERDEMLİ 0 4 -1 3 1 2.752 3 1.253 1 2.75NİL BALCI 10B 2 0 2 4 0 40 0 0 0 0 0 26 187.85515 3 14.25537

75.YIL FEN LİSESİ 13 1 12.75 4 4 33 2 2.57 2 6.5TURGUT KAANALP 10D 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 26 187.782 3 1.25538

ŞHT. K. İHL 2 8 0 2 6 0.52 2 1.56 2 5.5GÜLER SUDE DOLU 10A 4 1 3.75 4 1 3.753 4 2 3 4 2 25.75 187.64810 13 6.75539

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

0 0 0 3 1 2.752 1 1.757 2 6.5EGEMEN GÖNÜLAÇAR 0 0 0 0 0 04 3 3.25 2 3 1.25 25.75 187.29811 3 10.25540

75.YIL FEN LİSESİ 21 2 20.5 0 0 01 2 0.55 1 4.75EMİR İLBEY HATİPOĞLU 10C 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 25.75 186.2720 0 0541

ŞHT. K. İHL 2 5 0.75 3 3 2.251 5 -0.253 4 2SEDA S R I SARGIN 10A 4 1 3.75 3 2 2.52 5 0.75 1 3 0.25 25.5 186.0415 6 13.5542

AKDENİZ İHL 2 7 0.25 4 3 3.251 3 0.255 3 4.25AYLİN ULUYOL 10A 2 1 1.75 3 1 2.752 3 1.25 1 3 0.25 25.25 185.45813 7 11.25543

AKDENİZ İHL 0 3 -0.75 2 4 12 1 1.753 3 2.25FERAYE AKTEKİN 10A 2 3 1.25 3 2 2.54 2 3.5 1 5 -0.25 25.25 185.28216 8 14544

ŞHT. K. İHL 4 7 2.25 4 2 3.51 2 0.53 1 2.75CEYLİN ÜNVER 10B 0 2 -0.5 1 0 10 4 -1 2 3 1.25 25.25 184.83217 6 15.5545

ŞHT. K. İHL 4 6 2.5 4 4 30 2 -0.52 5 0.75ELİF MACİR 10B 2 3 1.25 3 2 2.53 4 2 2 3 1.25 25 184.27514 7 12.25546

AKDENİZ İHL 4 10 1.5 2 5 0.751 1 0.751 7 -0.75TUĞBA BEKAR 10A 3 2 2.5 1 3 0.254 4 3 1 4 0 24.75 183.06818 5 16.75547

AKDENİZ İHL 2 7 0.25 1 1 0.752 5 0.755 4 4JOUDY FALAİNA 10A 1 3 0.25 3 1 2.754 2 3.5 2 2 1.5 24.5 182.93513 9 10.75548

ASRIN KURS 7 5 5.75 2 3 1.250 1 -0.251 5 -0.25ECRİN GÜDER 10A 4 1 3.75 2 0 22 2 1.5 1 3 0.25 24.5 182.4113 10 10.5549

75.YIL FEN LİSESİ 0 0 0 1 1 0.751 0 15 4 4İNCİ GÜL 10B 3 2 2.5 5 0 52 1 1.75 2 5 0.75 24.25 182.32811 10 8.5550

ŞHT. K. İHL 1 9 -1.25 2 6 0.51 5 -0.255 4 4ELİF GÜZEL 10A 3 2 2.5 4 0 42 3 1.25 2 5 0.75 24.25 182.02815 9 12.75551

SAYAÇ ERDEMLİ 1 3 0.25 1 5 -0.250 4 -14 4 3ALİ KAĞAN BÜYÜKKURT 3 2 2.5 4 0 42 4 1 2 2 1.5 24.25 181.82815 7 13.25552

ŞHT. K. İHL 2 3 1.25 4 1 3.750 3 -0.751 7 -0.75ELANUR BÜTÜN 10B 3 1 2.75 5 0 51 4 0 0 0 0 24.25 181.75215 8 13553

AKDENİZ İHL 4 8 2 2 3 1.252 1 1.753 3 2.25MEHMET NURİKAYA 10C 1 3 0.25 0 0 01 4 0 4 2 3.5 24.25 181.65215 7 13.25554

75.YIL FEN LİSESİ 7 4 6 0 6 -1.54 3 3.257 1 6.75ZZZ UYUYOR 10D 2 2 1.5 4 0 41 1 0.75 3 0 3 23.75 180.8620 0 0555

SAYAÇ ERDEMLİ 5 11 2.25 2 5 0.754 3 3.253 6 1.5ALP TUGAY ÖZÖZER 3 2 2.5 4 1 3.752 5 0.75 1 5 -0.25 23.75 180.31212 11 9.25556
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PROJE İHL 4 6 2.5 3 5 1.750 5 -1.254 3 3.25FEYZANUR ŞAHİN 10C 3 1 2.75 4 1 3.751 5 -0.25 0 2 -0.5 23.75 180.03814 9 11.75557

75.YIL FEN LİSESİ 6 6 4.5 0 1 -0.250 0 03 4 2NİSA BAYSAL 10C 3 2 2.5 3 2 2.52 3 1.25 0 0 0 23.75 179.88814 11 11.25558

MEZİTLİ PROJE
İHL.

3 0 3 5 0 50 5 -1.252 1 1.75NAİMTAHA KOTKAY 10P 0 0 0 0 0 02 0 2 4 3 3.25 23.5 179.3312 9 9.75559

75.YIL FEN LİSESİ 3 4 2 1 4 03 3 2.252 1 1.75ŞEVVAL ŞEKERCİ 10A 2 0 2 1 0 14 2 3.5 0 4 -1 23.5 179.20513 4 12560

ŞHT. K. İHL 4 2 3.5 4 2 3.51 1 0.750 0 0ECRUN SAYĞİLİ 10B 3 2 2.5 4 1 3.751 1 0.75 1 1 0.75 23 177.799 6 7.5561

SAYAÇ ERDEMLİ 1 11 -1.75 3 0 31 1 0.755 0 5ALPEREN ESELİ 10B 3 2 2.5 1 1 0.753 1 2.75 1 3 0.25 22.75 177.25811 6 9.5562

AKDENİZ İHL 3 6 1.5 0 0 00 1 -0.251 3 0.25YUSUF SÜRMELİ 10C 1 4 0 5 0 53 3 2.25 1 5 -0.25 22.5 175.62516 8 14563

SAYAÇ ERDEMLİ 1 4 0 2 4 10 2 -0.54 3 3.25ALİ HAKAN KANDEMİR 10B 2 0 2 4 1 3.755 2 4.5 2 3 1.25 22.25 175.6189 8 7564

ŞHT. K. İHL 0 3 -0.75 0 1 -0.250 1 -0.252 3 1.25BETÜL BAKKAL 0 0 0 4 0 44 4 3 0 4 -1 22.5 175.618 6 16.5565

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

17 4 16 0 0 00 0 07 2 6.5İBRAHİM ÖRSEL 10D 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 22.5 175.5750 0 0566

ŞHT. K. İHL 0 0 0 4 4 31 3 0.254 3 3.25AYŞE NUR ÇOLAK 10A 1 1 0.75 4 0 43 5 1.75 1 2 0.5 22.25 175.44210 5 8.75567

75.YIL FEN LİSESİ 5 4 4 1 1 0.752 2 1.54 2 3.5FATİH TERİM 10D 2 1 1.75 4 0 40 2 -0.5 0 2 -0.5 22.25 175.1428 1 7.75568

75.YIL FEN LİSESİ 4 16 0 2 5 0.752 4 17 1 6.75SAHRA ÖRÜKLÜ 10E 1 4 0 3 2 2.52 6 0.5 0 7 -1.75 22.25 175.06815 10 12.5569

AKDENİZ İHL 4 7 2.25 1 4 01 4 01 7 -0.75ALİ ADA 10C 0 0 0 5 0 55 3 4.25 2 5 0.75 22.25 175.01813 9 10.75570

SAYAÇ MERSİN 5 3 4.25 2 5 0.753 4 22 6 0.5BERSU BERK 10 2 3 1.25 1 4 01 6 -0.5 3 3 2.25 22 173.88514 10 11.5571

AKDENİZ İHL 1 7 -0.75 2 4 12 4 12 4 1İKBAL EFETÜRK 10A 2 2 1.5 4 0 43 4 2 0 0 0 21.75 173.47814 8 12572

ŞHT. K. İHL 0 9 -2.25 2 6 0.50 0 02 5 0.75ELİF KÖYLÜ 10B 3 2 2.5 4 1 3.752 6 0.5 1 5 -0.25 21.75 173.20218 7 16.25573

MEZİTLİ PROJE
İHL.

2 8 0 0 3 -0.751 1 0.750 4 -1OĞUZHAN DEMİR 10P 3 1 2.75 4 1 3.753 2 2.5 4 3 3.25 21.5 172.7212 7 10.25574

ŞHT. K. İHL 1 3 0.25 4 3 3.253 2 2.54 4 3DENİ Z ŞEKER 10B 2 2 1.5 2 2 1.51 3 0.25 0 6 -1.5 21.5 172.64513 9 10.75575

ŞHT. K. İHL 4 2 3.5 0 5 -1.252 1 1.753 6 1.5AYŞE BETÜL ÖZTÜRK 10A 1 4 0 4 1 3.754 3 3.25 0 0 0 21.5 172.49512 12 9576

ŞHT. K. İHL 3 7 1.25 0 5 -1.251 4 03 4 2NERİMAN SÜMBÜL 10A 2 1 1.75 1 4 05 2 4.5 2 3 1.25 21.5 172.4213 4 12577
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PROJE İHL 1 6 -0.5 2 4 11 2 0.51 2 0.5ONUR POLAT 10F 2 1 1.75 4 1 3.751 3 0.25 0 3 -0.75 21.5 172.29516 4 15578

AKDENİZ İHL 1 1 0.75 2 2 1.50 0 01 0 1YUSUF EFE TIRAŞÇI 10C 0 0 0 4 0 43 4 2 1 5 -0.25 20.75 169.92214 9 11.75579

ŞHT. K. İHL 1 11 -1.75 2 5 0.750 7 -1.754 5 2.75AYŞENUR GÜLER 10A 3 0 3 2 0 20 5 -1.25 1 2 0.5 20.5 168.86518 7 16.25580

AKDENİZ İHL 4 6 2.5 0 4 -11 4 01 7 -0.75ÜMEYİR BATUK 10C 0 0 0 4 1 3.755 3 4.25 2 2 1.5 20.25 168.20812 8 10581

AKDENİZ İHL 2 7 0.25 5 2 4.50 2 -0.55 3 4.25FATMA BEYZAYANARDAĞ 10A 0 0 0 1 1 0.752 3 1.25 0 4 -1 19.75 166.69212 7 10.25582

ŞHT. K. İHL 4 6 2.5 3 4 22 4 10 6 -1.5BİLGE ÇOLAK 10B 2 2 1.5 3 0 32 0 2 2 1 1.75 19.5 165.919 7 7.25584

AKDENİZ İHL 4 4 3 0 5 -1.251 4 01 6 -0.5İSMET SADİ ALTAN 10C 0 0 0 5 0 56 2 5.5 2 4 1 19.5 165.9110 13 6.75583

ŞHT. K. İHL 0 7 -1.75 6 1 5.751 1 0.751 3 0.25EMN E U*UN 10B 3 1 2.75 3 0 32 5 0.75 2 2 1.5 19.25 165.5789 11 6.25585

AKDENİZ İHL 2 1 1.75 2 4 12 5 0.751 4 0MİNA NUR ADANUR 10A 0 0 0 1 0 10 1 -0.25 0 0 0 19.5 165.18517 7 15.25586

AKDENİZ İHL 1 6 -0.5 1 3 0.253 4 20 5 -1.25ESRA GÜL MARIK 10A 1 4 0 3 2 2.53 5 1.75 2 1 1.75 19.25 164.80214 5 12.75587

AKDENİZ İHL 1 1 0.75 0 0 01 2 0.51 5 -0.25HÜSEYİN İĞDE 10C 0 0 0 5 0 55 3 4.25 1 4 0 19 164.2211 9 8.75588

ŞHT. K. İHL 3 3 2.25 3 1 2.750 0 01 2 0.5İREM RAMAZAN 10A 2 1 1.75 3 1 2.750 0 0 0 0 0 19 164.04511 8 9589

75.YIL FEN LİSESİ 0 2 -0.5 0 0 00 0 00 0 0EYMEN SA 10A 2 3 1.25 3 2 2.54 4 3 2 5 0.75 19 164.0214 8 12590

ŞHT. K. İHL 4 20 -1 1 7 -0.752 5 0.754 4 3EYLÜL KARABULUT 10B 1 4 0 4 1 3.753 5 1.75 1 6 -0.5 18.75 163.23814 9 11.75591

ŞHT. K. İHL 4 5 2.75 1 3 0.251 0 11 0 1REYYAN GÖÇERİ 10B 2 2 1.5 3 0 31 2 0.5 0 0 0 18.75 163.16210 5 8.75592

AKDENİZ İHL 2 1 1.75 0 0 02 1 1.751 2 0.5EL A POLAT 10A 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 18.5 161.8316 6 14.5593

ŞHT. K. İHL 2 6 0.5 5 1 4.750 0 00 0 0ZEYNEP KÖYLÜ 10B 1 3 0.25 4 1 3.753 5 1.75 2 3 1.25 18 161.1159 13 5.75594

MEZİTLİ PROJE
İHL.

0 4 -1 0 3 -0.751 2 0.50 4 -1ALİ KAYRA 3 0 3 3 0 33 0 3 2 3 1.25 17.5 159.17510 2 9.5595

ŞHT. K. İHL 2 1 1.75 0 0 00 0 00 2 -0.5HAZAN CİLDAM 10B 4 1 3.75 3 2 2.53 5 1.75 1 3 0.25 17 157.38511 14 7.5597

ŞHT. K. İHL 1 3 0.25 1 2 0.50 1 -0.250 3 -0.75İREM SU GEÇER 10B 3 1 2.75 4 1 3.752 0 2 1 5 -0.25 17 157.38511 8 9596

AKDENİZ İHL 2 7 0.25 3 0 31 3 0.254 3 3.25HACER YILMAZ 10A 0 0 0 0 0 01 4 0 0 2 -0.5 17 157.2112 5 10.75598
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AKDENİZ İHL 6 3 5.25 3 1 2.750 2 -0.51 5 -0.25MUSTAFA YENİGÜN 10B 1 1 0.75 3 1 2.751 3 0.25 0 2 -0.5 17 157.1358 6 6.5599

ŞHT. K. İHL 0 10 -2.5 1 6 -0.52 5 0.751 0 1ALEYNA ÜREN 10A 3 2 2.5 2 1 1.750 3 -0.75 0 3 -0.75 17 157.0117 6 15.5600

AKDENİZ İHL 0 0 0 0 0 00 0 01 4 0EFE ARSLAN 10C 1 1 0.75 0 0 03 5 1.75 2 5 0.75 17 156.93516 9 13.75601

AKDENİZ İHL 5 10 2.5 0 4 -10 5 -1.251 6 -0.5SULEF MELİK TİT 10A 2 1 1.75 3 1 2.753 3 2.25 1 4 0 16.75 156.17813 11 10.25602

MEZİTLİ PROJE
İHL.

0 0 0 0 0 00 0 05 3 4.25ABDULLAH ALATTAR 10P 0 0 0 0 0 00 0 0 7 0 7 16 154.4056 5 4.75603

AKDENİZ İHL 0 4 -1 0 0 00 0 00 3 -0.75BURAK K ARISOY 3 2 2.5 3 2 2.56 2 5.5 2 5 0.75 16 154.3310 14 6.5604

MEZİTLİ PROJE
İHL.

3 13 -0.25 3 5 1.751 7 -0.754 3 3.25MAHMOUD ALHATAHTA 1 3 0.25 1 4 06 2 5.5 0 7 -1.75 16 154.10510 8 8605

AKDENİZ İHL 1 5 -0.25 1 2 0.51 5 -0.251 7 -0.75ESMANUR İNAL 10A 3 2 2.5 2 2 1.53 5 1.75 2 4 1 16 153.90511 4 10606

ŞHT. K. İHL 1 5 -0.25 4 1 3.751 2 0.51 4 0RUKİYE NUR DÖLEK 10A 2 3 1.25 2 2 1.51 3 0.25 1 3 0.25 14.75 149.86810 10 7.5607

ŞHT. K. İHL 1 7 -0.75 2 5 0.751 0 13 2 2.5MELİSA HAVUZOĞLU 10A 2 1 1.75 3 1 2.750 2 -0.5 3 1 2.75 14.5 149.3857 11 4.25608

SAYAÇ ERDEMLİ 1 4 0 0 2 -0.52 2 1.52 3 1.25HALİL EMRE ATA 10B 0 2 -0.5 2 2 1.51 4 0 0 4 -1 14.25 147.67814 8 12609

AKDENİZ İHL 3 10 0.5 0 0 01 4 03 4 2DURMUŞ ŞEN 10B 1 4 0 4 1 3.752 5 0.75 2 2 1.5 14 147.428 10 5.5610

AKDENİZ İHL 3 6 1.5 0 0 01 1 0.750 5 -1.25BAHAEDDİN C 10C 1 4 0 4 1 3.753 2 2.5 1 5 -0.25 14 147.1710 12 7611

AKDENİZ İHL 0 5 -1.25 0 0 00 0 00 3 -0.75RAMAZAN AFŞİN 10D 1 3 0.25 1 2 0.56 2 5.5 1 6 -0.5 14 147.1213 11 10.25612

MEZİTLİ PROJE
İHL.

1 5 -0.25 0 1 -0.250 0 01 0 1MOHAMED SHAMDEEN 10P 1 0 1 0 0 01 4 0 7 0 7 13.25 144.9985 1 4.75613

SAYAÇ ERDEMLİ 0 2 -0.5 1 7 -0.755 3 4.251 6 -0.5
MUHAMMED MUSTAFA
YILMAZ

10B 0 0 0 3 2 2.54 4 3 0 0 0 13 144.147 8 5614

AKDENİZ İHL 1 4 0 0 0 02 0 22 0 2MUHAMMET ALİ DAL 10B 2 1 1.75 0 0 01 0 1 0 4 -1 12.75 143.0328 4 7615

75.YIL FEN LİSESİ 5 20 0 1 1 0.752 1 1.752 3 1.25MELİKE DOĞAN 10A 0 0 0 0 0 01 7 -0.75 2 2 1.5 12.5 142.0759 4 8616

AKDENİZ İHL 3 5 1.75 1 3 0.252 2 1.53 3 2.25SUDE DÜNDAR 10A 2 3 1.25 0 0 00 6 -1.5 0 5 -1.25 12 140.2111 13 7.75617

75.YIL FEN LİSESİ 8 17 3.75 1 7 -0.753 5 1.758 1 7.75YAĞIZ YEŞİL 10D 1 4 0 0 5 -1.251 7 -0.75 2 5 0.75 10 134.054 21 -1.25618

AKDENİZ İHL 2 2 1.5 0 7 -1.751 4 00 3 -0.75MERT MERTOĞLU 10C 1 3 0.25 1 2 0.56 1 5.75 0 1 -0.25 9.25 131.1788 16 4619
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SAYAÇ MERSİN 3 2 2.5 3 1 2.750 1 -0.250 0 0LORİN AL 10 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 8 126.894 4 3620

AKDENİZ İHL 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0ZEYNEP BİLEN 10A 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 7.25 124.14210 11 7.25621

YAHYA AKEL FEN
LİSESİ

0 0 0 0 2 -0.50 0 06 2 5.5MEHMET CAN KAYGUSUZ 10F 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 5 117.150 0 0622

AKDENİZ İHL 0 1 -0.25 0 0 00 1 -0.250 2 -0.5ÜBEYTULLA HÇOLAK 10D 1 4 0 2 3 1.251 7 -0.75 1 6 -0.5 2.75 109.0828 17 3.75623

SAYAÇ MERSİN 3 12 0 1 7 -0.750 0 00 5 -1.25MEHMET ARDA DEMİREN 10 1 4 0 0 5 -1.253 5 1.75 3 4 2 2.25 107.5426 17 1.75624

AKDENİZ İHL 0 3 -0.75 1 2 0.50 1 -0.250 4 -1AHMET MERT ARIKAN 10B 1 2 0.5 0 0 03 3 2.25 1 4 0 0.5 101.8653 15 -0.75625

75.YIL FEN LİSESİ 0 0 0 0 0 00 0 00 1 -0.25MEHMET ÖZENİN 10D 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 -0.5 98.310 1 -0.25626

75.YIL FEN LİSESİ 1 4 0 0 0 00 0 00 0 0ENES TUFAN 09B 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 -1.25 95.8380 5 -1.25627

75.YIL FEN LİSESİ 3 18 -1.5 4 1 3.750 8 -22 7 0.25ERDEM KABAK 09D 1 4 0 1 4 02 5 0.75 1 6 -0.5 -4 86.9051 23 -4.75628

SAYAÇ ERDEMLİ 2 14 -1.5 0 3 -0.750 3 -0.750 6 -1.5GİZEM UÇGUN 0 5 -1.25 0 0 01 5 -0.25 2 4 1 -7.5 74.6753 22 -2.5629

3.96 1.94 3.485.39 2.46 4.78 41.73 241.043.58 2.38 2.9814.44 5.99 12.94 9.53 6.69 7.851.52 2.62 0.863.82 2.39 3.22 3.61 0.65 3.442.57 1.61 2.1775.YIL FEN LİSESİ

2.13 2.58 1.482.99 3.51 2.11 26.23 188.631.40 2.55 0.7613.74 7.72 11.81 3.08 5.47 1.711.69 3.19 0.893.99 2.76 3.30 3.09 0.76 2.901.69 1.71 1.27AKDENİZ İHL

2.00 2.50 1.383.50 4.00 2.50 46.00 255.283.00 3.50 2.1317.50 6.50 15.88 11.00 7.50 9.133.00 2.50 2.385.00 1.00 4.75 3.50 0.00 3.504.50 0.50 4.38ASRIN KURS

6.19 1.21 5.897.47 1.44 7.11 67.39 327.755.90 1.70 5.4719.84 3.89 18.86 16.40 5.09 15.132.61 2.98 1.875.99 1.59 5.59 4.47 0.37 4.383.41 1.27 3.09EYÜP AYGAR FEN LİSESİ

0.92 2.42 0.312.75 2.92 2.02 28.04 195.022.17 1.67 1.7512.42 6.08 10.90 2.00 4.92 0.775.08 1.75 4.654.25 1.50 3.88 2.00 1.00 1.752.25 0.92 2.02MEZİTLİ PROJE İHL.

4.12 1.49 3.755.32 2.30 4.75 49.08 265.834.49 2.22 3.9317.78 5.16 16.49 10.08 5.37 8.742.30 2.46 1.694.59 2.27 4.02 3.64 0.60 3.492.67 1.78 2.22PROJE İHL

3.63 2.00 3.134.56 2.88 3.84 33.94 214.843.31 2.69 2.6413.56 7.38 11.72 5.44 6.13 3.911.38 2.25 0.813.63 2.25 3.06 3.13 0.63 2.972.25 1.56 1.86SAYAÇ ERDEMLİ

5.25 2.25 4.697.00 1.25 6.69 54.13 283.246.25 1.25 5.9415.00 6.00 13.50 12.00 5.75 10.562.25 2.50 1.634.50 1.75 4.06 3.50 1.25 3.194.00 0.50 3.88SAYAÇ K.MARAŞ

3.89 2.11 3.374.79 2.71 4.11 40.45 236.783.71 3.03 2.9515.32 6.39 13.72 7.42 6.18 5.881.76 2.66 1.104.61 2.47 3.99 3.08 1.05 2.822.87 1.39 2.52SAYAÇ MERSİN

1.87 2.30 1.303.08 3.01 2.32 33.29 212.523.78 2.71 3.1115.42 6.70 13.74 4.32 5.11 3.041.90 2.51 1.273.59 2.39 3.00 3.46 0.72 3.282.61 1.47 2.24ŞHT. K. İHL

5.82 0.99 5.577.16 1.61 6.76 58.12 296.464.97 1.92 4.4917.48 4.58 16.33 13.88 4.88 12.663.18 2.18 2.644.68 1.97 4.19 3.61 0.53 3.482.38 1.50 2.00YAHYA AKEL FEN LİSESİ
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16.27 5.69 14.85 5.29 2.38 4.692.60 1.52 2.22 3.59 0.63 3.434.45 2.21 3.90 2.22 2.62 1.56 9.55 5.54 8.16 4.06 1.76 3.62 4.03 2.27 3.46 45.91 255.16GENEL ORTALAMA
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